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1 1333 EFE MACİT 7 ­ E 54 0 0 54,00 100,00 10 0 10,00 12 0 12,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 1 1 1

2 284 FATMA ZEHRA KOZA 7 ­ H 54 0 0 54,00 100,00 10 0 10,00 12 0 12,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 1 1 1

3 270 KENAN YİĞİT DEMİ 7 ­ I 54 0 0 54,00 100,00 10 0 10,00 12 0 12,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 1 1 1

4 1337 MUHAMMED ENES ER 7 ­ I 54 0 0 54,00 100,00 10 0 10,00 12 0 12,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 1 1 1

5 1399 HAMZA SELVİ 7 ­ J 54 0 0 54,00 100,00 10 0 10,00 12 0 12,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 1 1 1

6 911 ALİ KEREM KUTLU 7 ­ A 53 1 0 53,00 99,33 10 0 10,00 12 0 12,00 10 0 10,00 8 0 8,00 5 1 5,00 8 0 8,00 6 6 1

7 1245 İZZETTİN ERLEBLE 7 ­ F 53 1 0 53,00 99,25 10 0 10,00 12 0 12,00 10 0 10,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 6 6 1

8 1285 ARAS YENAL MUTLU 7 ­ J 53 1 0 53,00 97,40 9 1 9,00 12 0 12,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 6 6 2

9 638 HALİS ASIM GÖKSU 7 ­ I 53 1 0 53,00 97,33 10 0 10,00 11 1 11,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 6 6 3

10 167 EMİNE SU AYDINCI 7 ­ F 53 1 0 53,00 97,33 10 0 10,00 11 1 11,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 6 6 1

11 1248 ŞÜKRÜ EFE AKGÜMÜ 7 ­ F 52 2 0 52,00 96,67 10 0 10,00 11 1 11,00 10 0 10,00 8 0 8,00 5 1 5,00 8 0 8,00 11 11 3

12 1149 BERAY ALKINOĞLU 7 ­ F 51 3 0 51,00 95,90 9 1 9,00 12 0 12,00 10 0 10,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 21 21 4

13 444 FATMA BETÜL AKTA 7 ­ H 51 3 0 51,00 95,90 10 0 10,00 12 0 12,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 6 2 6,00 21 21 2

14 1361 SÜEDA BETÜL KIRŞ 7 ­ H 50 4 0 50,00 95,08 10 0 10,00 11 1 11,00 10 0 10,00 6 2 6,00 6 0 6,00 7 1 7,00 33 33 3

15 882 HAZAL SOYSAL 7 ­ I 52 2 0 52,00 94,80 9 1 9,00 12 0 12,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 11 11 4

16 1032 MELİS KIRAN 7 ­ I 52 2 0 52,00 94,73 10 0 10,00 11 1 11,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 11 11 4

17 573 YUSUF RAMAZAN YA 7 ­ C 52 2 0 52,00 94,73 10 0 10,00 11 1 11,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 11 11 1

18 336 SENA BAĞ 7 ­ D 52 2 0 52,00 94,73 10 0 10,00 11 1 11,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 11 11 1

19 1239 EMİRHAN KARAKAYA 7 ­ D 52 2 0 52,00 94,67 10 0 10,00 10 2 10,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 11 11 1

20 579 ASLI ZEHRA TOPUZ 7 ­ C 52 2 0 52,00 94,67 10 0 10,00 10 2 10,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 11 11 1

21 266 FEVZİ KAAN GEZE 7 ­ C 52 2 0 52,00 94,67 10 0 10,00 10 2 10,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 11 11 1

22 1140 NİSA SU TİLDEM 7 ­ E 52 2 0 52,00 94,67 10 0 10,00 10 2 10,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 11 11 2

23 1376 AHMET ÇAĞLAR KÜR 7 ­ J 52 2 0 52,00 94,67 10 0 10,00 10 2 10,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 11 11 3

24 405 YALÇIN KURT 7 ­ J 51 3 0 51,00 93,98 9 1 9,00 11 1 11,00 10 0 10,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 21 21 4

25 809 KEREM DAŞDEMİR 7 ­ F 51 3 0 51,00 93,98 10 0 10,00 11 1 11,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 21 21 4
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26 511 METE PERİT ÇETİN 7 ­ D 51 3 0 51,00 93,98 10 0 10,00 11 1 11,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 21 21 3

27 236 EMİR KURTARAN 7 ­ D 51 3 0 51,00 93,98 9 1 9,00 11 1 11,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 7 1 7,00 21 21 3

28 1326 DURU FERAH 7 ­ A 51 3 0 51,00 93,98 10 0 10,00 11 1 11,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 7 1 7,00 21 21 2

29 1174 BİLAL KİRAMİ GÜL 7 ­ C 50 4 0 50,00 93,23 10 0 10,00 11 1 11,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 6 2 6,00 33 33 6

30 886 ALİ EFE HANCI 7 ­ C 51 3 0 51,00 92,13 8 2 8,00 11 1 11,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 21 21 4

31 1038 ŞENGÜL AYSİMA TU 7 ­ C 51 3 0 51,00 92,07 9 1 9,00 10 2 10,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 21 21 4

32 484 ESMA ECRİN ÇALIŞ 7 ­ B 51 3 0 51,00 92,07 10 0 10,00 10 2 10,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 21 21 1

33 1307 MEHMET EREN KALK 7 ­ E 51 3 0 51,00 92,07 9 1 9,00 10 2 10,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 21 21 3

34 1323 MAHMUT DİŞLİ 7 ­ I 51 3 0 51,00 92,07 9 1 9,00 10 2 10,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 21 21 6

35 1432 İBRAHİM POLAT 7 ­ C 48 6 0 48,00 91,67 10 0 10,00 10 2 10,00 10 0 10,00 7 1 7,00 6 0 6,00 5 3 5,00 50 50 7

36 1259 ZEYNEP SENA OLMA 7 ­ E 50 4 0 50,00 91,45 9 1 9,00 12 0 12,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 33 33 4

37 1409 YUSUF ASLAN 7 ­ D 50 4 0 50,00 91,38 9 1 9,00 11 1 11,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 7 1 7,00 33 33 5

38 1280 MERVE SEZER 7 ­ A 50 4 0 50,00 91,38 10 0 10,00 11 1 11,00 8 2 8,00 8 0 8,00 6 0 6,00 7 1 7,00 33 33 3

39 1131 HAZAL ÇATALKAYA 7 ­ F 50 4 0 50,00 91,38 10 0 10,00 11 1 11,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 33 33 6

40 1308 KAĞAN KIZILAY 7 ­ G 50 4 0 50,00 91,32 9 1 9,00 10 2 10,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 7 1 7,00 33 33 1

41 1044 ASYA CEYLİN GÖZ 7 ­ H 50 4 0 50,00 91,32 10 0 10,00 10 2 10,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 33 33 3

42 1182 MEHMET AKİF YOZC 7 ­ J 49 5 0 49,00 90,70 9 1 9,00 12 0 12,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 43 43 5

43 243 İREM SU ÇETİN 7 ­ E 49 5 0 49,00 90,57 9 1 9,00 10 2 10,00 10 0 10,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 43 43 5

44 280 BUĞLEM CEYLİN KI 7 ­ H 48 6 0 48,00 89,82 9 1 9,00 10 2 10,00 10 0 10,00 7 1 7,00 6 0 6,00 6 2 6,00 50 50 6

45 448 YAĞIZ YUSUF BÜYÜ 7 ­ F 50 4 0 50,00 89,47 8 2 8,00 10 2 10,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 33 33 6

46 1276 LEYLA SENA EKİCİ 7 ­ I 50 4 0 50,00 89,40 10 0 10,00 9 3 9,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 33 33 7

47 1257 ZEYNEP ALTIPARMA 7 ­ J 49 5 0 49,00 88,72 8 2 8,00 10 2 10,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 7 1 7,00 43 43 5

48 2002 ZEYNEP ZİNNUR DU 7 ­ H 49 5 0 49,00 88,58 10 0 10,00 8 4 8,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 7 1 7,00 43 43 5

49 1523 EMİN EFE ÖZDAMAR 7 ­ G 46 8 0 46,00 88,47 8 2 8,00 11 1 11,00 10 0 10,00 7 1 7,00 5 1 5,00 5 3 5,00 79 79 4

50 1136 KERİM EMİN ÇAĞLI 7 ­ H 48 6 0 48,00 87,97 9 1 9,00 10 2 10,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 50 50 6
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51 1329 FURKAN ÇERTEL 7 ­ F 48 6 0 48,00 87,97 8 2 8,00 10 2 10,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 6 2 6,00 50 50 8

52 1325 MEHMET EFE UZUN 7 ­ H 48 6 0 48,00 87,90 9 1 9,00 9 3 9,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 6 2 6,00 50 50 6

53 223 NİSANUR ÖZÇAM 7 ­ F 48 6 0 48,00 87,83 10 0 10,00 8 4 8,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 6 2 6,00 50 50 8

54 1332 EREN KEKEÇ 7 ­ E 47 6 1 47,00 87,37 7 3 7,00 11 1 11,00 10 0 10,00 7 1 7,00 5 0 5,00 7 1 7,00 66 66 8

55 1338 AHMET HAKAN ÇETİ 7 ­ J 47 7 0 47,00 87,15 9 1 9,00 9 3 9,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 5 3 5,00 66 66 10

56 530 CEYLİN KAYA 7 ­ B 49 5 0 49,00 86,80 9 1 9,00 9 3 9,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 43 43 2

57 941 AYBARS ŞAHİNER 7 ­ J 49 5 0 49,00 86,80 8 2 8,00 9 3 9,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 43 43 5

58 994 ASYA ERVA VARIŞ 7 ­ E 49 5 0 49,00 86,73 10 0 10,00 8 4 8,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 43 43 5

59 1094 ALİ METE AYDIN 7 ­ G 46 8 0 46,00 86,40 9 1 9,00 9 3 9,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 4 4 4,00 79 79 4

60 1327 EYLÜL GÖNÜL ARSL 7 ­ I 48 6 0 48,00 86,27 9 1 9,00 11 1 11,00 7 3 7,00 8 0 8,00 5 1 5,00 8 0 8,00 50 50 8

61 922 NURCAN ACAR 7 ­ J 48 6 0 48,00 86,12 9 1 9,00 10 2 10,00 8 2 8,00 8 0 8,00 6 0 6,00 7 1 7,00 50 50 8

62 1121 NECATİ ÇÖLKUŞU 7 ­ E 48 6 0 48,00 86,12 9 1 9,00 10 2 10,00 8 2 8,00 8 0 8,00 6 0 6,00 7 1 7,00 50 50 7

63 993 EMİR ALİ EFE 7 ­ B 48 6 0 48,00 86,05 9 1 9,00 9 3 9,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 50 50 3

64 226 ÖMER KAĞAN KARAK 7 ­ I 48 6 0 48,00 85,98 9 1 9,00 8 4 8,00 10 0 10,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 50 50 8

65 240 ECRİN ELMALI 7 ­ C 48 6 0 48,00 85,92 10 0 10,00 7 5 7,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 7 1 7,00 50 50 7

66 1180 MEHMET ERDOĞAN 7 ­ H 48 6 0 48,00 85,92 10 0 10,00 7 5 7,00 10 0 10,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 50 50 6

67 1089 KÜBRA NİŞANCI 7 ­ E 47 7 0 47,00 85,30 9 1 9,00 9 3 9,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 66 66 8

68 290 ECRİN ÖZDEMİR 7 ­ A 47 7 0 47,00 85,30 9 1 9,00 9 3 9,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 6 2 6,00 66 66 4

69 1187 MUSTAFA BERKAY Ö 7 ­ J 47 7 0 47,00 85,30 8 2 8,00 9 3 9,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 6 2 6,00 66 66 10

70 247 YASİN KILIÇ 7 ­ C 48 6 0 48,00 84,27 8 2 8,00 10 2 10,00 8 2 8,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 50 50 7

71 1270 ZEYNEP BADE DALK 7 ­ G 48 6 0 48,00 84,13 9 1 9,00 8 4 8,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 50 50 2

72 416 RÜZGAR BALCIOĞLU 7 ­ D 45 9 0 45,00 84,02 9 1 9,00 11 1 11,00 7 3 7,00 7 1 7,00 5 1 5,00 6 2 6,00 88 88 8

73 1403 KÜBRA AKAR 7 ­ J 48 6 0 48,00 84,00 10 0 10,00 6 6 6,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 50 50 8

74 1444 YİĞİT AKİF ÖZBEK 7 ­ H 45 9 0 45,00 83,80 9 1 9,00 9 3 9,00 9 1 9,00 6 2 6,00 6 0 6,00 6 2 6,00 88 88 12

75 898 REYHAN KIZIL 7 ­ E 45 9 0 45,00 83,80 9 1 9,00 9 3 9,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 5 3 5,00 88 88 11
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76 288 ELİF İKRA DEMİR 7 ­ H 45 9 0 45,00 83,73 10 0 10,00 8 4 8,00 9 1 9,00 6 2 6,00 6 0 6,00 6 2 6,00 88 88 12

77 1509 ELİF KOÇAK 7 ­ I 47 6 1 47,00 83,60 10 0 10,00 10 2 10,00 6 3 6,00 8 0 8,00 5 1 5,00 8 0 8,00 66 66 10

78 748 GÜLSENA DEMİRKOL 7 ­ C 47 7 0 47,00 83,38 9 1 9,00 8 4 8,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 7 1 7,00 66 66 10

79 2001 YAHYA SAMİ ARIKA 7 ­ A 47 6 1 47,00 83,38 9 1 9,00 8 3 8,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 66 66 4

80 1522 BERİL ESİLA KULE 7 ­ G 47 6 1 47,00 83,38 10 0 10,00 8 3 8,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 66 66 3

81 272 ZEYNEP BUĞLEM AK 7 ­ H 47 7 0 47,00 83,32 10 0 10,00 7 5 7,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 7 1 7,00 66 66 10

82 365 METİN TOPRAK 7 ­ B 47 7 0 47,00 83,32 9 1 9,00 7 5 7,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 7 1 7,00 66 66 4

83 1331 FURKAN DUMAN 7 ­ I 44 10 0 44,00 83,12 9 1 9,00 10 2 10,00 8 2 8,00 8 0 8,00 6 0 6,00 3 5 3,00 103 103 11

84 565 DEMİRHAN UZUNBAY 7 ­ E 46 8 0 46,00 82,83 6 4 6,00 11 1 11,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 79 79 10

85 400 ELİFSU DUMAN 7 ­ C 46 8 0 46,00 82,77 9 1 9,00 10 2 10,00 7 3 7,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 79 79 11

86 840 MELİH ATAKAN AFŞ 7 ­ D 46 8 0 46,00 82,70 8 2 8,00 9 3 9,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 6 2 6,00 79 79 6

87 418 AZRA TUANNA KILI 7 ­ F 46 8 0 46,00 82,50 10 0 10,00 6 6 6,00 10 0 10,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 79 79 11

88 747 GALİP EMRE AKYÜR 7 ­ C 45 9 0 45,00 82,02 8 2 8,00 10 2 10,00 8 2 8,00 8 0 8,00 6 0 6,00 5 3 5,00 88 88 12

89 299 ESMA GÖRGÜLÜ 7 ­ D 45 8 1 45,00 81,95 9 1 9,00 9 2 9,00 8 2 8,00 6 2 6,00 6 0 6,00 7 1 7,00 88 88 8

90 298 ELİF BEYZA ARSLA 7 ­ G 45 7 2 45,00 81,88 10 0 10,00 8 3 8,00 8 1 8,00 8 0 8,00 6 0 6,00 5 3 5,00 88 88 6

91 1433 MESUDE KOÇAK 7 ­ D 45 9 0 45,00 81,82 10 0 10,00 7 5 7,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 5 3 5,00 88 88 8

92 644 MEHMET KALA 7 ­ F 47 7 0 47,00 81,53 10 0 10,00 8 4 8,00 7 3 7,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 66 66 10

93 1061 HÜMEYRA ÇAKIR 7 ­ A 47 6 1 47,00 81,47 10 0 10,00 7 4 7,00 8 2 8,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 66 66 4

94 1449 EMİR BERKE SAĞOL 7 ­ D 44 10 0 44,00 81,42 8 2 8,00 11 1 11,00 7 3 7,00 6 2 6,00 5 1 5,00 7 1 7,00 103 103 13

95 697 ÖMER AKKAYA 7 ­ G 44 10 0 44,00 81,22 8 2 8,00 8 4 8,00 10 0 10,00 8 0 8,00 5 1 5,00 5 3 5,00 103 103 8

96 407 KAAN EFE VURAL 7 ­ C 41 12 1 41,00 81,18 9 1 9,00 11 1 11,00 7 3 7,00 8 0 8,00 3 3 3,00 3 4 3,00 135 135 15

97 1133 UMUT BEKİR AĞCA 7 ­ D 46 8 0 46,00 80,85 8 2 8,00 9 3 9,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 79 79 6

98 1118 ÖMER BAYBURT 7 ­ F 46 7 1 46,00 80,72 10 0 10,00 7 4 7,00 8 2 8,00 8 0 8,00 6 0 6,00 7 1 7,00 79 79 11

99 279 FATİH YEŞİLKAYA 7 ­ H 46 8 0 46,00 80,72 10 0 10,00 7 5 7,00 8 2 8,00 8 0 8,00 6 0 6,00 7 1 7,00 79 79 11

100 1161 ECRİN ŞAHİN 7 ­ H 45 9 0 45,00 80,10 9 1 9,00 9 3 9,00 7 3 7,00 8 0 8,00 6 0 6,00 6 2 6,00 88 88 12
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101 354 ELA KAHRAMAN 7 ­ G 45 9 0 45,00 80,03 10 0 10,00 8 4 8,00 7 3 7,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 88 88 6

102 1411 SALİH EKİNCİ 7 ­ A 45 9 0 45,00 80,03 9 1 9,00 8 4 8,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 88 88 7

103 811 CEREN KORKUSUZ 7 ­ E 44 10 0 44,00 79,48 6 4 6,00 11 1 11,00 8 2 8,00 6 2 6,00 6 0 6,00 7 1 7,00 103 103 12

104 1189 MURAT EFE KARAMA 7 ­ G 39 15 0 39,00 79,47 8 2 8,00 9 3 9,00 10 0 10,00 7 1 7,00 4 2 4,00 1 7 1,00 154 154 15

105 589 DURU ÇIKLAATLI 7 ­ C 41 13 0 41,00 79,05 9 1 9,00 8 4 8,00 9 1 9,00 6 2 6,00 4 2 4,00 5 3 5,00 135 135 15

106 1085 ELANUR BEBEK 7 ­ G 43 11 0 43,00 78,47 9 1 9,00 7 5 7,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 5 3 5,00 118 118 11

107 1244 EMİNE ECRİN GÖNE 7 ­ F 43 11 0 43,00 78,47 8 2 8,00 7 5 7,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 4 4 4,00 118 118 15

108 2010 EYLÜL SİMA DEMİR 7 ­ D 45 8 1 45,00 78,18 9 1 9,00 8 4 8,00 7 2 7,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 88 88 8

109 1119 AYŞE ATAY 7 ­ D 45 9 0 45,00 78,12 9 1 9,00 7 5 7,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 88 88 8

110 1171 TÜRKAN ASYA BAĞÇ 7 ­ C 45 9 0 45,00 78,12 9 1 9,00 7 5 7,00 8 2 8,00 8 0 8,00 6 0 6,00 7 1 7,00 88 88 12

111 348 EMİR ÇAKMAK 7 ­ G 44 10 0 44,00 77,50 8 2 8,00 9 3 9,00 7 3 7,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 103 103 8

112 1435 NİHLE NAZ KOYUNC 7 ­ F 44 10 0 44,00 77,45 10 0 10,00 7 5 7,00 7 3 7,00 7 1 7,00 5 1 5,00 8 0 8,00 103 103 13

113 409 HASAN YALÇINKAYA 7 ­ E 44 10 0 44,00 77,43 7 3 7,00 8 4 8,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 103 103 12

114 968 EBRAR SUDE YEMİŞ 7 ­ G 44 10 0 44,00 77,43 8 2 8,00 8 4 8,00 8 2 8,00 8 0 8,00 6 0 6,00 6 2 6,00 103 103 8

115 1126 CEREN NİSA GEDİK 7 ­ J 44 10 0 44,00 77,43 9 1 9,00 8 4 8,00 7 3 7,00 8 0 8,00 6 0 6,00 6 2 6,00 103 103 13

116 1060 SALİH GÜLHAN 7 ­ F 44 10 0 44,00 77,30 9 1 9,00 6 6 6,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 6 2 6,00 103 103 13

117 1319 ZİYA YÜKSEKKAYA 7 ­ H 44 10 0 44,00 77,23 9 1 9,00 5 7 5,00 10 0 10,00 6 2 6,00 6 0 6,00 8 0 8,00 103 103 15

118 1226 MELİS DURU ÖZBEK 7 ­ B 41 13 0 41,00 77,18 8 2 8,00 9 3 9,00 8 2 8,00 7 1 7,00 5 1 5,00 4 4 4,00 135 135 7

119 209 ELİF ALTIPARMAK 7 ­ J 43 11 0 43,00 77,03 6 4 6,00 12 0 12,00 6 4 6,00 7 1 7,00 5 1 5,00 7 1 7,00 118 118 14

120 712 YAĞMUR KOÇYİĞİT 7 ­ J 45 9 0 45,00 76,20 9 1 9,00 6 6 6,00 8 2 8,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 88 88 12

121 602 NECİP FAZIL ÇETİ 7 ­ J 42 12 0 42,00 76,17 6 4 6,00 9 3 9,00 9 1 9,00 7 1 7,00 4 2 4,00 7 1 7,00 125 125 16

122 1151 ALİ KOCABAY 7 ­ A 42 12 0 42,00 76,02 8 2 8,00 8 4 8,00 8 2 8,00 6 2 6,00 5 1 5,00 7 1 7,00 125 125 10

123 798 NİDA ÇETİNKAYA 7 ­ B 42 11 1 42,00 75,97 10 0 10,00 6 6 6,00 8 2 8,00 8 0 8,00 4 1 4,00 6 2 6,00 125 125 6

124 343 MERVE DİJAN KILI 7 ­ D 42 12 0 42,00 75,80 9 1 9,00 6 6 6,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 4 4 4,00 125 125 15

125 1108 YASİN EMİRHAN DU 7 ­ F 42 12 0 42,00 75,80 9 1 9,00 6 6 6,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 5 3 5,00 125 125 16



EĞİTİM YILI : 2023 ­ 2024

SINAV : 10 ­ 7. SINIF KDS 2

SINAV TARİHİ : 13.10.2023

SIRALAMA TÜRÜ : Puan

SAYFA NO : 6

Datasis Yazılım Donanım İletişim Yayıncılık Eğitim ve Sınav Hiz. Ltd. Sti. Maltepe / İstanbul 0216 577 26 27

757381 ­ EMEKLİ ÖĞRETMEN RAMAZAN BÜYÜKKILIÇ ORTAOKULU
KURUM SIRALI LİSTE

S.N. ÖĞR.NO ADI SOYADI SINIF D Y B N PUAN
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ VE YABANCI DİL Sıralamalar

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N GNL KRM SNF

126 1413 ÖYKÜ CELİKAN 7 ­ D 44 10 0 44,00 75,60 7 3 7,00 7 5 7,00 9 1 9,00 8 0 8,00 5 1 5,00 8 0 8,00 103 103 13

127 816 FULYA ALMACI 7 ­ E 44 10 0 44,00 75,58 9 1 9,00 8 4 8,00 6 4 6,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 103 103 12

128 1401 NİDA NUR KARASU 7 ­ D 39 14 1 39,00 75,55 9 1 9,00 7 4 7,00 9 1 9,00 5 3 5,00 5 1 5,00 4 4 4,00 154 154 19

129 1339 AZRA ZEYNEB AYAN 7 ­ A 44 10 0 44,00 75,52 8 2 8,00 7 5 7,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 103 103 8

130 1417 ALİ ORAL 7 ­ C 44 10 0 44,00 75,45 8 2 8,00 6 6 6,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 7 1 7,00 103 103 14

131 1141 HASAN YALVAÇ 7 ­ I 43 11 0 43,00 74,90 7 3 7,00 9 3 9,00 7 3 7,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 118 118 12

132 158 EREN GÜNER 7 ­ A 43 11 0 43,00 74,77 9 1 9,00 7 5 7,00 7 3 7,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 118 118 9

133 1129 EYMEN ALKAN 7 ­ B 43 11 0 43,00 74,70 9 1 9,00 6 6 6,00 8 2 8,00 6 2 6,00 6 0 6,00 8 0 8,00 118 118 5

134 308 ECRİN TAŞ 7 ­ H 42 11 1 42,00 74,02 8 2 8,00 7 5 7,00 8 2 8,00 8 0 8,00 6 0 6,00 5 2 5,00 125 125 16

135 441 YILDIRIM GÖKKAYA 7 ­ E 42 12 0 42,00 73,95 8 2 8,00 6 6 6,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 6 2 6,00 125 125 15

136 597 İREM KARAER 7 ­ C 39 15 0 39,00 73,77 9 1 9,00 8 4 8,00 7 3 7,00 7 1 7,00 5 1 5,00 3 5 3,00 154 154 18

137 1336 BUĞLEM DİNÇER 7 ­ J 41 13 0 41,00 73,37 8 2 8,00 6 6 6,00 9 1 9,00 8 0 8,00 4 2 4,00 6 2 6,00 135 135 17

138 1316 MAHİR YUSUF ERKA 7 ­ E 41 13 0 41,00 73,27 7 3 7,00 7 5 7,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 4 4 4,00 135 135 16

139 997 MEHMET ARSLAN TA 7 ­ F 41 13 0 41,00 73,27 9 1 9,00 7 5 7,00 7 3 7,00 7 1 7,00 6 0 6,00 5 3 5,00 135 135 18

140 1153 BÜNYAMİN DEMİR 7 ­ A 38 16 0 38,00 73,18 8 2 8,00 8 4 8,00 8 2 8,00 7 1 7,00 3 3 3,00 4 4 4,00 170 170 13

141 454 NİSA YILDIZ 7 ­ G 38 15 1 38,00 72,80 10 0 10,00 6 5 6,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 1 7 1,00 170 170 18

142 1512 FATMA ZEHRA YILD 7 ­ D 40 14 0 40,00 72,45 8 2 8,00 6 6 6,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 4 4 4,00 148 148 17

143 1157 DÖNE ADA BAHADIR 7 ­ F 42 12 0 42,00 72,23 9 1 9,00 8 4 8,00 5 5 5,00 8 0 8,00 6 0 6,00 6 2 6,00 125 125 16

144 1315 MERYEM EBRAR YIL 7 ­ D 42 11 1 42,00 72,17 7 3 7,00 7 4 7,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 125 125 15

145 1612 IRMAK CEREN GÜRE 7 ­ I 42 11 1 42,00 72,10 7 3 7,00 6 5 6,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 125 125 13

146 1067 ZEYNEP DIRNAK 7 ­ G 41 13 0 41,00 71,35 9 1 9,00 6 6 6,00 7 3 7,00 6 2 6,00 6 0 6,00 7 1 7,00 135 135 12

147 1278 ZEYNEP ASYA ODAB 7 ­ E 41 13 0 41,00 71,30 10 0 10,00 4 8 4,00 8 2 8,00 7 1 7,00 5 1 5,00 7 1 7,00 135 135 16

148 578 EFE TUNA ARICI 7 ­ B 41 13 0 41,00 71,30 9 1 9,00 4 8 4,00 9 1 9,00 7 1 7,00 5 1 5,00 7 1 7,00 135 135 7

149 1117 PEMBEGÜL GÜNEŞ 7 ­ B 41 13 0 41,00 71,22 9 1 9,00 4 8 4,00 9 1 9,00 6 2 6,00 6 0 6,00 7 1 7,00 135 135 7

150 294 SEBİLE DOĞAN 7 ­ G 41 13 0 41,00 71,22 9 1 9,00 4 8 4,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 6 2 6,00 135 135 12
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151 1068 BATUHAN BULUT 7 ­ I 38 15 1 38,00 71,10 9 1 9,00 7 4 7,00 7 3 7,00 6 2 6,00 5 1 5,00 4 4 4,00 170 170 16

152 1080 MARYAM QUSAY SUB 7 ­ J 40 13 1 40,00 70,88 7 3 7,00 9 3 9,00 6 3 6,00 5 3 5,00 5 1 5,00 8 0 8,00 148 148 18

153 1066 AHMET SAFA DIRNA 7 ­ J 43 10 1 43,00 70,87 9 1 9,00 4 7 4,00 8 2 8,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 118 118 14

154 1324 ALİ BOZ 7 ­ G 40 14 0 40,00 70,75 10 0 10,00 7 5 7,00 5 5 5,00 8 0 8,00 5 1 5,00 5 3 5,00 148 148 14

155 772 MERT DEĞİRMENCİ 7 ­ J 37 15 2 37,00 70,57 7 2 7,00 9 3 9,00 7 3 7,00 6 2 6,00 4 1 4,00 4 4 4,00 183 183 22

156 577 NİSA KARADEMİR 7 ­ H 40 14 0 40,00 70,53 8 2 8,00 5 7 5,00 9 1 9,00 6 2 6,00 6 0 6,00 6 2 6,00 148 148 17

157 1011 YUSUF EMRE ÇETİN 7 ­ J 37 17 0 37,00 70,30 8 2 8,00 5 7 5,00 10 0 10,00 5 3 5,00 4 2 4,00 5 3 5,00 183 183 22

158 1076 HASİBE NEBİOĞLU 7 ­ I 39 11 4 39,00 70,08 8 2 8,00 7 5 7,00 7 2 7,00 7 1 7,00 4 1 4,00 6 0 6,00 154 154 14

159 727 EYMEN ÇOBANOĞLU 7 ­ A 39 15 0 39,00 70,05 6 4 6,00 9 3 9,00 7 3 7,00 7 1 7,00 6 0 6,00 4 4 4,00 154 154 12

160 471 IRMAK ERDAĞ 7 ­ J 39 15 0 39,00 70,00 9 1 9,00 7 5 7,00 6 4 6,00 6 2 6,00 5 1 5,00 6 2 6,00 154 154 19

161 430 HAŞİM YAMUR 7 ­ D 39 15 0 39,00 69,92 7 3 7,00 7 5 7,00 8 2 8,00 8 0 8,00 6 0 6,00 3 5 3,00 154 154 19

162 215 SÜMEYRA TUBA BAY 7 ­ H 39 15 0 39,00 69,80 8 2 8,00 4 8 4,00 10 0 10,00 7 1 7,00 5 1 5,00 5 3 5,00 154 154 18

163 1166 EGEMEN ÇAĞDAŞ AY 7 ­ I 36 18 0 36,00 69,68 8 2 8,00 7 5 7,00 8 2 8,00 5 3 5,00 4 2 4,00 4 4 4,00 195 195 17

164 273 NEVANUR OZAR 7 ­ C 41 12 1 41,00 69,58 8 2 8,00 6 5 6,00 7 3 7,00 8 0 8,00 5 1 5,00 7 1 7,00 135 135 15

165 1340 BERKAY BULDUK 7 ­ E 41 13 0 41,00 69,57 8 2 8,00 7 5 7,00 6 4 6,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 135 135 16

166 1056 BERKEHAN KAÇMAZ 7 ­ F 38 15 1 38,00 69,38 7 3 7,00 9 3 9,00 6 3 6,00 6 2 6,00 5 1 5,00 5 3 5,00 170 170 19

167 1041 TUSEM GÜL 7 ­ C 38 16 0 38,00 69,30 9 1 9,00 9 3 9,00 4 6 4,00 7 1 7,00 6 0 6,00 3 5 3,00 170 170 20

168 1026 ASLI SEVEN 7 ­ D 40 13 1 40,00 68,83 7 3 7,00 6 5 6,00 8 2 8,00 7 1 7,00 5 1 5,00 7 1 7,00 148 148 17

169 1145 ZEYNEP DİLŞAD DA 7 ­ A 40 14 0 40,00 68,62 7 3 7,00 4 8 4,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 5 3 5,00 148 148 11

170 1098 RAMAZAN ASLAN 7 ­ H 37 16 1 37,00 68,50 8 2 8,00 7 4 7,00 7 3 7,00 7 1 7,00 5 1 5,00 3 5 3,00 183 183 19

171 249 ŞABAN FURKAN ARI 7 ­ G 37 17 0 37,00 68,37 10 0 10,00 5 7 5,00 7 3 7,00 8 0 8,00 5 1 5,00 2 6 2,00 183 183 20

172 946 AHMET GÜVEN 7 ­ A 36 18 0 36,00 68,25 2 8 2,00 12 0 12,00 8 2 8,00 6 2 6,00 3 3 3,00 5 3 5,00 195 195 16

173 483 BEDİRHAN ŞERVANL 7 ­ I 39 15 0 39,00 68,22 7 3 7,00 8 4 8,00 6 4 6,00 7 1 7,00 5 1 5,00 6 2 6,00 154 154 14

174 219 HİLAL ZOROĞLU 7 ­ C 39 14 1 39,00 68,08 8 2 8,00 6 5 6,00 7 3 7,00 7 1 7,00 5 1 5,00 6 2 6,00 154 154 18

175 1289 NEHİR KOCADAĞ 7 ­ B 39 12 3 39,00 68,07 7 3 7,00 7 4 7,00 7 2 7,00 7 1 7,00 6 0 6,00 5 2 5,00 154 154 10
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176 1365 YASİN YILDIRIM 7 ­ G 39 15 0 39,00 67,80 9 1 9,00 3 9 3,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 5 3 5,00 154 154 15

177 517 FUNDA İREM GÖKDE 7 ­ I 36 18 0 36,00 67,77 8 2 8,00 6 6 6,00 8 2 8,00 6 2 6,00 4 2 4,00 4 4 4,00 195 195 17

178 231 EMİRHAN COŞKUN 7 ­ I 36 18 0 36,00 67,77 7 3 7,00 6 6 6,00 9 1 9,00 7 1 7,00 4 2 4,00 3 5 3,00 195 195 17

179 1206 SAFİYE USLU 7 ­ G 36 18 0 36,00 67,57 9 1 9,00 3 9 3,00 10 0 10,00 5 3 5,00 4 2 4,00 5 3 5,00 195 195 21

180 1200 MEHMET ARDA ÇEVİ 7 ­ G 38 16 0 38,00 67,33 7 3 7,00 6 6 6,00 8 2 8,00 6 2 6,00 5 1 5,00 6 2 6,00 170 170 18

181 586 ABDÜL KERİM ÖKSÜ 7 ­ G 35 17 2 35,00 66,87 10 0 10,00 5 5 5,00 7 3 7,00 6 2 6,00 5 1 5,00 2 6 2,00 208 208 23

182 683 MEHMET EREN ÖZER 7 ­ H 37 17 0 37,00 66,37 9 1 9,00 4 8 4,00 8 2 8,00 5 3 5,00 6 0 6,00 5 3 5,00 183 183 19

183 1534 YUSUF KAAN DEMİR 7 ­ D 39 15 0 39,00 66,23 7 3 7,00 6 6 6,00 7 3 7,00 7 1 7,00 5 1 5,00 7 1 7,00 154 154 19

184 1082 ABDULKADİR SAYIL 7 ­ D 34 20 0 34,00 66,20 8 2 8,00 5 7 5,00 9 1 9,00 7 1 7,00 4 2 4,00 1 7 1,00 216 216 25

185 1269 CEREN EKİNCİ 7 ­ G 39 14 1 39,00 66,10 9 1 9,00 4 7 4,00 7 3 7,00 8 0 8,00 5 1 5,00 6 2 6,00 154 154 15

186 835 ZEYNEP AFRA KÖKS 7 ­ J 39 14 1 39,00 66,02 8 2 8,00 4 7 4,00 8 2 8,00 6 2 6,00 6 0 6,00 7 1 7,00 154 154 19

187 790 SELİM TOPÇU 7 ­ G 36 18 0 36,00 65,83 7 3 7,00 6 6 6,00 8 2 8,00 6 2 6,00 5 1 5,00 4 4 4,00 195 195 21

188 856 ZEKİYE EMRE 7 ­ E 38 16 0 38,00 65,55 8 2 8,00 7 5 7,00 5 5 5,00 6 2 6,00 5 1 5,00 7 1 7,00 170 170 20

189 1400 ADEM FURKAN PEKE 7 ­ F 38 16 0 38,00 65,48 6 4 6,00 6 6 6,00 8 2 8,00 7 1 7,00 5 1 5,00 6 2 6,00 170 170 19

190 1334 ECRİN SÖNMEZ 7 ­ C 38 15 1 38,00 65,35 9 1 9,00 4 7 4,00 7 3 7,00 7 1 7,00 5 1 5,00 6 2 6,00 170 170 20

191 1192 MUHAMMET EMİN AT 7 ­ E 32 22 0 32,00 64,82 5 5 5,00 8 4 8,00 9 1 9,00 3 5 3,00 5 1 5,00 2 6 2,00 234 234 26

192 1287 GİZEM SU YILMAZ 7 ­ A 37 15 2 37,00 64,80 5 4 5,00 7 4 7,00 8 2 8,00 5 3 5,00 5 1 5,00 7 1 7,00 183 183 14

193 1238 UMUT CAN GENÇER 7 ­ D 32 20 2 32,00 64,75 9 1 9,00 7 5 7,00 6 4 6,00 4 4 4,00 5 1 5,00 1 5 1,00 234 234 29

194 902 YAĞMUR METE 7 ­ D 37 15 2 37,00 64,58 7 3 7,00 5 6 5,00 8 2 8,00 6 2 6,00 6 0 6,00 5 2 5,00 183 183 22

195 274 ARDA YİĞİT NARTE 7 ­ E 39 15 0 39,00 64,45 6 4 6,00 7 5 7,00 6 4 6,00 8 0 8,00 5 1 5,00 7 1 7,00 154 154 19

196 1172 FATMA EYLÜL TİRE 7 ­ J 36 15 3 36,00 64,00 9 1 9,00 5 6 5,00 6 3 6,00 6 2 6,00 4 1 4,00 6 2 6,00 195 195 24

197 301 BUĞLEM TAŞ 7 ­ H 36 18 0 36,00 63,90 7 3 7,00 6 6 6,00 7 3 7,00 7 1 7,00 6 0 6,00 3 5 3,00 195 195 23

198 1059 EMİR ŞAHİN SAYIC 7 ­ B 38 16 0 38,00 63,63 7 3 7,00 6 6 6,00 6 4 6,00 8 0 8,00 5 1 5,00 6 2 6,00 170 170 11

199 1097 MÜCELLA ZENGİNER 7 ­ J 38 16 0 38,00 63,63 5 5 5,00 6 6 6,00 8 2 8,00 6 2 6,00 5 1 5,00 8 0 8,00 170 170 21

200 232 MELİSA AYKAN 7 ­ E 38 16 0 38,00 63,50 7 3 7,00 4 8 4,00 8 2 8,00 7 1 7,00 5 1 5,00 7 1 7,00 170 170 20



EĞİTİM YILI : 2023 ­ 2024

SINAV : 10 ­ 7. SINIF KDS 2

SINAV TARİHİ : 13.10.2023

SIRALAMA TÜRÜ : Puan

SAYFA NO : 9

Datasis Yazılım Donanım İletişim Yayıncılık Eğitim ve Sınav Hiz. Ltd. Sti. Maltepe / İstanbul 0216 577 26 27

757381 ­ EMEKLİ ÖĞRETMEN RAMAZAN BÜYÜKKILIÇ ORTAOKULU
KURUM SIRALI LİSTE

S.N. ÖĞR.NO ADI SOYADI SINIF D Y B N PUAN
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ VE YABANCI DİL Sıralamalar

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N GNL KRM SNF

201 1193 NEHİR YILMAZ 7 ­ C 35 19 0 35,00 63,32 5 5 5,00 6 6 6,00 9 1 9,00 8 0 8,00 4 2 4,00 3 5 3,00 208 208 22

202 451 TURGAY EMİR ŞAHİ 7 ­ J 35 19 0 35,00 63,25 9 1 9,00 5 7 5,00 6 4 6,00 5 3 5,00 4 2 4,00 6 2 6,00 208 208 26

203 524 FİKRET EFE ERDAĞ 7 ­ J 35 17 2 35,00 63,10 9 1 9,00 4 6 4,00 7 3 7,00 6 2 6,00 5 1 5,00 4 4 4,00 208 208 26

204 1109 MEHMET AKİF İNCİ 7 ­ F 37 17 0 37,00 62,80 6 4 6,00 6 6 6,00 7 3 7,00 8 0 8,00 6 0 6,00 4 4 4,00 183 183 21

205 654 ALİ KUZEY KESKİN 7 ­ D 37 17 0 37,00 62,75 6 4 6,00 4 8 4,00 9 1 9,00 7 1 7,00 5 1 5,00 6 2 6,00 183 183 22

206 1216 BİLLUR KARAKOÇ 7 ­ H 37 17 0 37,00 62,67 8 2 8,00 4 8 4,00 7 3 7,00 5 3 5,00 6 0 6,00 7 1 7,00 183 183 19

207 536 LATİFE DEREN YIL 7 ­ B 34 19 1 34,00 62,58 9 1 9,00 5 6 5,00 6 4 6,00 8 0 8,00 3 3 3,00 3 5 3,00 216 216 14

208 1532 MUSTAFA KIRAÇ 7 ­ D 34 19 1 34,00 62,53 7 3 7,00 8 3 8,00 5 5 5,00 4 4 4,00 6 0 6,00 4 4 4,00 216 216 25

209 1318 SEFER ERTUNÇ 7 ­ E 34 20 0 34,00 62,47 7 3 7,00 7 5 7,00 6 4 6,00 5 3 5,00 6 0 6,00 3 5 3,00 216 216 24

210 1460 EFEKAN ÇOLAK 7 ­ E 36 18 0 36,00 62,12 7 3 7,00 7 5 7,00 5 5 5,00 7 1 7,00 6 0 6,00 4 4 4,00 195 195 22

211 1521 HALİL EFE KAYA 7 ­ J 36 15 3 36,00 62,08 7 3 7,00 4 6 4,00 8 1 8,00 6 2 6,00 4 2 4,00 7 1 7,00 195 195 24

212 1431 MERYEM NAZ DÖNME 7 ­ D 36 15 3 36,00 61,92 8 1 8,00 4 8 4,00 7 3 7,00 5 1 5,00 6 0 6,00 6 2 6,00 195 195 24

213 222 KÜBRA NUR TOY 7 ­ B 36 18 0 36,00 61,87 8 2 8,00 2 10 2,00 9 1 9,00 8 0 8,00 5 1 5,00 4 4 4,00 195 195 13

214 1273 MUHAMMED ADAR KA 7 ­ H 33 21 0 33,00 61,75 7 3 7,00 5 7 5,00 8 2 8,00 7 1 7,00 4 2 4,00 2 6 2,00 225 225 24

215 316 BADE GÜLCEMAL 7 ­ B 38 16 0 38,00 61,57 9 1 9,00 4 8 4,00 5 5 5,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 170 170 11

216 1406 HAYRUNNİSA CEYHA 7 ­ F 35 18 1 35,00 61,40 8 2 8,00 5 7 5,00 6 4 6,00 8 0 8,00 4 2 4,00 4 3 4,00 208 208 22

217 1178 HÜSEYİN ALPEREN 7 ­ H 37 17 0 37,00 60,90 6 4 6,00 4 8 4,00 8 2 8,00 8 0 8,00 5 1 5,00 6 2 6,00 183 183 19

218 457 NİSANUR ÖNAL 7 ­ A 34 20 0 34,00 60,50 7 3 7,00 4 8 4,00 8 2 8,00 6 2 6,00 5 1 5,00 4 4 4,00 216 216 17

219 554 SEHER KAPLAN 7 ­ E 36 18 0 36,00 60,00 8 2 8,00 3 9 3,00 7 3 7,00 7 1 7,00 6 0 6,00 5 3 5,00 195 195 22

220 1177 HEDİYE NUR TEKKA 7 ­ D 33 17 4 33,00 59,97 6 4 6,00 6 3 6,00 7 2 7,00 6 2 6,00 4 2 4,00 4 4 4,00 225 225 28

221 1074 AYAZ KAAN KARAHA 7 ­ C 35 14 5 35,00 59,97 3 4 3,00 10 2 10,00 5 4 5,00 7 1 7,00 3 3 3,00 7 0 7,00 208 208 22

222 1164 FATIMA SERRA KIL 7 ­ B 33 21 0 33,00 59,90 5 5 5,00 5 7 5,00 9 1 9,00 5 3 5,00 4 2 4,00 5 3 5,00 225 225 15

223 263 ERVA SARIÇİÇEK 7 ­ J 30 24 0 30,00 59,78 6 4 6,00 8 4 8,00 6 4 6,00 7 1 7,00 3 3 3,00 0 8 0,00 254 254 30

224 498 ZÜMRA ZAHİDE KAR 7 ­ B 30 24 0 30,00 59,50 8 2 8,00 5 7 5,00 7 3 7,00 5 3 5,00 4 2 4,00 1 7 1,00 254 254 18

225 656 NİLDA ÖZEN 7 ­ G 35 18 1 35,00 59,33 8 2 8,00 3 8 3,00 7 3 7,00 5 3 5,00 5 1 5,00 7 1 7,00 208 208 23
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226 1303 MEHMET ATA 7 ­ H 32 22 0 32,00 59,20 6 4 6,00 7 5 7,00 6 4 6,00 5 3 5,00 5 1 5,00 3 5 3,00 234 234 25

227 980 ALMİNA ÖZKAN 7 ­ H 32 22 0 32,00 59,15 6 4 6,00 5 7 5,00 8 2 8,00 3 5 3,00 4 2 4,00 6 2 6,00 234 234 25

228 1223 TOPRAK KOÇ 7 ­ B 32 22 0 32,00 58,98 7 3 7,00 5 7 5,00 7 3 7,00 5 3 5,00 6 0 6,00 2 6 2,00 234 234 16

229 1123 ŞEVVAL EDA ASLAN 7 ­ E 34 20 0 34,00 58,78 7 3 7,00 6 6 6,00 5 5 5,00 5 3 5,00 5 1 5,00 6 2 6,00 216 216 24

230 612 LEYLA ÇAKIR 7 ­ D 34 16 4 34,00 58,50 7 2 7,00 3 8 3,00 8 2 8,00 6 1 6,00 6 0 6,00 4 3 4,00 216 216 25

231 1286 TALHA EREN SAĞLA 7 ­ J 31 23 0 31,00 58,42 7 3 7,00 4 8 4,00 8 2 8,00 6 2 6,00 3 3 3,00 3 5 3,00 248 248 29

232 933 ÖMER ABAK 7 ­ A 33 18 3 33,00 58,05 7 3 7,00 5 6 5,00 6 3 6,00 6 1 6,00 4 2 4,00 5 3 5,00 225 225 18

233 1415 CEREN SU DEMİR 7 ­ F 33 19 2 33,00 57,92 9 1 9,00 3 9 3,00 6 4 6,00 8 0 8,00 4 2 4,00 3 3 3,00 225 225 23

234 1099 YAĞMUR PEÇENEK 7 ­ I 33 20 1 33,00 57,90 7 3 7,00 4 7 4,00 7 3 7,00 6 2 6,00 5 1 5,00 4 4 4,00 225 225 21

235 1053 ATAKAN KORKMAZ 7 ­ G 30 18 6 30,00 57,75 8 0 8,00 4 6 4,00 7 1 7,00 6 2 6,00 2 4 2,00 3 5 3,00 254 254 26

236 1282 BÜŞRA TEMİZYÜREK 7 ­ I 30 24 0 30,00 57,65 6 4 6,00 5 7 5,00 8 2 8,00 6 2 6,00 4 2 4,00 1 7 1,00 254 254 23

237 848 MELİKE ATEŞ 7 ­ C 35 16 3 35,00 57,62 8 2 8,00 5 5 5,00 4 6 4,00 7 1 7,00 5 1 5,00 6 1 6,00 208 208 22

238 1321 CEYLİN TOKMAK 7 ­ B 32 22 0 32,00 57,17 7 3 7,00 3 9 3,00 8 2 8,00 6 2 6,00 4 2 4,00 4 4 4,00 234 234 16

239 455 ETHEM İLTAŞ 7 ­ E 32 22 0 32,00 57,15 7 3 7,00 4 8 4,00 7 3 7,00 2 6 2,00 5 1 5,00 7 1 7,00 234 234 26

240 909 BERAT BOZTEPE 7 ­ C 32 22 0 32,00 57,08 6 4 6,00 3 9 3,00 9 1 9,00 7 1 7,00 5 1 5,00 2 6 2,00 234 234 26

241 1154 CEREN DOĞAN 7 ­ A 37 14 3 37,00 56,98 7 3 7,00 2 7 2,00 7 3 7,00 8 0 8,00 6 0 6,00 7 1 7,00 183 183 14

242 1048 BEREN KUŞAT 7 ­ J 34 20 0 34,00 56,87 8 2 8,00 5 7 5,00 4 6 4,00 7 1 7,00 5 1 5,00 5 3 5,00 216 216 28

243 1105 DURAN CEYLAN 7 ­ C 33 21 0 33,00 56,18 6 4 6,00 6 6 6,00 5 5 5,00 8 0 8,00 5 1 5,00 3 5 3,00 225 225 25

244 347 AHMET BERKAY ŞAN 7 ­ F 33 21 0 33,00 56,05 5 5 5,00 4 8 4,00 8 2 8,00 5 3 5,00 5 1 5,00 6 2 6,00 225 225 23

245 1255 ZEYNEP AKCAN 7 ­ F 33 21 0 33,00 55,97 8 2 8,00 4 8 4,00 5 5 5,00 6 2 6,00 6 0 6,00 4 4 4,00 225 225 23

246 1277 REMZİ KAAN BOYRA 7 ­ I 32 14 8 32,00 55,37 6 2 6,00 5 5 5,00 6 3 6,00 6 2 6,00 5 1 5,00 4 1 4,00 234 234 22

247 443 RÜMEYSA ÇALIŞ 7 ­ C 32 22 0 32,00 55,28 7 3 7,00 5 7 5,00 5 5 5,00 6 2 6,00 6 0 6,00 3 5 3,00 234 234 26

248 734 MİNA GÜLDEREN BO 7 ­ E 32 22 0 32,00 55,15 7 3 7,00 3 9 3,00 7 3 7,00 5 3 5,00 6 0 6,00 4 4 4,00 234 234 26

249 360 HATİCE ZEYNEP BA 7 ­ G 32 21 1 32,00 55,15 6 4 6,00 3 8 3,00 8 2 8,00 5 3 5,00 6 0 6,00 4 4 4,00 234 234 25

250 1127 ADNAN EFE SARĞIN 7 ­ G 29 25 0 29,00 55,03 5 5 5,00 6 6 6,00 7 3 7,00 2 6 2,00 5 1 5,00 4 4 4,00 266 266 27
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251 1281 ÖMER ASAF DEMİRE 7 ­ E 31 23 0 31,00 54,77 5 5 5,00 6 6 6,00 6 4 6,00 5 3 5,00 4 2 4,00 5 3 5,00 248 248 30

252 227 NEJAN NAZLI ÖZDE 7 ­ H 31 23 0 31,00 54,47 6 4 6,00 4 8 4,00 7 3 7,00 6 2 6,00 6 0 6,00 2 6 2,00 248 248 27

253 262 KEMAL EFE DOĞAN 7 ­ H 30 24 0 30,00 54,10 5 5 5,00 6 6 6,00 6 4 6,00 8 0 8,00 3 3 3,00 2 6 2,00 254 254 28

254 1135 BELİNAY USLU 7 ­ D 30 23 1 30,00 53,88 6 4 6,00 4 7 4,00 7 3 7,00 4 4 4,00 4 2 4,00 5 3 5,00 254 254 30

255 805 MÜKREMİN RÜZGAR 7 ­ E 32 22 0 32,00 53,30 5 5 5,00 3 9 3,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 3 5 3,00 234 234 26

256 1320 ŞEYMA ŞENEN 7 ­ I 34 15 5 34,00 53,02 6 3 6,00 4 7 4,00 5 4 5,00 8 0 8,00 6 0 6,00 5 1 5,00 216 216 20

257 606 GİZEM ERDOĞAN 7 ­ C 31 19 4 31,00 52,73 8 2 8,00 2 7 2,00 6 4 6,00 6 1 6,00 3 3 3,00 6 2 6,00 248 248 28

258 839 EMİR KUŞALAN 7 ­ E 31 23 0 31,00 52,62 4 6 4,00 4 8 4,00 8 2 8,00 4 4 4,00 6 0 6,00 5 3 5,00 248 248 30

259 432 HATUN ÇELİK 7 ­ J 28 25 1 28,00 52,62 4 6 4,00 5 7 5,00 8 2 8,00 6 2 6,00 2 4 2,00 3 4 3,00 275 275 31

260 277 MUHAMMED ENES ÜL 7 ­ A 30 24 0 30,00 52,08 4 6 4,00 6 6 6,00 6 4 6,00 6 2 6,00 5 1 5,00 3 5 3,00 254 254 19

261 1079 NEHİR PARASIÇOK 7 ­ E 30 23 1 30,00 51,95 6 4 6,00 4 8 4,00 6 4 6,00 6 2 6,00 5 1 5,00 3 4 3,00 254 254 33

262 1617 ABDULLAH CELİL Y 7 ­ G 27 27 0 27,00 51,83 5 5 5,00 7 5 7,00 5 5 5,00 2 6 2,00 4 2 4,00 4 4 4,00 281 281 29

263 936 YAREN YÜKSEL 7 ­ A 24 29 1 24,00 51,55 8 2 8,00 5 7 5,00 5 5 5,00 3 5 3,00 1 4 1,00 2 6 2,00 300 300 25

264 908 ATA BERK ARDIÇ 7 ­ F 32 22 0 32,00 51,38 7 3 7,00 2 10 2,00 6 4 6,00 5 3 5,00 6 0 6,00 6 2 6,00 234 234 26

265 1173 NİSANUR KILIÇ 7 ­ B 29 22 3 29,00 51,22 8 2 8,00 3 8 3,00 5 4 5,00 6 1 6,00 4 2 4,00 3 5 3,00 266 266 21

266 1075 HASAN FARUK KORK 7 ­ A 29 25 0 29,00 51,13 6 4 6,00 3 9 3,00 7 3 7,00 6 2 6,00 5 1 5,00 2 6 2,00 266 266 20

267 1335 CEYLİN ÖMÜR KOCA 7 ­ A 29 23 2 29,00 51,12 6 3 6,00 4 7 4,00 6 4 6,00 6 2 6,00 6 0 6,00 1 7 1,00 266 266 20

268 1092 FATMA ZEHRA ALTI 7 ­ F 29 25 0 29,00 51,07 7 3 7,00 2 10 2,00 7 3 7,00 5 3 5,00 5 1 5,00 3 5 3,00 266 266 28

269 1087 NİZAMEDDİN EREN 7 ­ I 28 20 6 28,00 50,75 7 3 7,00 6 3 6,00 3 7 3,00 7 1 7,00 3 3 3,00 2 3 2,00 275 275 24

270 1147 AZRA DEĞİRMENCİ 7 ­ D 28 26 0 28,00 50,52 6 4 6,00 5 7 5,00 5 5 5,00 4 4 4,00 5 1 5,00 3 5 3,00 275 275 31

271 1144 IŞILSU KIVRAK 7 ­ F 28 26 0 28,00 50,47 9 1 9,00 3 9 3,00 4 6 4,00 6 2 6,00 4 2 4,00 2 6 2,00 275 275 29

272 1063 MUSTAFA KAAN UĞU 7 ­ C 30 24 0 30,00 50,10 5 5 5,00 4 8 4,00 6 4 6,00 6 2 6,00 5 1 5,00 4 4 4,00 254 254 29

273 1095 BERKAY ATASOY 7 ­ B 30 24 0 30,00 50,05 8 2 8,00 2 10 2,00 5 5 5,00 6 2 6,00 4 2 4,00 5 3 5,00 254 254 18

274 228 İKRA NUR ÇALIŞKA 7 ­ B 30 23 1 30,00 49,97 8 2 8,00 2 9 2,00 5 5 5,00 8 0 8,00 5 1 5,00 2 6 2,00 254 254 18

275 1143 MEHMET EROL 7 ­ H 27 26 1 27,00 49,92 8 2 8,00 6 6 6,00 2 8 2,00 5 2 5,00 4 2 4,00 2 6 2,00 281 281 29
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276 995 DERYA BAYAZ 7 ­ I 27 22 5 27,00 49,78 5 3 5,00 4 6 4,00 7 3 7,00 6 1 6,00 4 2 4,00 1 7 1,00 281 281 25

277 1051 MUHSİN BEKTAŞ 7 ­ F 27 27 0 27,00 49,77 4 6 4,00 5 7 5,00 7 3 7,00 3 5 3,00 5 1 5,00 3 5 3,00 281 281 31

278 1420 BÜŞRA ÖZTÜRK 7 ­ E 29 25 0 29,00 49,40 4 6 4,00 6 6 6,00 5 5 5,00 3 5 3,00 6 0 6,00 5 3 5,00 266 266 34

279 576 KEREM BEYHUN 7 ­ E 29 25 0 29,00 49,37 7 3 7,00 3 9 3,00 5 5 5,00 7 1 7,00 4 2 4,00 3 5 3,00 266 266 34

280 1096 FATMAGÜL İLBAŞ 7 ­ C 29 19 6 29,00 49,30 7 3 7,00 2 5 2,00 6 4 6,00 4 4 4,00 4 2 4,00 6 1 6,00 266 266 30

281 1057 YELİZ ŞAHİN 7 ­ E 31 23 0 31,00 49,07 3 7 3,00 5 7 5,00 6 4 6,00 7 1 7,00 5 1 5,00 5 3 5,00 248 248 30

282 423 RAHİME ÇAĞLANUR 7 ­ A 26 21 7 26,00 49,05 7 1 7,00 3 6 3,00 6 3 6,00 5 3 5,00 3 3 3,00 2 5 2,00 287 287 23

283 250 İLKNUR BAL 7 ­ I 25 28 1 25,00 48,28 5 5 5,00 4 7 4,00 7 3 7,00 4 4 4,00 4 2 4,00 1 7 1,00 292 292 27

284 1014 MUHAMMET EMİN GÜ 7 ­ F 30 24 0 30,00 48,25 6 4 6,00 4 8 4,00 4 6 4,00 8 0 8,00 5 1 5,00 3 5 3,00 254 254 27

285 1083 GÜLER ÖZTÜRK 7 ­ I 27 26 1 27,00 47,78 7 3 7,00 3 9 3,00 5 4 5,00 6 2 6,00 5 1 5,00 1 7 1,00 281 281 25

286 1616 LAL DENİZ KODALO 7 ­ G 29 25 0 29,00 47,68 7 3 7,00 3 9 3,00 4 6 4,00 7 1 7,00 2 4 2,00 6 2 6,00 266 266 27

287 1113 BEGÜM KAYIR 7 ­ J 26 25 3 26,00 47,18 4 4 4,00 4 7 4,00 7 3 7,00 5 3 5,00 4 2 4,00 2 6 2,00 287 287 32

288 754 TAHA MAHİR KOCAK 7 ­ B 26 21 7 26,00 47,12 8 2 8,00 3 8 3,00 4 5 4,00 6 1 6,00 4 2 4,00 1 3 1,00 287 287 22

289 2017 İSA ÜNSAL EMİK 7 ­ C 28 25 1 28,00 46,90 4 5 4,00 5 7 5,00 5 5 5,00 6 2 6,00 4 2 4,00 4 4 4,00 275 275 31

290 1198 MELİSA ANDIRINLI 7 ­ F 28 26 0 28,00 46,77 6 4 6,00 3 9 3,00 5 5 5,00 4 4 4,00 4 2 4,00 6 2 6,00 275 275 29

291 1298 MEHMET EFE GÜLEK 7 ­ D 25 27 2 25,00 46,37 7 3 7,00 3 9 3,00 5 5 5,00 4 3 4,00 4 2 4,00 2 5 2,00 292 292 32

292 1213 TARIK TOPÇU 7 ­ F 26 28 0 26,00 45,57 5 5 5,00 5 7 5,00 4 6 4,00 8 0 8,00 2 4 2,00 2 6 2,00 287 287 32

293 622 EYMEN CERAN 7 ­ G 21 33 0 21,00 45,53 6 4 6,00 4 8 4,00 6 4 6,00 3 5 3,00 1 5 1,00 1 7 1,00 311 311 30

294 1078 EREN ÖCAL 7 ­ B 23 31 0 23,00 45,08 2 8 2,00 5 7 5,00 8 2 8,00 3 5 3,00 3 3 3,00 2 6 2,00 303 303 25

295 610 ERHAN FENER 7 ­ D 25 28 1 25,00 44,73 6 4 6,00 5 7 5,00 3 7 3,00 4 3 4,00 3 3 3,00 4 4 4,00 292 292 32

296 787 YUSUF YILMAZ 7 ­ B 25 28 1 25,00 44,37 5 5 5,00 2 10 2,00 7 3 7,00 4 4 4,00 5 1 5,00 2 5 2,00 292 292 23

297 1440 EYÜPHAN KAMER 7 ­ E 25 27 2 25,00 44,28 8 2 8,00 2 10 2,00 4 4 4,00 3 5 3,00 6 0 6,00 2 6 2,00 292 292 36

298 1314 EMİR KAAN KOÇ 7 ­ J 24 30 0 24,00 43,83 7 3 7,00 4 8 4,00 3 7 3,00 5 3 5,00 4 2 4,00 1 7 1,00 300 300 33

299 1031 İREM DURAN 7 ­ I 21 29 4 21,00 43,62 7 3 7,00 3 5 3,00 5 5 5,00 4 4 4,00 1 5 1,00 1 7 1,00 311 311 29

300 1243 YUSUF EMİN AKTOP 7 ­ I 21 33 0 21,00 43,50 6 4 6,00 5 7 5,00 4 6 4,00 1 7 1,00 4 2 4,00 1 7 1,00 311 311 29
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301 1404 ECRİN HAVVA GÜRC 7 ­ J 23 31 0 23,00 43,28 7 3 7,00 2 10 2,00 5 5 5,00 5 3 5,00 0 6 0,00 4 4 4,00 303 303 34

302 1148 İBRAHİM CANITEZ 7 ­ B 25 29 0 25,00 42,67 6 4 6,00 3 9 3,00 4 6 4,00 2 6 2,00 4 2 4,00 6 2 6,00 292 292 23

303 1402 SERAN HÜYÜK 7 ­ F 25 29 0 25,00 42,58 4 6 4,00 3 9 3,00 6 4 6,00 6 2 6,00 5 1 5,00 1 7 1,00 292 292 34

304 1128 EFE ÇINAR 7 ­ B 22 32 0 22,00 42,37 4 6 4,00 2 10 2,00 8 2 8,00 4 4 4,00 2 4 2,00 2 6 2,00 308 308 26

305 1310 ELİF ERYOLU 7 ­ F 26 28 0 26,00 41,58 7 3 7,00 2 10 2,00 3 7 3,00 8 0 8,00 3 3 3,00 3 5 3,00 287 287 32

306 1284 YEZDA TEKTAŞ 7 ­ D 23 31 0 23,00 41,33 5 5 5,00 3 9 3,00 5 5 5,00 6 2 6,00 2 4 2,00 2 6 2,00 303 303 34

307 1190 MUHSİN KOZANOĞLU 7 ­ C 23 31 0 23,00 41,27 5 5 5,00 2 10 2,00 6 4 6,00 5 3 5,00 2 4 2,00 3 5 3,00 303 303 32

308 1058 MUSTAFA EMİN KIL 7 ­ D 23 31 0 23,00 41,25 5 5 5,00 3 9 3,00 5 5 5,00 4 4 4,00 3 3 3,00 3 5 3,00 303 303 34

309 1199 MELİH KAAN TİREK 7 ­ A 27 27 0 27,00 40,40 5 5 5,00 2 10 2,00 4 6 4,00 7 1 7,00 4 2 4,00 5 3 5,00 281 281 22

310 1437 NERGİZ BAYRAM 7 ­ H 24 30 0 24,00 40,05 4 6 4,00 4 8 4,00 4 6 4,00 5 3 5,00 5 1 5,00 2 6 2,00 300 300 30

311 1405 ŞERİFE AKBULUT 7 ­ A 20 34 0 20,00 39,23 6 4 6,00 4 8 4,00 3 7 3,00 4 4 4,00 1 5 1,00 2 6 2,00 317 317 27

312 793 BERK KOÇ 7 ­ A 20 34 0 20,00 39,00 5 5 5,00 3 9 3,00 5 5 5,00 3 5 3,00 3 3 3,00 1 7 1,00 317 317 27

313 258 TUĞÇENAZ DEMİRCA 7 ­ A 25 25 4 25,00 38,77 6 4 6,00 0 9 0,00 5 5 5,00 6 2 6,00 4 1 4,00 4 4 4,00 292 292 24

314 999 MUHAMMET MUSTAFA 7 ­ G 19 35 0 19,00 38,48 3 7 3,00 4 8 4,00 6 4 6,00 4 4 4,00 1 5 1,00 1 7 1,00 324 324 31

315 1086 AYŞEGÜL DAMLA DE 7 ­ D 21 33 0 21,00 37,90 4 6 4,00 3 9 3,00 5 5 5,00 3 5 3,00 3 3 3,00 3 5 3,00 311 311 36

316 1046 ZEYNEP ÖZTÜRK 7 ­ G 18 36 0 18,00 37,80 5 5 5,00 5 7 5,00 3 7 3,00 2 6 2,00 1 5 1,00 2 6 2,00 326 326 33

317 1184 NEJLA KARABULUT 7 ­ I 21 33 0 21,00 37,75 5 5 5,00 2 10 2,00 5 5 5,00 4 4 4,00 4 2 4,00 1 7 1,00 311 311 29

318 1081 EFE CAN ŞİMŞEK 7 ­ I 20 34 0 20,00 37,15 3 7 3,00 3 9 3,00 6 4 6,00 3 5 3,00 3 3 3,00 2 6 2,00 317 317 33

319 469 ERDEM ÇARBOĞA 7 ­ H 20 33 1 20,00 37,00 4 6 4,00 2 10 2,00 6 4 6,00 3 5 3,00 4 2 4,00 1 6 1,00 317 317 31

320 1274 HAYRÜNNİSA YAVUZ 7 ­ I 22 32 0 22,00 36,65 7 3 7,00 2 10 2,00 2 8 2,00 4 4 4,00 4 2 4,00 3 5 3,00 308 308 28

321 1188 MURAT ÜNSAL 7 ­ C 20 34 0 20,00 35,25 5 5 5,00 1 11 1,00 5 5 5,00 5 3 5,00 2 4 2,00 2 6 2,00 317 317 33

322 1043 YILDIRAY ARDA BU 7 ­ G 19 35 0 19,00 34,63 3 7 3,00 3 9 3,00 5 5 5,00 3 5 3,00 2 4 2,00 3 5 3,00 324 324 31

323 717 TUNA BERK ÖZTÜRK 7 ­ I 21 31 2 21,00 34,20 5 4 5,00 3 8 3,00 2 8 2,00 5 3 5,00 3 3 3,00 3 5 3,00 311 311 29

324 782 METİN SUSAMAZ 7 ­ J 18 36 0 18,00 33,80 4 6 4,00 3 9 3,00 4 6 4,00 1 7 1,00 3 3 3,00 3 5 3,00 326 326 36

325 1091 EYMEN KARA 7 ­ D 18 36 0 18,00 33,80 4 6 4,00 3 9 3,00 4 6 4,00 3 5 3,00 3 3 3,00 1 7 1,00 326 326 37
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326 1249 YÜSRA DOĞAN 7 ­ H 18 35 1 18,00 33,75 7 3 7,00 1 11 1,00 3 7 3,00 3 5 3,00 2 4 2,00 2 5 2,00 326 326 32

327 1125 AYŞEGÜL ADIYAMAN 7 ­ A 17 37 0 17,00 33,13 3 7 3,00 3 9 3,00 5 5 5,00 0 8 0,00 2 4 2,00 4 4 4,00 333 333 29

328 256 HİRA NUR TEMİR 7 ­ B 17 36 1 17,00 33,13 4 6 4,00 3 8 3,00 4 6 4,00 3 5 3,00 2 4 2,00 1 7 1,00 333 333 28

329 1088 EMİNE BULEM ÇETİ 7 ­ A 22 32 0 22,00 32,95 4 6 4,00 2 10 2,00 3 7 3,00 7 1 7,00 4 2 4,00 2 6 2,00 308 308 26

330 673 MERT ALİ DOĞAN 7 ­ H 16 38 0 16,00 32,53 5 5 5,00 4 8 4,00 2 8 2,00 3 5 3,00 1 5 1,00 1 7 1,00 340 340 33

331 1175 FERMAN YILMAZ 7 ­ H 16 38 0 16,00 32,45 3 7 3,00 4 8 4,00 4 6 4,00 2 6 2,00 2 4 2,00 1 7 1,00 340 340 33

332 1209 ŞAHADET KAHRAMAN 7 ­ A 16 37 1 16,00 32,30 5 5 5,00 3 9 3,00 3 7 3,00 2 6 2,00 3 2 3,00 0 8 0,00 340 340 33

333 1204 ECRİNNUR ŞAHİN 7 ­ E 18 36 0 18,00 31,90 4 6 4,00 1 11 1,00 5 5 5,00 4 4 4,00 2 4 2,00 2 6 2,00 326 326 37

334 1311 AHUSENA ŞARLI 7 ­ J 20 33 1 20,00 31,52 3 7 3,00 3 9 3,00 3 6 3,00 4 4 4,00 4 2 4,00 3 5 3,00 317 317 35

335 1156 CEYLİN AZRA BAYK 7 ­ A 17 37 0 17,00 31,35 5 5 5,00 4 8 4,00 1 9 1,00 4 4 4,00 2 4 2,00 1 7 1,00 333 333 29

336 1275 AHMET KAYRA KÖZE 7 ­ I 17 37 0 17,00 31,27 4 6 4,00 4 8 4,00 2 8 2,00 2 6 2,00 3 3 3,00 2 6 2,00 333 333 34

337 1229 TUĞRAHAN IŞIK 7 ­ B 16 38 0 16,00 30,67 1 9 1,00 5 7 5,00 4 6 4,00 3 5 3,00 2 4 2,00 1 7 1,00 340 340 29

338 688 BİLAL PATAT 7 ­ C 18 36 0 18,00 30,33 2 8 2,00 4 8 4,00 3 7 3,00 5 3 5,00 1 5 1,00 3 5 3,00 326 326 34

339 1305 KÜBRA ŞAHİNGÖZ 7 ­ B 20 34 0 20,00 29,60 4 6 4,00 2 10 2,00 2 8 2,00 8 0 8,00 4 2 4,00 0 8 0,00 317 317 27

340 1614 KAMİL ERDEM ÖZKA 7 ­ A 17 37 0 17,00 29,42 3 7 3,00 4 8 4,00 2 8 2,00 3 5 3,00 3 3 3,00 2 6 2,00 333 333 29

341 1267 ABDULLAH RAMAZAN 7 ­ G 17 36 1 17,00 29,30 2 8 2,00 1 11 1,00 6 4 6,00 3 5 3,00 2 4 2,00 3 4 3,00 333 333 34

342 1104 CEMAL EFE EKİCİ 7 ­ J 16 38 0 16,00 28,62 4 6 4,00 2 10 2,00 3 7 3,00 4 4 4,00 2 4 2,00 1 7 1,00 340 340 37

343 1114 YİĞİT ÇALIŞKAN 7 ­ I 16 36 2 16,00 28,60 3 7 3,00 3 9 3,00 3 7 3,00 2 6 2,00 3 3 3,00 2 4 2,00 340 340 35

344 1132 ARDA HAN ALDEMİR 7 ­ J 13 41 0 13,00 28,30 4 6 4,00 2 10 2,00 4 6 4,00 2 6 2,00 1 5 1,00 0 8 0,00 354 354 38

345 662 MUSTAFA EREN KAR 7 ­ C 18 36 0 18,00 28,27 3 7 3,00 2 10 2,00 3 7 3,00 4 4 4,00 2 4 2,00 4 4 4,00 326 326 34

346 1185 MÜBERRA GÜL KENG 7 ­ I 15 35 4 15,00 28,00 2 8 2,00 4 6 4,00 3 6 3,00 3 5 3,00 2 3 2,00 1 7 1,00 347 347 36

347 533 HASAN ÖZMEN 7 ­ I 14 40 0 14,00 27,35 2 8 2,00 3 9 3,00 4 6 4,00 3 5 3,00 0 6 0,00 2 6 2,00 349 349 37

348 1452 HASAN BERBER 7 ­ I 14 37 3 14,00 27,20 5 4 5,00 2 8 2,00 2 8 2,00 2 6 2,00 1 5 1,00 2 6 2,00 349 349 37

349 1421 MUSTAFA ANIL TUĞ 7 ­ D 16 38 0 16,00 26,83 4 6 4,00 3 9 3,00 1 9 1,00 4 4 4,00 2 4 2,00 2 6 2,00 340 340 38

350 581 BERAT KARATUT 7 ­ B 14 40 0 14,00 25,57 3 7 3,00 4 8 4,00 1 9 1,00 3 5 3,00 0 6 0,00 3 5 3,00 349 349 30
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351 1537 AHMET BERAT ÇALI 7 ­ A 17 37 0 17,00 25,52 4 6 4,00 1 11 1,00 2 8 2,00 5 3 5,00 3 3 3,00 2 6 2,00 333 333 29

352 252 ECRİN KASACI 7 ­ C 14 38 2 14,00 25,27 3 7 3,00 2 9 2,00 3 6 3,00 0 8 0,00 2 4 2,00 4 4 4,00 349 349 36

353 1313 ASLIHAN ŞAHİN 7 ­ F 15 39 0 15,00 24,18 4 6 4,00 1 11 1,00 2 8 2,00 5 3 5,00 1 5 1,00 2 6 2,00 347 347 35

354 1106 YUSUF EFE ÖZDEMİ 7 ­ A 10 44 0 10,00 20,35 3 7 3,00 1 11 1,00 3 7 3,00 1 7 1,00 2 4 2,00 0 8 0,00 357 357 34

355 566 ENES TUTAR 7 ­ D 12 42 0 12,00 20,07 3 7 3,00 2 10 2,00 1 9 1,00 2 6 2,00 2 4 2,00 2 6 2,00 355 355 39

356 1556 DERYA TAŞAN 7 ­ B 14 40 0 14,00 19,73 2 8 2,00 1 11 1,00 2 8 2,00 4 4 4,00 1 5 1,00 4 4 4,00 349 349 30

357 686 BUSE DOĞAN 7 ­ H 11 43 0 11,00 19,33 5 5 5,00 1 11 1,00 0 10 0,00 3 5 3,00 1 5 1,00 1 7 1,00 356 356 35

358 1241 ABDULLAH EREN KU 7 ­ F 10 44 0 10,00 18,72 2 8 2,00 3 9 3,00 1 9 1,00 3 5 3,00 1 5 1,00 0 8 0,00 357 357 36

359 1170 YUSUF AKPINAR 7 ­ B 10 44 0 10,00 16,72 2 8 2,00 2 10 2,00 1 9 1,00 1 7 1,00 2 4 2,00 2 6 2,00 357 357 32

360 1155 DAMLA ÖZOĞLU 7 ­ B 0 0 54 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 360 360 33

361 1288 HAYRUNİSA KALEM 7 ­ B 0 0 54 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 360 360 33

362 876 SALİH TİRYAKİ 7 ­ E 0 0 54 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 360 360 38

363 1064 YAREN TOYOĞLU 7 ­ G 0 0 54 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 360 360 35

364 195 AYSİMA ŞİMŞEKER 7 ­ G 0 0 54 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 360 360 35

ORTALAMA 35,82 16,91 1,26 35,82 64,29 7,18 2,62 7,18 6,12 5,48 6,12 6,91 2,88 6,91 6,09 1,77 6,09 4,68 1,21 4,68 4,83 2,96 4,83




