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1 1438 ŞEVVAL IRMAK ELG 5 ­ D 53 1 0 53,00 99,25 10 0 10,00 12 0 12,00 10 0 10,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 1 1 1

2 10 HAZEL TAŞAY 5 ­ G 53 1 0 53,00 99,25 10 0 10,00 12 0 12,00 10 0 10,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 1 1 1

3 1547 EMİNE DURU GÖKSU 5 ­ G 51 3 0 51,00 97,83 10 0 10,00 12 0 12,00 10 0 10,00 6 2 6,00 5 1 5,00 8 0 8,00 4 4 2

4 1428 YAVUZ SELİM TAME 5 ­ C 52 2 0 52,00 96,65 10 0 10,00 12 0 12,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 3 3 1

5 1490 MİRAY YILDIRIM 5 ­ E 49 5 0 49,00 94,48 10 0 10,00 12 0 12,00 9 1 9,00 6 2 6,00 5 1 5,00 7 1 7,00 12 12 1

6 1552 ATABERK KAHRAMAN 5 ­ G 49 5 0 49,00 94,40 9 1 9,00 12 0 12,00 10 0 10,00 4 4 4,00 6 0 6,00 8 0 8,00 12 12 5

7 302 DEMİRKAN ARSLAN 5 ­ I 50 4 0 50,00 93,32 9 1 9,00 11 1 11,00 10 0 10,00 7 1 7,00 5 1 5,00 8 0 8,00 5 5 1

8 313 ZEYNEP BEREN BOY 5 ­ C 50 4 0 50,00 93,30 8 2 8,00 12 0 12,00 10 0 10,00 6 2 6,00 6 0 6,00 8 0 8,00 5 5 2

9 283 CEYLİN YILMAZ 5 ­ D 50 4 0 50,00 93,17 10 0 10,00 10 2 10,00 10 0 10,00 6 2 6,00 6 0 6,00 8 0 8,00 5 5 2

10 1203 ŞAFAK GÜLOĞLU 5 ­ G 50 4 0 50,00 93,17 10 0 10,00 10 2 10,00 10 0 10,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 5 5 3

11 148 AHMET ÖZER 5 ­ E 49 5 0 49,00 92,72 8 2 8,00 12 0 12,00 10 0 10,00 7 1 7,00 4 2 4,00 8 0 8,00 12 12 1

12 539 MEHMET EFE ÖZTEK 5 ­ H 49 5 0 49,00 92,63 9 1 9,00 12 0 12,00 9 1 9,00 6 2 6,00 5 1 5,00 8 0 8,00 12 12 1

13 1549 ŞAHİN EFE ÖCAL 5 ­ G 46 8 0 46,00 92,57 9 1 9,00 12 0 12,00 10 0 10,00 7 1 7,00 1 5 1,00 7 1 7,00 54 54 9

14 131 ADEM TALHA DOĞAN 5 ­ A 49 5 0 49,00 92,57 10 0 10,00 11 1 11,00 9 1 9,00 7 1 7,00 5 1 5,00 7 1 7,00 12 12 1

15 883 METEHAN OLCAYTO 5 ­ E 49 5 0 49,00 92,48 9 1 9,00 11 1 11,00 10 0 10,00 5 3 5,00 6 0 6,00 8 0 8,00 12 12 1

16 1146 MUHAMMED ALİ FER 5 ­ J 48 6 0 48,00 91,88 8 2 8,00 12 0 12,00 10 0 10,00 5 3 5,00 5 1 5,00 8 0 8,00 26 26 3

17 349 ELA KILINÇ 5 ­ J 50 4 0 50,00 91,45 9 1 9,00 12 0 12,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 5 5 1

18 668 SUDE AMİNE KILIÇ 5 ­ I 50 4 0 50,00 91,45 8 2 8,00 12 0 12,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 5 5 1

19 1550 EMİR İLHAN 5 ­ G 50 4 0 50,00 91,38 9 1 9,00 11 1 11,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 5 5 3

20 436 FEYZA KARATAŞ 5 ­ I 47 7 0 47,00 91,32 9 1 9,00 11 1 11,00 10 0 10,00 7 1 7,00 2 4 2,00 8 0 8,00 36 36 5

21 1548 MUSTAFA ÖZSOY 5 ­ G 47 7 0 47,00 91,23 9 1 9,00 11 1 11,00 10 0 10,00 7 1 7,00 3 3 3,00 7 1 7,00 36 36 8

22 1211 YUSUF ÇAKIR 5 ­ B 47 7 0 47,00 91,13 8 2 8,00 12 0 12,00 10 0 10,00 5 3 5,00 5 1 5,00 7 1 7,00 36 36 3

23 969 HASAN HÜSEYİN AL 5 ­ H 47 7 0 47,00 91,05 8 2 8,00 12 0 12,00 10 0 10,00 5 3 5,00 6 0 6,00 6 2 6,00 36 36 2

24 600 MÜHİBE ARSLAN 5 ­ E 49 5 0 49,00 90,72 9 1 9,00 11 1 11,00 9 1 9,00 7 1 7,00 5 1 5,00 8 0 8,00 12 12 1

25 1588 NAZLIM DURU KALK 5 ­ A 49 5 0 49,00 90,72 9 1 9,00 11 1 11,00 9 1 9,00 7 1 7,00 5 1 5,00 8 0 8,00 12 12 1
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26 1599 YELİZ ALKAYA 5 ­ E 49 5 0 49,00 90,70 8 2 8,00 12 0 12,00 9 1 9,00 6 2 6,00 6 0 6,00 8 0 8,00 12 12 1

27 646 ÖZGÜR ERDAĞ 5 ­ F 49 5 0 49,00 90,63 9 1 9,00 11 1 11,00 9 1 9,00 6 2 6,00 6 0 6,00 8 0 8,00 12 12 1

28 422 FATMA İREM SOFUO 5 ­ B 49 5 0 49,00 90,63 9 1 9,00 11 1 11,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 12 12 1

29 339 DİLAY KOCAKAHYAO 5 ­ I 48 6 0 48,00 90,03 8 2 8,00 12 0 12,00 9 1 9,00 7 1 7,00 5 1 5,00 7 1 7,00 26 26 3

30 657 RÜMEYSA AKTEPE 5 ­ I 47 7 0 47,00 89,30 8 2 8,00 11 1 11,00 10 0 10,00 6 2 6,00 4 2 4,00 8 0 8,00 36 36 5

31 1103 ERVA ÇAĞLIYAN 5 ­ F 49 5 0 49,00 88,85 7 3 7,00 12 0 12,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 12 12 1

32 116 ELİF KARTOPU 5 ­ J 49 5 0 49,00 88,85 7 3 7,00 12 0 12,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 12 12 2

33 693 ŞÜKRÜ ODABAŞI 5 ­ B 49 5 0 49,00 88,85 8 2 8,00 12 0 12,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 12 12 1

34 923 ÖMER İMDAT 5 ­ I 48 6 0 48,00 88,18 8 2 8,00 12 0 12,00 8 2 8,00 7 1 7,00 5 1 5,00 8 0 8,00 26 26 3

35 769 MUSTAFA EFE OKCU 5 ­ D 48 6 0 48,00 88,10 7 3 7,00 12 0 12,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 26 26 3

36 679 ŞABAN ENES EFE 5 ­ C 48 6 0 48,00 88,10 7 3 7,00 12 0 12,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 26 26 3

37 684 ŞERİFENUR İLHAN 5 ­ G 48 6 0 48,00 88,10 8 2 8,00 12 0 12,00 8 2 8,00 6 2 6,00 6 0 6,00 8 0 8,00 26 26 6

38 841 HAYRÜNNİSA AYAZ 5 ­ G 48 6 0 48,00 88,03 7 3 7,00 11 1 11,00 10 0 10,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 26 26 6

39 1458 AHMET KAAN ALICI 5 ­ D 47 6 1 47,00 87,43 8 2 8,00 12 0 12,00 8 1 8,00 6 2 6,00 5 1 5,00 8 0 8,00 36 36 4

40 189 AYAZ TÜRKİŞ 5 ­ A 47 7 0 47,00 87,37 7 3 7,00 11 1 11,00 10 0 10,00 6 2 6,00 5 1 5,00 8 0 8,00 36 36 4

41 478 HÜSEYİN EREN AKY 5 ­ B 47 7 0 47,00 87,37 8 2 8,00 11 1 11,00 9 1 9,00 6 2 6,00 5 1 5,00 8 0 8,00 36 36 3

42 904 ESİLA BELİNAY ÇO 5 ­ D 47 5 2 47,00 87,35 7 3 7,00 12 0 12,00 9 1 9,00 5 1 5,00 6 0 6,00 8 0 8,00 36 36 4

43 176 ALYADUA AYŞE CİN 5 ­ F 47 7 0 47,00 87,28 10 0 10,00 11 1 11,00 7 3 7,00 7 1 7,00 6 0 6,00 6 2 6,00 36 36 3

44 990 ABDULLAH EMİN KA 5 ­ F 47 7 0 47,00 87,28 9 1 9,00 11 1 11,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 6 2 6,00 36 36 3

45 331 ECEM AKIN 5 ­ A 46 8 0 46,00 86,68 7 3 7,00 12 0 12,00 9 1 9,00 5 3 5,00 5 1 5,00 8 0 8,00 54 54 5

46 1429 MELİS ÖZSOY 5 ­ C 48 6 0 48,00 86,25 7 3 7,00 12 0 12,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 26 26 3

47 1090 ELİF İREM ESEN 5 ­ A 48 6 0 48,00 86,18 8 2 8,00 11 1 11,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 26 26 3

48 558 METEHAN HIZALER 5 ­ E 48 6 0 48,00 86,18 7 3 7,00 11 1 11,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 26 26 6

49 534 MEHMET ALP KARAC 5 ­ F 47 7 0 47,00 85,50 8 2 8,00 12 0 12,00 7 3 7,00 6 2 6,00 6 0 6,00 8 0 8,00 36 36 3

50 1040 BETÜL USLUOĞLU 5 ­ D 47 7 0 47,00 85,50 8 2 8,00 12 0 12,00 7 3 7,00 6 2 6,00 6 0 6,00 8 0 8,00 36 36 4



EĞİTİM YILI : 2023 ­ 2024

SINAV : 10 ­ 5. SINIF KDS 2

SINAV TARİHİ : 13.10.2023

SIRALAMA TÜRÜ : Puan

SAYFA NO : 3

Datasis Yazılım Donanım İletişim Yayıncılık Eğitim ve Sınav Hiz. Ltd. Sti. Maltepe / İstanbul 0216 577 26 27

757381 ­ EMEKLİ ÖĞRETMEN RAMAZAN BÜYÜKKILIÇ ORTAOKULU
KURUM SIRALI LİSTE

S.N. ÖĞR.NO ADI SOYADI SINIF D Y B N PUAN
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ VE YABANCI DİL Sıralamalar

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N GNL KRM SNF

51 689 ŞEVVAL YAZICI 5 ­ H 47 7 0 47,00 85,37 8 2 8,00 10 2 10,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 36 36 2

52 1583 ZEYNEP CEREN GÜN 5 ­ J 47 7 0 47,00 85,30 10 0 10,00 9 3 9,00 8 2 8,00 6 2 6,00 6 0 6,00 8 0 8,00 36 36 4

53 151 AHMET SAFA KILIÇ 5 ­ E 46 8 0 46,00 84,83 7 3 7,00 12 0 12,00 8 2 8,00 7 1 7,00 5 1 5,00 7 1 7,00 54 54 7

54 587 MUSTAFA EDİZ YIL 5 ­ J 46 8 0 46,00 84,77 6 4 6,00 11 1 11,00 10 0 10,00 6 2 6,00 5 1 5,00 8 0 8,00 54 54 5

55 390 ERDEM DURNA 5 ­ H 46 5 3 46,00 84,70 8 1 8,00 10 1 10,00 9 1 9,00 6 2 6,00 5 0 5,00 8 0 8,00 54 54 5

56 161 ALİ ÜSTÜNTAŞ 5 ­ C 47 7 0 47,00 83,58 8 2 8,00 11 1 11,00 7 3 7,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 36 36 5

57 464 HASAN EFE HALICI 5 ­ H 47 7 0 47,00 83,52 9 1 9,00 10 2 10,00 7 3 7,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 36 36 2

58 665 SEVİM NAZ BOYRAZ 5 ­ I 47 7 0 47,00 83,52 9 1 9,00 10 2 10,00 7 3 7,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 36 36 5

59 1575 HASAN EYMEN ERZU 5 ­ J 44 10 0 44,00 83,50 6 4 6,00 12 0 12,00 9 1 9,00 6 2 6,00 3 3 3,00 8 0 8,00 72 72 7

60 720 YALÇIN YULU 5 ­ C 44 10 0 44,00 83,42 6 4 6,00 12 0 12,00 9 1 9,00 6 2 6,00 4 2 4,00 7 1 7,00 72 72 7

61 307 DENİZ UTKU GÜNER 5 ­ G 46 8 0 46,00 82,98 7 3 7,00 12 0 12,00 7 3 7,00 7 1 7,00 5 1 5,00 8 0 8,00 54 54 9

62 431 FATMA ZEHRA SEYM 5 ­ E 46 8 0 46,00 82,92 7 3 7,00 11 1 11,00 8 2 8,00 7 1 7,00 5 1 5,00 8 0 8,00 54 54 7

63 897 CEREN TAMER 5 ­ E 46 8 0 46,00 82,92 7 3 7,00 11 1 11,00 8 2 8,00 7 1 7,00 5 1 5,00 8 0 8,00 54 54 7

64 869 ELİFNUR GÜNEŞ 5 ­ D 46 7 1 46,00 82,83 7 3 7,00 11 1 11,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 0 7,00 54 54 7

65 1162 OSMAN EFE ÇERİ 5 ­ C 46 8 0 46,00 82,83 7 3 7,00 11 1 11,00 8 2 8,00 6 2 6,00 6 0 6,00 8 0 8,00 54 54 6

66 417 FADIL ERDOĞAN 5 ­ A 43 11 0 43,00 82,52 7 3 7,00 11 1 11,00 9 1 9,00 6 2 6,00 5 1 5,00 5 3 5,00 86 86 8

67 574 MUSTAFA ANIL YAV 5 ­ D 45 9 0 45,00 82,17 5 5 5,00 11 1 11,00 10 0 10,00 6 2 6,00 5 1 5,00 8 0 8,00 64 64 8

68 486 IRMAK DURU ŞAHİN 5 ­ A 45 8 1 45,00 82,02 8 2 8,00 10 2 10,00 8 2 8,00 8 0 8,00 6 0 6,00 5 2 5,00 64 64 6

69 557 MERVEGÜL YİĞİT 5 ­ J 45 9 0 45,00 81,95 9 1 9,00 9 3 9,00 8 2 8,00 6 2 6,00 6 0 6,00 7 1 7,00 64 64 6

70 833 ELİF BAYRAM 5 ­ G 44 10 0 44,00 81,57 8 2 8,00 12 0 12,00 6 4 6,00 6 2 6,00 4 2 4,00 8 0 8,00 72 72 11

71 1491 UYGAR BİLGETÜRK 5 ­ E 44 10 0 44,00 81,52 7 3 7,00 10 2 10,00 9 1 9,00 7 1 7,00 3 3 3,00 8 0 8,00 72 72 10

72 531 MEHDİHAN SEZER 5 ­ B 44 10 0 44,00 81,50 9 1 9,00 11 1 11,00 6 4 6,00 7 1 7,00 4 2 4,00 7 1 7,00 72 72 6

73 352 ELÇİN NİDA İSAOĞ 5 ­ H 44 9 1 44,00 81,48 8 2 8,00 12 0 12,00 6 4 6,00 6 2 6,00 5 1 5,00 7 0 7,00 72 72 7

74 445 GÖKÇEN ŞERVANLI 5 ­ J 43 11 0 43,00 80,78 9 1 9,00 9 3 9,00 8 2 8,00 8 0 8,00 2 4 2,00 7 1 7,00 86 86 8

75 719 YAĞMUR AKSOY 5 ­ D 43 11 0 43,00 80,73 8 2 8,00 12 0 12,00 6 4 6,00 6 2 6,00 5 1 5,00 6 2 6,00 86 86 9
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76 296 DEFNE ÖZEN 5 ­ J 43 11 0 43,00 80,67 6 4 6,00 11 1 11,00 9 1 9,00 5 3 5,00 5 1 5,00 7 1 7,00 86 86 8

77 488 EREN BALOKO 6 ­ A 45 9 0 45,00 80,32 6 4 6,00 11 1 11,00 8 2 8,00 7 1 7,00 5 1 5,00 8 0 8,00 64 64 1

78 572 MUHAMMED SEMİH A 5 ­ F 45 8 1 45,00 80,17 7 3 7,00 10 1 10,00 8 2 8,00 6 2 6,00 6 0 6,00 8 0 8,00 64 64 6

79 768 ALİ ÖZYÖRÜK 5 ­ I 42 12 0 42,00 80,08 9 1 9,00 11 1 11,00 6 4 6,00 7 1 7,00 3 3 3,00 6 2 6,00 100 100 9

80 521 KÜBRA METE 5 ­ E 44 10 0 44,00 79,48 5 5 5,00 11 1 11,00 9 1 9,00 5 3 5,00 6 0 6,00 8 0 8,00 72 72 10

81 138 AHMET ASLAN 5 ­ B 44 10 0 44,00 79,42 6 4 6,00 10 2 10,00 9 1 9,00 6 2 6,00 6 0 6,00 7 1 7,00 72 72 6

82 186 AYAZ TANATMIŞ 5 ­ B 44 9 1 44,00 79,42 6 4 6,00 10 1 10,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 6 2 6,00 72 72 6

83 1069 ZEKİ ZAHİR BAYRA 5 ­ C 41 13 0 41,00 79,32 6 4 6,00 12 0 12,00 8 2 8,00 5 3 5,00 4 2 4,00 6 2 6,00 114 114 15

84 121 DORUK ÖNDEŞ 5 ­ G 41 13 0 41,00 79,25 7 3 7,00 11 1 11,00 8 2 8,00 4 4 4,00 4 2 4,00 7 1 7,00 114 114 13

85 421 FATİH ETHEM GENE 5 ­ B 41 11 2 41,00 79,17 9 1 9,00 11 1 11,00 6 4 6,00 5 2 5,00 5 1 5,00 5 2 5,00 114 114 14

86 182 ASLI MELİS YALÇI 5 ­ I 43 11 0 43,00 78,97 7 3 7,00 12 0 12,00 6 4 6,00 6 2 6,00 4 2 4,00 8 0 8,00 86 86 8

87 1531 ŞABAN MERT ALKAY 5 ­ F 43 11 0 43,00 78,73 8 2 8,00 11 1 11,00 6 4 6,00 7 1 7,00 6 0 6,00 5 3 5,00 86 86 8

88 221 BEREN DOĞAN 5 ­ B 40 14 0 40,00 78,48 8 2 8,00 12 0 12,00 6 4 6,00 4 4 4,00 5 1 5,00 5 3 5,00 128 128 15

89 192 AYBİKE YALÇINKAY 5 ­ F 45 9 0 45,00 78,38 7 3 7,00 11 1 11,00 6 4 6,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 64 64 6

90 913 BEREN SOYSAL 5 ­ B 45 9 0 45,00 78,32 7 3 7,00 10 2 10,00 7 3 7,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 64 64 5

91 1102 EMRE TALHA ŞİMŞE 5 ­ H 45 7 2 45,00 78,12 7 1 7,00 7 5 7,00 10 0 10,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 64 64 6

92 797 ZELİHA ATASOY 5 ­ H 42 12 0 42,00 78,10 9 1 9,00 9 3 9,00 7 3 7,00 6 2 6,00 3 3 3,00 8 0 8,00 100 100 8

93 1585 MEHMET EFE ÖZDEM 5 ­ J 42 12 0 42,00 78,08 8 2 8,00 10 2 10,00 7 3 7,00 7 1 7,00 4 2 4,00 6 2 6,00 100 100 11

94 1370 MUHAMMED EMİN AK 5 ­ A 42 11 1 42,00 77,93 7 3 7,00 9 2 9,00 9 1 9,00 7 1 7,00 5 1 5,00 5 3 5,00 100 100 9

95 117 HÜSEYİN BAYKUŞ 5 ­ C 44 9 1 44,00 77,65 7 2 7,00 10 2 10,00 7 3 7,00 7 1 7,00 5 1 5,00 8 0 8,00 72 72 7

96 819 MELİSA ASLAN 5 ­ A 44 10 0 44,00 77,63 6 4 6,00 11 1 11,00 7 3 7,00 6 2 6,00 6 0 6,00 8 0 8,00 72 72 7

97 1430 RABİA BAYRAM 5 ­ C 39 14 1 39,00 77,58 9 1 9,00 11 1 11,00 6 4 6,00 5 3 5,00 6 0 6,00 2 5 2,00 145 145 17

98 1369 ECEM DURSUN 5 ­ A 41 13 0 41,00 77,57 7 3 7,00 11 1 11,00 7 3 7,00 7 1 7,00 2 4 2,00 7 1 7,00 114 114 12

99 363 ELİF YAREN ÖKSÜZ 5 ­ B 44 10 0 44,00 77,50 8 2 8,00 9 3 9,00 7 3 7,00 6 2 6,00 6 0 6,00 8 0 8,00 72 72 6

100 736 ZEYNEP KÜÇÜKER 5 ­ C 44 9 1 44,00 77,50 8 2 8,00 9 2 9,00 7 3 7,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 72 72 7
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101 1029 MÜKREMİN KAYRA T 5 ­ D 41 12 1 41,00 77,18 10 0 10,00 9 3 9,00 6 3 6,00 6 2 6,00 5 1 5,00 5 3 5,00 114 114 13

102 241 BİLHAN YILMAZ 5 ­ E 43 11 0 43,00 76,95 5 5 5,00 12 0 12,00 7 3 7,00 7 1 7,00 6 0 6,00 6 2 6,00 86 86 12

103 203 ALPEREN AKYÜZ 5 ­ J 43 11 0 43,00 76,88 3 7 3,00 11 1 11,00 10 0 10,00 5 3 5,00 6 0 6,00 8 0 8,00 86 86 8

104 449 GÜLBEYAZ DİLARA 5 ­ C 43 10 1 43,00 76,82 6 4 6,00 10 1 10,00 8 2 8,00 5 3 5,00 6 0 6,00 8 0 8,00 86 86 11

105 392 ERVA ERHAN 5 ­ D 43 10 1 43,00 76,77 8 2 8,00 8 3 8,00 8 2 8,00 7 1 7,00 5 1 5,00 7 1 7,00 86 86 9

106 751 ZEYNEP YAREN AYY 5 ­ H 40 9 5 40,00 76,68 9 0 9,00 9 2 9,00 7 2 7,00 7 1 7,00 2 4 2,00 6 0 6,00 128 128 10

107 166 ALPEREN ODUNKIRA 5 ­ E 40 14 0 40,00 76,52 8 2 8,00 9 3 9,00 8 2 8,00 7 1 7,00 4 2 4,00 4 4 4,00 128 128 13

108 1167 ÖZDEN NUR SARIDA 5 ­ G 42 12 0 42,00 76,37 6 4 6,00 12 0 12,00 6 4 6,00 7 1 7,00 4 2 4,00 7 1 7,00 100 100 12

109 547 MELİKE İREM KAHR 5 ­ B 42 12 0 42,00 76,23 9 1 9,00 10 2 10,00 5 5 5,00 6 2 6,00 4 2 4,00 8 0 8,00 100 100 11

110 1047 FATMA TUNCEL 5 ­ B 42 10 2 42,00 76,22 6 3 6,00 11 1 11,00 7 3 7,00 8 0 8,00 5 1 5,00 5 2 5,00 100 100 11

111 735 ZEYNEP İKRA GEDİ 5 ­ F 42 11 1 42,00 76,07 8 2 8,00 10 2 10,00 6 3 6,00 5 3 5,00 6 0 6,00 7 1 7,00 100 100 10

112 615 NİSA NUR ÇETİN 5 ­ D 42 12 0 42,00 76,00 7 3 7,00 9 3 9,00 8 2 8,00 5 3 5,00 6 0 6,00 7 1 7,00 100 100 11

113 593 MUSTAFA YİĞİT TU 5 ­ E 39 10 5 39,00 75,98 7 2 7,00 11 1 11,00 7 2 7,00 7 1 7,00 3 3 3,00 4 1 4,00 145 145 15

114 617 NURDANE İPEK KAY 5 ­ C 44 10 0 44,00 75,87 8 2 8,00 11 1 11,00 4 6 4,00 8 0 8,00 5 1 5,00 8 0 8,00 72 72 7

115 540 MEHMET KAAN FİDA 5 ­ C 39 15 0 39,00 75,70 7 3 7,00 8 4 8,00 10 0 10,00 6 2 6,00 4 2 4,00 4 4 4,00 145 145 17

116 198 AYLİN ZEHRA EKİN 5 ­ D 41 13 0 41,00 75,47 6 4 6,00 11 1 11,00 7 3 7,00 5 3 5,00 5 1 5,00 7 1 7,00 114 114 13

117 537 MEHMET ÇULHACI 5 ­ H 40 14 0 40,00 74,98 7 3 7,00 10 2 10,00 7 3 7,00 7 1 7,00 1 5 1,00 8 0 8,00 128 128 10

118 1152 MUSTAFA ENSAR KA 5 ­ C 43 11 0 43,00 74,97 6 4 6,00 10 2 10,00 7 3 7,00 6 2 6,00 6 0 6,00 8 0 8,00 86 86 11

119 628 OLGUN BURAK ÖZER 5 ­ B 43 11 0 43,00 74,97 9 1 9,00 10 2 10,00 4 6 4,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 86 86 10

120 546 MELİKE ERVA KOYU 5 ­ C 43 11 0 43,00 74,97 6 4 6,00 10 2 10,00 7 3 7,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 86 86 11

121 682 ŞEFTANE SENA ÇOB 5 ­ J 35 19 0 35,00 74,93 8 2 8,00 10 2 10,00 8 2 8,00 7 1 7,00 1 5 1,00 1 7 1,00 188 188 22

122 1530 RAHİME ELİF GÜRE 5 ­ F 43 11 0 43,00 74,83 7 3 7,00 8 4 8,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 86 86 8

123 276 BURAK KEKLİCEK 5 ­ E 40 14 0 40,00 74,75 6 4 6,00 9 3 9,00 9 1 9,00 6 2 6,00 3 3 3,00 7 1 7,00 128 128 13

124 601 NARİN DURMUŞ 5 ­ F 40 14 0 40,00 74,72 7 3 7,00 11 1 11,00 6 4 6,00 6 2 6,00 5 1 5,00 5 3 5,00 128 128 13

125 632 ÖMER YALDIZ 5 ­ J 40 12 2 40,00 74,60 8 2 8,00 8 2 8,00 8 2 8,00 7 1 7,00 4 2 4,00 5 3 5,00 128 128 14
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126 966 MERT ARİF ÇOKER 5 ­ G 40 14 0 40,00 74,58 6 4 6,00 9 3 9,00 9 1 9,00 7 1 7,00 5 1 5,00 4 4 4,00 128 128 15

127 1159 NAZİFE SÖNMEZ 5 ­ B 42 12 0 42,00 74,25 8 2 8,00 8 4 8,00 7 3 7,00 7 1 7,00 4 2 4,00 8 0 8,00 100 100 11

128 212 BERAT ELCİ 5 ­ I 39 15 0 39,00 74,22 6 4 6,00 11 1 11,00 7 3 7,00 7 1 7,00 2 4 2,00 6 2 6,00 145 145 15

129 818 ARDA KARACA 5 ­ H 39 15 0 39,00 73,90 8 2 8,00 10 2 10,00 6 4 6,00 6 2 6,00 5 1 5,00 4 4 4,00 145 145 13

130 334 ECEM BERRA CEYLA 5 ­ J 41 13 0 41,00 73,72 4 6 4,00 10 2 10,00 9 1 9,00 7 1 7,00 3 3 3,00 8 0 8,00 114 114 12

131 355 ELİF ALTUNOK 5 ­ C 41 13 0 41,00 73,68 5 5 5,00 12 0 12,00 6 4 6,00 6 2 6,00 5 1 5,00 7 1 7,00 114 114 15

132 651 RECEP MERT EMEKT 5 ­ F 41 13 0 41,00 73,62 7 3 7,00 11 1 11,00 5 5 5,00 7 1 7,00 5 1 5,00 6 2 6,00 114 114 11

133 861 BUĞLEM SANCI 5 ­ G 41 13 0 41,00 73,55 4 6 4,00 10 2 10,00 9 1 9,00 7 1 7,00 5 1 5,00 6 2 6,00 114 114 13

134 750 ZEYNEP ŞAHİN 5 ­ I 41 13 0 41,00 73,48 7 3 7,00 9 3 9,00 7 3 7,00 6 2 6,00 5 1 5,00 7 1 7,00 114 114 10

135 571 MUHAMMED EMİN AK 5 ­ I 40 14 0 40,00 73,12 6 4 6,00 11 1 11,00 6 4 6,00 7 1 7,00 2 4 2,00 8 0 8,00 128 128 11

136 677 SÜLEYMAN KERİM A 5 ­ I 40 14 0 40,00 72,95 4 6 4,00 11 1 11,00 8 2 8,00 7 1 7,00 4 2 4,00 6 2 6,00 128 128 11

137 732 ZEHRA KORKMAZ 5 ­ I 40 14 0 40,00 72,88 7 3 7,00 10 2 10,00 6 4 6,00 5 3 5,00 4 2 4,00 8 0 8,00 128 128 11

138 157 AHSEN TAV 5 ­ F 40 14 0 40,00 72,80 6 4 6,00 10 2 10,00 7 3 7,00 6 2 6,00 5 1 5,00 6 2 6,00 128 128 13

139 1373 TAHA YASİN YILDI 5 ­ A 40 14 0 40,00 72,78 5 5 5,00 11 1 11,00 7 3 7,00 5 3 5,00 6 0 6,00 6 2 6,00 128 128 13

140 509 HÜSEYİN ÖCAL 5 ­ J 37 17 0 37,00 72,78 6 4 6,00 12 0 12,00 6 4 6,00 5 3 5,00 2 4 2,00 6 2 6,00 167 167 18

141 225 BERKAY COŞKUN 5 ­ D 37 17 0 37,00 72,73 7 3 7,00 10 2 10,00 7 3 7,00 5 3 5,00 1 5 1,00 7 1 7,00 167 167 15

142 825 BÜŞRA CEREN ARSL 5 ­ D 37 16 1 37,00 72,58 9 1 9,00 9 3 9,00 6 4 6,00 6 2 6,00 2 3 2,00 5 3 5,00 167 167 15

143 246 BUĞLEM DENİZ 5 ­ B 40 14 0 40,00 72,58 9 1 9,00 8 4 8,00 6 4 6,00 5 3 5,00 6 0 6,00 6 2 6,00 128 128 15

144 394 ESLEM ENİŞ 5 ­ A 42 10 2 42,00 72,43 6 4 6,00 11 1 11,00 5 3 5,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 100 100 9

145 399 ESMA NUR KURT 5 ­ C 42 12 0 42,00 72,37 6 4 6,00 10 2 10,00 6 4 6,00 6 2 6,00 6 0 6,00 8 0 8,00 100 100 14

146 1240 HÜSEYİN DORUK KI 5 ­ D 42 12 0 42,00 72,25 8 2 8,00 7 5 7,00 7 3 7,00 7 1 7,00 5 1 5,00 8 0 8,00 100 100 11

147 896 AYSEL ÖZPINAR 5 ­ E 39 15 0 39,00 72,23 6 4 6,00 9 3 9,00 8 2 8,00 7 1 7,00 2 4 2,00 7 1 7,00 145 145 15

148 1375 ECRİN GÜVEN 5 ­ A 42 12 0 42,00 72,17 9 1 9,00 7 5 7,00 6 4 6,00 6 2 6,00 6 0 6,00 8 0 8,00 100 100 9

149 765 ZEYNEP GÖZÜKÜÇÜK 5 ­ F 39 15 0 39,00 72,05 7 3 7,00 10 2 10,00 6 4 6,00 6 2 6,00 5 1 5,00 5 3 5,00 145 145 16

150 1560 HAFSA GÜL KILIÇ 5 ­ G 39 13 2 39,00 72,05 7 3 7,00 10 2 10,00 6 3 6,00 6 2 6,00 5 1 5,00 5 2 5,00 145 145 16
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151 458 HAMZA AKPINAR 5 ­ F 36 18 0 36,00 71,95 5 5 5,00 12 0 12,00 7 3 7,00 5 3 5,00 3 3 3,00 4 4 4,00 181 181 19

152 559 METİN KAYRA PİLA 5 ­ F 41 13 0 41,00 71,68 6 4 6,00 11 1 11,00 5 5 5,00 5 3 5,00 6 0 6,00 8 0 8,00 114 114 11

153 723 YUSUF TOPLI 5 ­ J 38 16 0 38,00 71,38 4 6 4,00 10 2 10,00 9 1 9,00 6 2 6,00 4 2 4,00 5 3 5,00 160 160 15

154 1578 HAKTAN ÖZSAKARYA 5 ­ J 38 16 0 38,00 71,28 8 2 8,00 6 6 6,00 9 1 9,00 6 2 6,00 2 4 2,00 7 1 7,00 160 160 15

155 380 EMİR NACAR 5 ­ I 35 19 0 35,00 71,23 7 3 7,00 10 2 10,00 7 3 7,00 7 1 7,00 1 5 1,00 3 5 3,00 188 188 18

156 1272 MUHAMMED ALİ KOC 5 ­ F 40 14 0 40,00 71,10 5 5 5,00 11 1 11,00 6 4 6,00 7 1 7,00 4 2 4,00 7 1 7,00 128 128 13

157 144 AHMET MİRAC DİLE 5 ­ G 37 15 2 37,00 70,95 7 1 7,00 11 1 11,00 5 5 5,00 6 2 6,00 1 5 1,00 7 1 7,00 167 167 18

158 1570 EYMEN EFE ÜNALAN 5 ­ G 37 17 0 37,00 70,87 6 4 6,00 11 1 11,00 6 4 6,00 6 2 6,00 2 4 2,00 6 2 6,00 167 167 18

159 1574 SEVGİ BERİL AFŞA 5 ­ I 40 14 0 40,00 70,77 8 2 8,00 6 6 6,00 8 2 8,00 6 2 6,00 4 2 4,00 8 0 8,00 128 128 11

160 497 İKBAL GÜRBÜZ 5 ­ I 37 17 0 37,00 70,43 7 3 7,00 7 5 7,00 9 1 9,00 7 1 7,00 4 2 4,00 3 5 3,00 167 167 16

161 1526 ŞEYMA DOĞANAY 5 ­ E 39 14 1 39,00 70,30 7 3 7,00 9 3 9,00 6 3 6,00 7 1 7,00 3 3 3,00 7 1 7,00 145 145 15

162 1611 ELİF ÇETİN 5 ­ H 39 12 3 39,00 70,23 9 1 9,00 8 1 8,00 5 5 5,00 7 1 7,00 3 3 3,00 7 1 7,00 145 145 13

163 505 KADİR ÇOLAK 5 ­ F 39 15 0 39,00 70,20 7 3 7,00 10 2 10,00 5 5 5,00 6 2 6,00 5 1 5,00 6 2 6,00 145 145 16

164 516 KEREM EKİCİ 5 ­ A 39 14 1 39,00 70,15 7 3 7,00 8 3 8,00 7 3 7,00 7 1 7,00 4 2 4,00 6 2 6,00 145 145 14

165 525 MAHMUT ERDEM GÖK 5 ­ A 39 15 0 39,00 70,13 5 5 5,00 9 3 9,00 8 2 8,00 5 3 5,00 5 1 5,00 7 1 7,00 145 145 14

166 1408 FATMA AYHAN 5 ­ B 39 15 0 39,00 70,05 8 2 8,00 9 3 9,00 5 5 5,00 6 2 6,00 6 0 6,00 5 3 5,00 145 145 17

167 1107 ERVA DOĞAN 5 ­ G 36 18 0 36,00 69,90 7 3 7,00 9 3 9,00 7 3 7,00 6 2 6,00 3 3 3,00 4 4 4,00 181 181 20

168 1907 YAĞIZ EFE KOÇYİĞ 5 ­ D 33 21 0 33,00 69,75 6 4 6,00 9 3 9,00 9 1 9,00 6 2 6,00 0 6 0,00 3 5 3,00 208 208 21

169 541 MEHMET KÜÇÜKŞAHİ 5 ­ J 41 13 0 41,00 69,72 6 4 6,00 8 4 8,00 7 3 7,00 7 1 7,00 5 1 5,00 8 0 8,00 114 114 12

170 642 ÖYKÜ ELİF UTKU 5 ­ G 38 16 0 38,00 69,62 7 3 7,00 10 2 10,00 5 5 5,00 6 2 6,00 3 3 3,00 7 1 7,00 160 160 17

171 888 BETÜL SEMRA DEMİ 5 ­ B 38 16 0 38,00 69,57 8 2 8,00 8 4 8,00 6 4 6,00 6 2 6,00 2 4 2,00 8 0 8,00 160 160 19

172 208 BENHÜR YEŞİLKAYA 5 ­ F 38 16 0 38,00 69,47 7 3 7,00 9 3 9,00 6 4 6,00 5 3 5,00 4 2 4,00 7 1 7,00 160 160 18

173 493 İBRAHİM BULUT 5 ­ H 40 10 4 40,00 68,90 6 3 6,00 7 2 7,00 8 2 8,00 7 1 7,00 5 1 5,00 7 1 7,00 128 128 10

174 282 CEYHUN KEKLİCEK 5 ­ H 34 19 1 34,00 68,63 7 3 7,00 10 1 10,00 6 4 6,00 5 3 5,00 1 5 1,00 5 3 5,00 200 200 17

175 1587 YÜKSEL TİRYAKİ 5 ­ J 37 17 0 37,00 68,63 6 4 6,00 9 3 9,00 7 3 7,00 4 4 4,00 5 1 5,00 6 2 6,00 167 167 18
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176 701 TUNAHAN DOĞAN 5 ­ H 37 17 0 37,00 68,57 7 3 7,00 8 4 8,00 7 3 7,00 5 3 5,00 5 1 5,00 5 3 5,00 167 167 15

177 608 NAZ ERDOĞAN 5 ­ B 39 15 0 39,00 68,38 8 2 8,00 8 4 8,00 5 5 5,00 7 1 7,00 3 3 3,00 8 0 8,00 145 145 17

178 553 MERVE ÖZDERİN 5 ­ H 41 13 0 41,00 67,92 5 5 5,00 10 2 10,00 5 5 5,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 114 114 9

179 1475 UTKU YÜKSEL 5 ­ D 37 17 0 37,00 67,03 6 4 6,00 9 3 9,00 6 4 6,00 7 1 7,00 2 4 2,00 7 1 7,00 167 167 15

180 205 AYŞE RAVZA ÖZTAŞ 5 ­ B 37 15 2 37,00 66,72 6 4 6,00 8 3 8,00 7 3 7,00 6 2 6,00 5 0 5,00 5 3 5,00 167 167 20

181 1165 ÖYKÜ MELİS KARA 5 ­ J 34 20 0 34,00 66,65 8 2 8,00 8 4 8,00 6 4 6,00 6 2 6,00 1 5 1,00 5 3 5,00 200 200 24

182 824 EKİN KORAMAZ 5 ­ C 37 16 1 37,00 66,63 7 3 7,00 8 3 8,00 6 4 6,00 5 3 5,00 6 0 6,00 5 3 5,00 167 167 20

183 344 EGE DOĞRU 5 ­ D 37 17 0 37,00 66,63 7 3 7,00 8 4 8,00 6 4 6,00 4 4 4,00 6 0 6,00 6 2 6,00 167 167 15

184 1371 DERVİŞ KAAN YILD 5 ­ A 36 16 2 36,00 66,33 5 5 5,00 11 1 11,00 5 4 5,00 6 2 6,00 3 3 3,00 6 1 6,00 181 181 16

185 155 AHMET YASİN ÇAKI 5 ­ J 36 17 1 36,00 66,13 5 5 5,00 8 4 8,00 8 1 8,00 6 2 6,00 3 3 3,00 6 2 6,00 181 181 20

186 1577 MAHMUT YÜKSEKKAY 5 ­ J 38 16 0 38,00 65,47 7 3 7,00 7 5 7,00 6 4 6,00 6 2 6,00 6 0 6,00 6 2 6,00 160 160 15

187 373 EMİN ŞAHBAZ 5 ­ I 35 19 0 35,00 65,45 5 5 5,00 9 3 9,00 7 3 7,00 6 2 6,00 3 3 3,00 5 3 5,00 188 188 18

188 503 İREM ÖZKAYA 5 ­ D 35 19 0 35,00 65,37 7 3 7,00 9 3 9,00 5 5 5,00 3 5 3,00 4 2 4,00 7 1 7,00 188 188 19

189 1573 DAMLA NUR UÇAR 5 ­ I 37 17 0 37,00 64,90 7 3 7,00 6 6 6,00 7 3 7,00 7 1 7,00 3 3 3,00 7 1 7,00 167 167 16

190 159 ALİ ERAY EROĞLU 5 ­ E 33 21 0 33,00 63,95 4 6 4,00 9 3 9,00 8 2 8,00 4 4 4,00 3 3 3,00 5 3 5,00 208 208 20

191 640 ÖYKÜ COŞKUN 5 ­ C 38 16 0 38,00 63,90 5 5 5,00 10 2 10,00 4 6 4,00 7 1 7,00 5 1 5,00 7 1 7,00 160 160 19

192 851 HATİCE ELA AVCI 5 ­ J 35 19 0 35,00 63,68 5 5 5,00 9 3 9,00 6 4 6,00 7 1 7,00 2 4 2,00 6 2 6,00 188 188 22

193 1414 FUAT PEKŞİN 5 ­ B 30 15 9 30,00 63,62 6 4 6,00 10 2 10,00 6 4 6,00 5 3 5,00 3 2 3,00 0 0 0,00 234 234 24

194 153 AHMET ŞEKER 5 ­ H 35 19 0 35,00 63,58 3 7 3,00 10 2 10,00 7 3 7,00 8 0 8,00 4 2 4,00 3 5 3,00 188 188 16

195 1566 BELİNAY EKİNCİ 5 ­ H 30 20 4 30,00 63,42 7 2 7,00 7 2 7,00 8 2 8,00 5 3 5,00 3 3 3,00 0 8 0,00 234 234 18

196 561 BELİNAY ALTIN 5 ­ E 35 16 3 35,00 63,38 7 3 7,00 7 4 7,00 6 4 6,00 6 1 6,00 4 2 4,00 5 2 5,00 188 188 18

197 1201 SEMİH SOYTÜRK 5 ­ D 35 19 0 35,00 63,37 7 3 7,00 8 4 8,00 5 5 5,00 7 1 7,00 5 1 5,00 3 5 3,00 188 188 19

198 122 YAĞMUR HAZER 5 ­ E 32 22 0 32,00 63,20 8 2 8,00 9 3 9,00 4 6 4,00 4 4 4,00 3 3 3,00 4 4 4,00 218 218 23

199 1208 YAŞAR GÜRBÜZ 5 ­ C 37 17 0 37,00 62,95 7 3 7,00 7 5 7,00 5 5 5,00 5 3 5,00 5 1 5,00 8 0 8,00 167 167 20

200 1410 CUMA ÖZÇELİK 5 ­ B 34 20 0 34,00 62,63 6 4 6,00 7 5 7,00 7 3 7,00 6 2 6,00 4 2 4,00 4 4 4,00 200 200 21
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201 672 SUDE NAZ POTUR 5 ­ E 33 21 0 33,00 62,08 8 2 8,00 10 2 10,00 2 8 2,00 2 6 2,00 4 2 4,00 7 1 7,00 208 208 20

202 518 KERİM PINARCI 5 ­ A 33 21 0 33,00 61,97 7 3 7,00 7 5 7,00 6 4 6,00 4 4 4,00 3 3 3,00 6 2 6,00 208 208 19

203 585 MUSTAFA BOZDEMİR 5 ­ A 35 19 0 35,00 61,77 6 4 6,00 8 4 8,00 5 5 5,00 6 2 6,00 2 4 2,00 8 0 8,00 188 188 18

204 1070 DAMLA GÜNAY 5 ­ I 30 24 0 30,00 61,75 8 2 8,00 6 6 6,00 7 3 7,00 6 2 6,00 0 6 0,00 3 5 3,00 234 234 27

205 233 BETÜL GÖK 5 ­ E 35 19 0 35,00 61,68 5 5 5,00 8 4 8,00 6 4 6,00 5 3 5,00 3 3 3,00 8 0 8,00 188 188 18

206 1210 YİĞİT ALP BÖLÜK 5 ­ J 30 23 1 30,00 61,63 5 5 5,00 8 4 8,00 8 2 8,00 5 3 5,00 3 3 3,00 1 6 1,00 234 234 26

207 676 SÜLEYMAN ATAHAN 5 ­ I 32 22 0 32,00 61,48 4 6 4,00 11 1 11,00 5 5 5,00 5 3 5,00 3 3 3,00 4 4 4,00 218 218 24

208 513 KAYRA ULUCAN 5 ­ F 32 22 0 32,00 61,40 3 7 3,00 11 1 11,00 6 4 6,00 5 3 5,00 4 2 4,00 3 5 3,00 218 218 21

209 468 HAYRUNNİSA BAYRA 5 ­ D 32 19 3 32,00 61,37 6 4 6,00 8 4 8,00 6 4 6,00 6 2 6,00 2 4 2,00 4 1 4,00 218 218 23

210 124 ABDULLAH ANIL ME 5 ­ I 34 20 0 34,00 60,95 5 5 5,00 7 5 7,00 7 3 7,00 7 1 7,00 2 4 2,00 6 2 6,00 200 200 21

211 884 DEFNE NACİYE ÖZS 5 ­ I 34 18 2 34,00 60,80 8 2 8,00 6 6 6,00 5 4 5,00 4 3 4,00 3 3 3,00 8 0 8,00 200 200 21

212 1101 EMİNE NAZ ASLAN 5 ­ A 36 17 1 36,00 60,42 5 4 5,00 8 4 8,00 5 5 5,00 6 2 6,00 5 1 5,00 7 1 7,00 181 181 16

213 564 MEVLÜT EFE KANAT 5 ­ G 33 19 2 33,00 60,02 6 4 6,00 8 3 8,00 5 4 5,00 5 3 5,00 5 1 5,00 4 4 4,00 208 208 21

214 197 ANIL BOZOT 5 ­ E 33 21 0 33,00 59,95 6 4 6,00 7 5 7,00 6 4 6,00 5 3 5,00 5 1 5,00 4 4 4,00 208 208 20

215 287 DAMLA YAĞCI 5 ­ F 35 19 0 35,00 59,67 5 5 5,00 8 4 8,00 5 5 5,00 6 2 6,00 5 1 5,00 6 2 6,00 188 188 20

216 408 EYLÜL AKIN 5 ­ A 32 22 0 32,00 59,53 6 4 6,00 7 5 7,00 6 4 6,00 6 2 6,00 1 5 1,00 6 2 6,00 218 218 20

217 1186 ÖZHAN ÖZÇELİK 5 ­ D 32 21 1 32,00 59,27 6 4 6,00 8 3 8,00 5 5 5,00 5 3 5,00 5 1 5,00 3 5 3,00 218 218 23

218 1565 MEHMET ÖNER 5 ­ G 29 25 0 29,00 59,23 6 4 6,00 11 1 11,00 3 7 3,00 1 7 1,00 3 3 3,00 5 3 5,00 242 242 26

219 1563 BEYZA NURSEN SIV 5 ­ G 31 23 0 31,00 58,98 6 4 6,00 10 2 10,00 3 7 3,00 5 3 5,00 1 5 1,00 6 2 6,00 227 227 24

220 733 ZEHRA SİNEM NAYİ 5 ­ B 34 20 0 34,00 58,98 5 5 5,00 9 3 9,00 4 6 4,00 7 1 7,00 5 1 5,00 4 4 4,00 200 200 21

221 267 BUĞLEM ÖZDEMİR 5 ­ C 36 18 0 36,00 58,57 4 6 4,00 8 4 8,00 5 5 5,00 6 2 6,00 5 1 5,00 8 0 8,00 181 181 22

222 1542 İKRA NUR GÜÇ 5 ­ G 33 20 1 33,00 58,38 7 3 7,00 10 2 10,00 1 8 1,00 5 3 5,00 4 2 4,00 6 2 6,00 208 208 21

223 1582 ELMAS YILMAZ 5 ­ J 36 18 0 36,00 58,37 8 2 8,00 5 7 5,00 4 6 4,00 6 2 6,00 5 1 5,00 8 0 8,00 181 181 20

224 1584 NUR KARAAHMET 5 ­ J 33 21 0 33,00 58,28 7 3 7,00 6 6 6,00 5 5 5,00 5 3 5,00 2 4 2,00 8 0 8,00 208 208 25

225 520 KÜBRA AYTEKİN 5 ­ G 30 23 1 30,00 58,03 8 2 8,00 7 4 7,00 4 6 4,00 5 3 5,00 1 5 1,00 5 3 5,00 234 234 25
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226 335 ECRİN ARSLAN 5 ­ D 33 20 1 33,00 57,97 9 1 9,00 5 6 5,00 4 6 4,00 7 1 7,00 5 1 5,00 3 5 3,00 208 208 21

227 1561 YUSUF UÇMAZ 5 ­ G 32 22 0 32,00 57,43 6 4 6,00 7 5 7,00 5 5 5,00 5 3 5,00 4 2 4,00 5 3 5,00 218 218 23

228 934 YAĞIZ BARAN TAŞT 5 ­ C 31 23 0 31,00 57,07 5 5 5,00 9 3 9,00 4 6 4,00 6 2 6,00 1 5 1,00 6 2 6,00 227 227 24

229 164 ALİM BERK ERKARA 5 ­ F 26 28 0 26,00 57,03 6 4 6,00 8 4 8,00 6 4 6,00 3 5 3,00 0 6 0,00 3 5 3,00 252 252 26

230 803 FEYZA ERVA KARAM 5 ­ C 34 15 5 34,00 56,93 7 3 7,00 6 4 6,00 4 4 4,00 6 2 6,00 5 1 5,00 6 1 6,00 200 200 23

231 378 EMİNE NAZ TAŞAN 5 ­ A 31 23 0 31,00 56,78 7 3 7,00 6 6 6,00 5 5 5,00 6 2 6,00 2 4 2,00 5 3 5,00 227 227 21

232 715 UĞUR KOÇ 5 ­ C 23 31 0 23,00 56,55 7 3 7,00 8 4 8,00 6 4 6,00 0 8 0,00 1 5 1,00 1 7 1,00 265 265 26

233 905 YAĞMUR ZORLU 5 ­ B 33 21 0 33,00 56,32 7 3 7,00 8 4 8,00 2 8 2,00 4 4 4,00 5 1 5,00 7 1 7,00 208 208 23

234 1581 RÜMEYSA AYDOĞDU 5 ­ J 30 24 0 30,00 55,80 7 3 7,00 5 7 5,00 6 4 6,00 5 3 5,00 4 2 4,00 3 5 3,00 234 234 26

235 700 TUANA AKTAŞ 5 ­ I 32 21 1 32,00 55,52 7 3 7,00 6 5 6,00 4 6 4,00 6 2 6,00 4 2 4,00 5 3 5,00 218 218 24

236 1207 UMUT GÖKTAŞ 5 ­ I 34 20 0 34,00 55,08 4 6 4,00 6 6 6,00 6 4 6,00 8 0 8,00 5 1 5,00 5 3 5,00 200 200 21

237 795 ELA KURTCU 5 ­ E 30 22 2 30,00 54,23 4 6 4,00 8 3 8,00 5 5 5,00 5 3 5,00 3 3 3,00 5 2 5,00 234 234 26

238 548 MERCAN NİSA ÖZTÜ 5 ­ B 30 24 0 30,00 54,08 7 3 7,00 7 5 7,00 3 7 3,00 4 4 4,00 4 2 4,00 5 3 5,00 234 234 24

239 1150 MUHAMMED EMİR TO 5 ­ I 35 19 0 35,00 54,03 3 7 3,00 8 4 8,00 4 6 4,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 188 188 18

240 1520 KEREM KOÇAK 5 ­ E 27 27 0 27,00 53,83 5 5 5,00 8 4 8,00 5 5 5,00 4 4 4,00 3 3 3,00 2 6 2,00 248 248 27

241 667 SIRAT KADİM ŞEKE 5 ­ D 32 21 1 32,00 53,65 6 4 6,00 7 4 7,00 3 7 3,00 7 1 7,00 5 1 5,00 4 4 4,00 218 218 23

242 1050 ÖMER GÜL 5 ­ F 29 25 0 29,00 53,32 4 6 4,00 8 4 8,00 5 5 5,00 5 3 5,00 5 1 5,00 2 6 2,00 242 242 22

243 1237 AYSİMA CANSIZ 5 ­ I 31 23 0 31,00 53,15 3 7 3,00 7 5 7,00 6 4 6,00 6 2 6,00 2 4 2,00 7 1 7,00 227 227 26

244 1120 EYLÜL KESKİN 5 ­ E 31 22 1 31,00 52,78 6 4 6,00 4 8 4,00 6 4 6,00 7 1 7,00 4 2 4,00 4 3 4,00 227 227 24

245 920 RAVZA HÜYÜK 5 ­ F 28 14 12 28,00 52,58 6 3 6,00 7 2 7,00 4 5 4,00 6 2 6,00 4 2 4,00 1 0 1,00 245 245 24

246 785 AYŞE IŞIK 5 ­ F 29 24 1 29,00 51,40 6 4 6,00 7 5 7,00 3 6 3,00 3 5 3,00 5 1 5,00 5 3 5,00 242 242 22

247 1212 YUSUF EFE DURSUN 5 ­ C 31 21 2 31,00 51,22 5 5 5,00 7 4 7,00 3 6 3,00 7 1 7,00 3 3 3,00 6 2 6,00 227 227 24

248 1538 HAKKI GÖRKEM GÜL 5 ­ F 28 26 0 28,00 51,12 5 5 5,00 9 3 9,00 2 8 2,00 6 2 6,00 1 5 1,00 5 3 5,00 245 245 24

249 1139 MEHMET TUĞRA TAŞ 5 ­ B 25 29 0 25,00 50,47 4 6 4,00 9 3 9,00 4 6 4,00 3 5 3,00 4 2 4,00 1 7 1,00 255 255 27

250 766 SABİT MUHAMMET C 5 ­ I 27 27 0 27,00 50,13 5 5 5,00 8 4 8,00 3 7 3,00 6 2 6,00 3 3 3,00 2 6 2,00 248 248 28
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251 237 BEYZA DEMİRCİ 5 ­ F 24 17 13 24,00 49,47 7 2 7,00 4 4 4,00 6 4 6,00 4 4 4,00 3 3 3,00 0 0 0,00 261 261 29

252 650 RAMAZAN DEĞİRMEN 5 ­ J 26 28 0 26,00 49,33 4 6 4,00 6 6 6,00 6 4 6,00 5 3 5,00 2 4 2,00 3 5 3,00 252 252 28

253 350 ELÇİN AZRA AYATA 5 ­ B 25 26 3 25,00 48,82 5 5 5,00 7 2 7,00 4 6 4,00 3 5 3,00 0 6 0,00 6 2 6,00 255 255 27

254 907 CEYLİN ALKIŞ 5 ­ F 25 29 0 25,00 48,53 4 6 4,00 9 3 9,00 3 7 3,00 3 5 3,00 5 1 5,00 1 7 1,00 255 255 27

255 1163 ÖMER FARUK GÜZEL 5 ­ B 22 11 21 22,00 48,35 6 4 6,00 6 3 6,00 5 3 5,00 5 1 5,00 0 0 0,00 0 0 0,00 270 270 29

256 1122 KADRİYE BETÜL SA 5 ­ I 24 29 1 24,00 47,48 6 4 6,00 2 9 2,00 8 2 8,00 1 7 1,00 3 3 3,00 4 4 4,00 261 261 29

257 664 SELİM KAĞAN DURM 5 ­ I 23 31 0 23,00 47,38 3 7 3,00 8 4 8,00 5 5 5,00 4 4 4,00 0 6 0,00 3 5 3,00 265 265 30

258 954 NİYAZİ ÖZTÜRK 5 ­ D 23 30 1 23,00 47,30 5 5 5,00 8 4 8,00 3 6 3,00 3 5 3,00 1 5 1,00 3 5 3,00 265 265 27

259 1112 EYÜP KİP 5 ­ E 31 23 0 31,00 47,28 4 6 4,00 6 6 6,00 3 7 3,00 6 2 6,00 5 1 5,00 7 1 7,00 227 227 24

260 440 FEYZA POSTALLI 5 ­ H 22 26 6 22,00 46,50 6 4 6,00 6 6 6,00 4 6 4,00 5 3 5,00 0 3 0,00 1 4 1,00 270 270 22

261 1605 SÜLEYMAN EMRE KA 5 ­ H 27 26 1 27,00 46,30 6 3 6,00 6 6 6,00 2 8 2,00 5 3 5,00 3 3 3,00 5 3 5,00 248 248 19

262 404 ESMANUR ÖZKAYA 5 ­ G 26 26 2 26,00 45,70 3 5 3,00 7 5 7,00 4 6 4,00 4 4 4,00 2 4 2,00 6 2 6,00 252 252 27

263 322 DOĞUKAN İLHAN 5 ­ A 23 31 0 23,00 45,45 3 7 3,00 8 4 8,00 4 6 4,00 3 5 3,00 1 5 1,00 4 4 4,00 265 265 23

264 358 ELİF SARIKAYA 5 ­ B 28 26 0 28,00 44,95 5 5 5,00 6 6 6,00 2 8 2,00 4 4 4,00 6 0 6,00 5 3 5,00 245 245 26

265 529 MEDİNE DOĞAN 5 ­ F 25 29 0 25,00 44,80 3 7 3,00 6 6 6,00 5 5 5,00 5 3 5,00 3 3 3,00 3 5 3,00 255 255 27

266 746 ZEYNEP SUDE KUZU 5 ­ A 25 28 1 25,00 44,65 7 3 7,00 5 6 5,00 2 8 2,00 5 3 5,00 4 2 4,00 2 6 2,00 255 255 22

267 1569 YASİN ÇAKIR 5 ­ H 27 27 0 27,00 44,22 5 5 5,00 5 7 5,00 3 7 3,00 4 4 4,00 5 1 5,00 5 3 5,00 248 248 19

268 133 ALİ UZUN 5 ­ E 21 28 5 21,00 43,72 4 6 4,00 7 3 7,00 4 5 4,00 3 3 3,00 3 3 3,00 0 8 0,00 276 276 29

269 647 RABİA ELİF GÜMÜŞ 5 ­ F 20 32 2 20,00 43,07 4 6 4,00 6 5 6,00 5 5 5,00 1 6 1,00 1 5 1,00 3 5 3,00 284 284 31

270 452 GÜMÜŞ TÜRK 5 ­ C 20 34 0 20,00 42,87 5 5 5,00 3 9 3,00 7 3 7,00 3 5 3,00 1 5 1,00 1 7 1,00 284 284 30

271 799 MEHMET ALP ALTUN 5 ­ D 25 29 0 25,00 42,83 7 3 7,00 3 9 3,00 3 7 3,00 6 2 6,00 2 4 2,00 4 4 4,00 255 255 26

272 705 BEYZA GÜL KARABU 5 ­ A 22 31 1 22,00 42,55 4 6 4,00 6 5 6,00 4 6 4,00 4 4 4,00 3 3 3,00 1 7 1,00 270 270 24

273 506 KARDELEN KURAL 5 ­ H 22 32 0 22,00 42,33 5 5 5,00 4 8 4,00 5 5 5,00 1 7 1,00 4 2 4,00 3 5 3,00 270 270 22

274 1279 ADEM KÜRŞAT KILI 5 ­ A 21 33 0 21,00 41,88 7 3 7,00 6 6 6,00 1 9 1,00 3 5 3,00 2 4 2,00 2 6 2,00 276 276 25

275 456 HACI MEHMET KARA 5 ­ I 23 29 2 23,00 41,33 5 5 5,00 3 9 3,00 5 5 5,00 6 0 6,00 2 4 2,00 2 6 2,00 265 265 30
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276 674 BETÜL TEK 5 ­ B 19 28 7 19,00 40,40 3 7 3,00 5 7 5,00 6 4 6,00 4 4 4,00 1 5 1,00 0 1 0,00 290 290 30

277 160 ALİ KARAKAYA 5 ­ D 21 33 0 21,00 40,18 4 6 4,00 7 5 7,00 2 8 2,00 6 2 6,00 1 5 1,00 1 7 1,00 276 276 28

278 275 BUĞLEM YILMAZ 5 ­ C 22 31 1 22,00 38,72 5 5 5,00 4 7 4,00 3 7 3,00 5 3 5,00 3 3 3,00 2 6 2,00 270 270 27

279 580 MUSTAFA GÜNEY AL 5 ­ E 24 30 0 24,00 38,28 5 5 5,00 4 8 4,00 2 8 2,00 6 2 6,00 4 2 4,00 3 5 3,00 261 261 28

280 1562 EREN KAHRAMAN 5 ­ G 21 33 0 21,00 38,10 3 7 3,00 6 6 6,00 3 7 3,00 3 5 3,00 3 3 3,00 3 5 3,00 276 276 28

281 1205 TAYLAN ÖZGÜR GÜL 5 ­ F 21 33 0 21,00 37,90 4 6 4,00 3 9 3,00 5 5 5,00 4 4 4,00 3 3 3,00 2 6 2,00 276 276 30

282 453 HACI ABDULLAH ÖZ 5 ­ J 18 36 0 18,00 37,87 1 9 1,00 6 6 6,00 6 4 6,00 4 4 4,00 1 5 1,00 0 8 0,00 295 295 30

283 412 EYMEN ÇELİK 5 ­ F 20 34 0 20,00 37,38 6 4 6,00 4 8 4,00 2 8 2,00 4 4 4,00 1 5 1,00 3 5 3,00 284 284 31

284 1580 HASAN ÇELİK 5 ­ J 20 34 0 20,00 37,35 5 5 5,00 6 6 6,00 1 9 1,00 3 5 3,00 3 3 3,00 2 6 2,00 284 284 29

285 773 YAĞMUR YAĞCI 5 ­ E 17 37 0 17,00 36,98 4 6 4,00 4 8 4,00 5 5 5,00 1 7 1,00 1 5 1,00 2 6 2,00 301 301 31

286 175 ALPEREN YAMAN 5 ­ B 19 35 0 19,00 36,78 5 5 5,00 5 7 5,00 2 8 2,00 3 5 3,00 0 6 0,00 4 4 4,00 290 290 30

287 631 ÖMER BAŞEL 5 ­ G 19 35 0 19,00 36,40 2 8 2,00 3 9 3,00 7 3 7,00 3 5 3,00 3 3 3,00 1 7 1,00 290 290 29

288 1607 MESUT KABAKCI 5 ­ H 24 25 5 24,00 36,32 3 6 3,00 1 7 1,00 6 4 6,00 5 3 5,00 3 3 3,00 6 2 6,00 261 261 21

289 1545 TUNAHAN DELİKUŞ 5 ­ G 17 37 0 17,00 35,27 3 7 3,00 6 6 6,00 3 7 3,00 3 5 3,00 1 5 1,00 1 7 1,00 301 301 31

290 1160 NUSRET ŞANLI 5 ­ F 17 34 3 17,00 35,12 5 5 5,00 5 7 5,00 2 8 2,00 1 7 1,00 2 4 2,00 2 3 2,00 301 301 33

291 386 ENES DOĞAN 5 ­ C 22 32 0 22,00 35,00 2 8 2,00 5 7 5,00 3 7 3,00 4 4 4,00 4 2 4,00 4 4 4,00 270 270 27

292 435 FEVZİ ÇAKMAK 5 ­ B 19 35 0 19,00 34,92 2 8 2,00 6 6 6,00 3 7 3,00 4 4 4,00 1 5 1,00 3 5 3,00 290 290 30

293 569 MİRAÇ ASLAN 5 ­ A 21 19 14 21,00 34,40 2 4 2,00 6 3 6,00 2 5 2,00 5 2 5,00 3 3 3,00 3 2 3,00 276 276 25

294 1304 ENBİYA ÇOBAN 5 ­ B 18 36 0 18,00 34,03 3 7 3,00 4 8 4,00 4 6 4,00 5 3 5,00 1 5 1,00 1 7 1,00 295 295 33

295 955 BERAT EGE BAYKAL 5 ­ B 18 35 1 18,00 33,87 4 6 4,00 4 7 4,00 3 7 3,00 2 6 2,00 3 3 3,00 2 6 2,00 295 295 33

296 970 KADİR BERKAY KOR 5 ­ C 18 36 0 18,00 33,82 5 5 5,00 2 10 2,00 4 6 4,00 4 4 4,00 2 4 2,00 1 7 1,00 295 295 31

297 804 ELİF TEMUR 5 ­ E 20 33 1 20,00 33,53 4 6 4,00 3 9 3,00 3 6 3,00 6 2 6,00 2 4 2,00 2 6 2,00 284 284 30

298 1598 YAĞMUR TANİŞMAN 5 ­ A 20 33 1 20,00 33,45 4 6 4,00 3 8 3,00 3 7 3,00 3 5 3,00 3 3 3,00 4 4 4,00 284 284 27

299 704 TUTKU LİVA TUTKU 5 ­ I 17 32 5 17,00 33,22 3 7 3,00 3 6 3,00 5 4 5,00 2 5 2,00 1 5 1,00 3 5 3,00 301 301 32

300 168 ALPEREN KARTAL 5 ­ G 19 35 0 19,00 33,07 1 9 1,00 6 6 6,00 3 7 3,00 6 2 6,00 1 5 1,00 2 6 2,00 290 290 29
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301 127 ABDURRAHMAN AKÇA 5 ­ E 16 38 0 16,00 32,68 2 8 2,00 5 7 5,00 4 6 4,00 3 5 3,00 0 6 0,00 2 6 2,00 307 307 32

302 1572 KEMALETTİN DOĞAN 5 ­ I 16 38 0 16,00 32,53 2 8 2,00 4 8 4,00 5 5 5,00 1 7 1,00 1 5 1,00 3 5 3,00 307 307 33

303 504 KAAN MUTLU 5 ­ H 21 22 11 21,00 32,48 2 5 2,00 5 4 5,00 2 6 2,00 5 3 5,00 3 1 3,00 4 3 4,00 276 276 24

304 420 FADİME ŞAHİN 5 ­ C 21 33 0 21,00 32,28 4 6 4,00 2 10 2,00 3 7 3,00 4 4 4,00 3 3 3,00 5 3 5,00 276 276 29

305 359 AYSİMA AKTAŞ 5 ­ H 16 38 0 16,00 30,62 2 8 2,00 3 9 3,00 5 5 5,00 2 6 2,00 1 5 1,00 3 5 3,00 307 307 26

306 749 ZEYNEP SUNGUR 5 ­ G 13 35 6 13,00 30,42 4 6 4,00 6 6 6,00 1 9 1,00 1 7 1,00 1 5 1,00 0 2 0,00 316 316 32

307 206 AZRA DÜZGÜN 5 ­ D 18 18 18 18,00 30,20 5 3 5,00 2 4 2,00 2 6 2,00 6 2 6,00 1 2 1,00 2 1 2,00 295 295 29

308 220 BERAT ÖZDEMİR 5 ­ A 18 36 0 18,00 30,03 3 7 3,00 2 10 2,00 4 6 4,00 3 5 3,00 3 3 3,00 3 5 3,00 295 295 28

309 1134 MEHMET ASLAN 5 ­ A 15 39 0 15,00 29,78 6 4 6,00 3 9 3,00 1 9 1,00 2 6 2,00 2 4 2,00 1 7 1,00 310 310 29

310 837 BÜŞRA POLAT 5 ­ H 17 37 0 17,00 29,50 4 6 4,00 4 8 4,00 1 9 1,00 4 4 4,00 2 4 2,00 2 6 2,00 301 301 25

311 777 RANA BETÜL ÇAPAR 5 ­ H 11 2 41 11,00 29,20 2 2 2,00 9 0 9,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 320 320 28

312 1142 MİRAÇ FERAH 5 ­ E 13 41 0 13,00 28,52 5 5 5,00 4 8 4,00 1 9 1,00 0 8 0,00 0 6 0,00 3 5 3,00 316 316 33

313 1191 RAVZA GÜL ALDEMİ 5 ­ D 17 36 1 17,00 27,67 3 7 3,00 3 8 3,00 2 8 2,00 6 2 6,00 1 5 1,00 2 6 2,00 301 301 30

314 944 UTKU RAMAZAN AKS 5 ­ D 14 40 0 14,00 27,27 2 8 2,00 3 9 3,00 4 6 4,00 2 6 2,00 1 5 1,00 2 6 2,00 314 314 31

315 611 NİLSU EKİCİ 5 ­ E 10 20 24 10,00 26,27 5 5 5,00 4 8 4,00 1 7 1,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 322 322 34

316 1124 MARİSA SAYIM 5 ­ H 15 27 12 15,00 26,02 3 4 3,00 2 5 2,00 3 6 3,00 4 3 4,00 2 4 2,00 1 5 1,00 310 310 27

317 895 ESLEM ARAS 5 ­ C 15 39 0 15,00 24,15 3 7 3,00 3 9 3,00 1 9 1,00 3 5 3,00 3 3 3,00 2 6 2,00 310 310 32

318 342 EDA SOLAK 5 ­ D 14 40 0 14,00 23,42 3 7 3,00 2 10 2,00 2 8 2,00 2 6 2,00 2 4 2,00 3 5 3,00 314 314 31

319 792 HALİL AKPINAR 5 ­ B 11 43 0 11,00 23,17 3 7 3,00 3 9 3,00 2 8 2,00 2 6 2,00 1 5 1,00 0 8 0,00 320 320 35

320 687 ŞEVVAL GÜRTEKİN 5 ­ F 15 39 0 15,00 20,30 3 7 3,00 2 10 2,00 0 10 0,00 3 5 3,00 4 2 4,00 3 5 3,00 310 310 34

321 184 ASYA YILMAZ 5 ­ A 13 41 0 13,00 19,05 2 8 2,00 2 10 2,00 1 9 1,00 4 4 4,00 1 5 1,00 3 5 3,00 316 316 30

322 624 NURTEN ULUDOĞAN 5 ­ C 10 39 5 10,00 18,73 0 9 0,00 2 10 2,00 4 5 4,00 3 5 3,00 0 5 0,00 1 5 1,00 322 322 34

323 1591 HİDAYET YILMAZ 5 ­ C 13 36 5 13,00 17,03 0 10 0,00 2 8 2,00 2 7 2,00 5 2 5,00 3 2 3,00 1 7 1,00 316 316 33

324 709 UBEYDE AYDOĞMUŞ 5 ­ F 7 47 0 7,00 10,80 3 7 3,00 0 12 0,00 0 10 0,00 2 6 2,00 0 6 0,00 2 6 2,00 324 324 35

325 942 EMİR ZEHİR 5 ­ C 4 50 0 4,00 8,55 0 10 0,00 0 12 0,00 3 7 3,00 0 8 0,00 0 6 0,00 1 7 1,00 325 325 35



EĞİTİM YILI : 2023 ­ 2024
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SIRALAMA TÜRÜ : Puan
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757381 ­ EMEKLİ ÖĞRETMEN RAMAZAN BÜYÜKKILIÇ ORTAOKULU
KURUM SIRALI LİSTE

S.N. ÖĞR.NO ADI SOYADI SINIF D Y B N PUAN
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ SOSYAL BİLGİLER DİN KÜLTÜRÜ VE YABANCI DİL Sıralamalar

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N GNL KRM SNF

326 230 HÜSEYİN TEMİZYÜR 5 ­ B 0 0 54 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 326 326 36

ORTALAMA 35,35 17,46 1,19 35,35 65,10 6,21 3,64 6,21 8,43 3,27 8,43 6,08 3,75 6,08 5,43 2,44 5,43 3,79 2,09 3,79 5,40 2,27 5,40




