
EĞİTİM YILI : 2023 ­ 2024

SINAV : 10 ­ 8. SINIF KDS 1

SINAV TARİHİ : 29.09.2023

SIRALAMA TÜRÜ : Puan

SAYFA NO : 1

Datasis Yazılım Donanım İletişim Yayıncılık Eğitim ve Sınav Hiz. Ltd. Sti. Maltepe / İstanbul 0216 577 26 27

757381 ­ EMEKLİ ÖĞRETMEN RAMAZAN BÜYÜKKILIÇ ORTAOKULU
KURUM SIRALI LİSTE

S.N. ÖĞR.NO ADI SOYADI SINIF D Y B N PUAN
TÜRKÇE MATEMATİK FEN BİLİMLERİ T.C İNK. TAR. V DİN KÜLTÜRÜ VE YABANCI DİL Sıralamalar

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N GNL KRM SNF

1 703 İSMAİL EREN KONA 8 ­ I 52 2 0 52,00 483,25 10 0 10,00 12 0 12,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 1 1 1

2 1019 ZEHRA KARAKAYA 8 ­ F 51 3 0 51,00 479,92 10 0 10,00 12 0 12,00 9 1 9,00 7 1 7,00 5 1 5,00 8 0 8,00 4 4 2

3 862 SERDAR KAĞAN ÇAĞ 8 ­ A 51 3 0 51,00 479,92 10 0 10,00 12 0 12,00 9 1 9,00 8 0 8,00 5 1 5,00 7 1 7,00 4 4 1

4 550 RİTSA HEJAZI 8 ­ H 51 3 0 51,00 479,17 10 0 10,00 11 1 11,00 10 0 10,00 6 2 6,00 6 0 6,00 8 0 8,00 4 4 1

5 1021 AHMET SELİM ÖZTÜ 8 ­ F 50 4 0 50,00 476,58 10 0 10,00 12 0 12,00 9 1 9,00 8 0 8,00 4 2 4,00 7 1 7,00 9 9 4

6 770 SERRA TÜRK 8 ­ F 52 2 0 52,00 474,00 9 1 9,00 12 0 12,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 1 1 1

7 1071 İBRAHİM EMİN SIĞ 8 ­ I 52 2 0 52,00 473,67 9 1 9,00 11 1 11,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 1 1 1

8 988 SÜLEYMAN TEMELTA 8 ­ C 51 3 0 51,00 469,92 9 1 9,00 11 1 11,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 7 1 7,00 4 4 1

9 183 BEYZA TURAN 8 ­ D 49 5 0 49,00 462,50 10 0 10,00 10 2 10,00 10 0 10,00 7 1 7,00 5 1 5,00 7 1 7,00 12 12 2

10 1028 ZEYNEP RANA SELV 8 ­ F 51 3 0 51,00 460,33 10 0 10,00 10 2 10,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 4 4 2

11 1035 FATMA AKSU 8 ­ E 50 4 0 50,00 456,92 9 1 9,00 11 1 11,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 9 9 1

12 414 FAİK EMRE ÖZBEBİ 8 ­ D 50 4 0 50,00 456,92 10 0 10,00 11 1 11,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 9 9 1

13 410 HİLMİ EFE BOZDEM 8 ­ E 47 7 0 47,00 455,75 10 0 10,00 11 1 11,00 9 1 9,00 7 1 7,00 4 2 4,00 6 2 6,00 24 24 2

14 257 MELEK ESİLA DEMİ 8 ­ F 49 5 0 49,00 453,17 9 1 9,00 11 1 11,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 6 2 6,00 12 12 5

15 235 ŞEVVAL SÖNMEZ 8 ­ A 49 4 1 49,00 453,17 9 1 9,00 11 1 11,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 6 1 6,00 12 12 2

16 371 TUĞBA SUBAY 8 ­ A 49 5 0 49,00 453,17 10 0 10,00 11 1 11,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 12 12 2

17 401 HALİL İBRAHİM AY 8 ­ J 46 8 0 46,00 451,58 9 1 9,00 11 1 11,00 10 0 10,00 4 4 4,00 5 1 5,00 7 1 7,00 35 35 2

18 1381 YUSUF EREN SIVAC 8 ­ C 48 6 0 48,00 449,75 9 1 9,00 12 0 12,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 6 2 6,00 18 18 3

19 956 EYMEN ARAS ÇELİK 8 ­ I 48 6 0 48,00 449,50 9 1 9,00 10 2 10,00 10 0 10,00 8 0 8,00 5 1 5,00 6 2 6,00 18 18 3

20 163 SAADET CEREN COŞ 8 ­ A 48 6 0 48,00 449,42 10 0 10,00 11 1 11,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 6 2 6,00 18 18 4

21 846 VEHBİ BERKAY KAY 8 ­ A 47 7 0 47,00 446,08 9 1 9,00 11 1 11,00 9 1 9,00 7 1 7,00 5 1 5,00 6 2 6,00 24 24 5

22 791 ÖYKÜ GÜL ÇOBANOĞ 8 ­ I 47 7 0 47,00 445,75 9 1 9,00 10 2 10,00 10 0 10,00 6 2 6,00 5 1 5,00 7 1 7,00 24 24 4

23 894 ELİF AZRA ŞARLI 8 ­ C 49 5 0 49,00 443,92 8 2 8,00 11 1 11,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 7 1 7,00 12 12 2

24 582 ALPEREN SOYSAL 8 ­ G 48 6 0 48,00 439,83 9 1 9,00 10 2 10,00 9 1 9,00 6 2 6,00 6 0 6,00 8 0 8,00 18 18 2

25 917 ZEYNEP FİLİZ TUN 8 ­ H 47 7 0 47,00 436,50 9 1 9,00 10 2 10,00 9 1 9,00 8 0 8,00 5 1 5,00 6 2 6,00 24 24 2
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26 1020 CEMRE TUNÇ 8 ­ J 47 7 0 47,00 435,75 10 0 10,00 9 3 9,00 9 1 9,00 6 2 6,00 6 0 6,00 7 1 7,00 24 24 1

27 767 MASAL BEHİYE ATK 8 ­ G 49 5 0 49,00 434,33 8 2 8,00 10 2 10,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 12 12 1

28 634 ALMİNA BULDUK 8 ­ D 48 2 4 48,00 430,58 10 0 10,00 10 0 10,00 7 2 7,00 8 0 8,00 6 0 6,00 7 0 7,00 18 18 3

29 977 ZEYNEP DURU AKSO 8 ­ C 48 6 0 48,00 430,25 8 2 8,00 9 3 9,00 10 0 10,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 18 18 3

30 759 SADULLAH EREN ÖZ 8 ­ F 45 9 0 45,00 429,33 9 1 9,00 11 1 11,00 8 2 8,00 8 0 8,00 5 1 5,00 4 4 4,00 41 41 8

31 97 NAZRA SİNE ALTIN 8 ­ F 47 6 1 47,00 427,58 9 0 9,00 11 1 11,00 7 3 7,00 8 0 8,00 5 1 5,00 7 1 7,00 24 24 6

32 872 FARUK TAHA BÜBER 8 ­ G 47 5 2 47,00 426,92 9 1 9,00 9 2 9,00 9 1 9,00 7 1 7,00 5 0 5,00 8 0 8,00 24 24 3

33 19 GÖKNUR SUDE ŞAHİ 8 ­ B 47 7 0 47,00 426,83 9 1 9,00 10 2 10,00 8 2 8,00 8 0 8,00 6 0 6,00 6 2 6,00 24 24 1

34 1195 ALİ RAFET GENÇOĞ 8 ­ I 47 7 0 47,00 426,83 10 0 10,00 10 2 10,00 7 3 7,00 8 0 8,00 6 0 6,00 6 2 6,00 24 24 4

35 20 SERAP ZENGİN 8 ­ H 42 6 6 42,00 426,67 10 0 10,00 9 3 9,00 10 0 10,00 8 0 8,00 5 1 5,00 0 2 0,00 69 69 4

36 74 ALEYNA NUR BULUT 8 ­ C 47 7 0 47,00 426,50 10 0 10,00 9 3 9,00 8 2 8,00 8 0 8,00 6 0 6,00 6 2 6,00 24 24 5

37 54 SERHAN KORKMAZYİ 8 ­ B 46 8 0 46,00 423,83 9 1 9,00 11 1 11,00 7 3 7,00 7 1 7,00 5 1 5,00 7 1 7,00 35 35 3

38 42 MUSTAFA EMİR ADI 8 ­ F 46 8 0 46,00 423,83 8 2 8,00 11 1 11,00 8 2 8,00 7 1 7,00 5 1 5,00 7 1 7,00 35 35 7

39 771 SALİH ÖREN 8 ­ J 46 8 0 46,00 423,50 7 3 7,00 10 2 10,00 10 0 10,00 8 0 8,00 5 1 5,00 6 2 6,00 35 35 2

40 1525 SUUDİYE TEMİZYÜR 8 ­ D 45 9 0 45,00 419,33 9 1 9,00 10 2 10,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 5 3 5,00 41 41 4

41 202 NİSANUR GÖKTÜRK 8 ­ B 42 12 0 42,00 417,67 9 1 9,00 11 1 11,00 8 2 8,00 6 2 6,00 6 0 6,00 2 6 2,00 69 69 8

42 796 ALPEREN ÇATALKAY 8 ­ B 47 6 1 47,00 417,25 9 1 9,00 9 2 9,00 8 2 8,00 8 0 8,00 6 0 6,00 7 1 7,00 24 24 1

43 1424 EFSANUR YILDIRIM 8 ­ F 44 8 2 44,00 416,33 9 0 9,00 11 1 11,00 7 3 7,00 7 1 7,00 5 1 5,00 5 2 5,00 45 45 10

44 774 MELİH ÇOBAN 8 ­ F 44 10 0 44,00 415,58 9 1 9,00 10 2 10,00 8 2 8,00 6 2 6,00 6 0 6,00 5 3 5,00 45 45 10

45 2008 GÖRKEM AKSOY 8 ­ B 46 8 0 46,00 414,58 8 2 8,00 11 1 11,00 7 3 7,00 8 0 8,00 5 1 5,00 7 1 7,00 35 35 3

46 424 BÜŞRA GENEL 8 ­ H 46 7 1 46,00 413,92 8 2 8,00 9 2 9,00 9 1 9,00 7 1 7,00 5 1 5,00 8 0 8,00 35 35 3

47 125 YAĞMUR ASLAN 8 ­ C 43 11 0 43,00 412,67 9 1 9,00 10 2 10,00 8 2 8,00 8 0 8,00 4 2 4,00 4 4 4,00 57 57 8

48 216 ARDA AKŞİT 8 ­ J 43 11 0 43,00 412,17 8 2 8,00 11 1 11,00 8 2 8,00 4 4 4,00 6 0 6,00 6 2 6,00 57 57 4

49 379 MELİKE YILDIRIM 8 ­ A 43 11 0 43,00 411,92 9 1 9,00 9 3 9,00 9 1 9,00 8 0 8,00 5 1 5,00 3 5 3,00 57 57 7

50 532 ARDA BOZOT 8 ­ B 43 9 2 43,00 411,50 9 1 9,00 9 3 9,00 9 1 9,00 7 0 7,00 6 0 6,00 3 4 3,00 57 57 6
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51 375 REYHAN TUNÇ 8 ­ F 45 9 0 45,00 410,17 8 2 8,00 9 3 9,00 9 1 9,00 8 0 8,00 5 1 5,00 6 2 6,00 41 41 8

52 903 HALİL DENİZ YAĞC 8 ­ I 45 5 4 45,00 410,08 7 2 7,00 10 1 10,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 5 1 5,00 41 41 6

53 28 ELA SU UYANIK 8 ­ I 42 10 2 42,00 408,08 8 2 8,00 10 0 10,00 9 1 9,00 6 2 6,00 6 0 6,00 3 5 3,00 69 69 8

54 1398 ÖMER FARUK ÜNAL 8 ­ F 42 11 1 42,00 408,08 8 2 8,00 10 2 10,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 2 5 2,00 69 69 13

55 820 YAĞIZALP UÇAR 8 ­ C 44 10 0 44,00 407,17 8 2 8,00 10 2 10,00 8 2 8,00 7 1 7,00 4 2 4,00 7 1 7,00 45 45 6

56 1000 CEYLİN TUTKU GÜL 8 ­ G 44 9 1 44,00 407,08 7 3 7,00 11 1 11,00 8 2 8,00 8 0 8,00 5 0 5,00 5 3 5,00 45 45 4

57 914 SÜMEYYE KOÇAK 8 ­ E 44 9 1 44,00 406,75 8 2 8,00 10 2 10,00 8 2 8,00 7 1 7,00 5 1 5,00 6 1 6,00 45 45 3

58 60 ZEHRA VALİYEVA 8 ­ G 44 10 0 44,00 406,33 9 1 9,00 10 2 10,00 7 3 7,00 6 2 6,00 6 0 6,00 6 2 6,00 45 45 4

59 618 ŞEVKİ ENES ARSLA 8 ­ B 41 13 0 41,00 404,75 9 1 9,00 10 2 10,00 8 2 8,00 5 3 5,00 5 1 5,00 4 4 4,00 82 82 10

60 304 RABİA UZUN 8 ­ B 43 11 0 43,00 402,92 7 3 7,00 11 1 11,00 8 2 8,00 8 0 8,00 6 0 6,00 3 5 3,00 57 57 6

61 1425 İBRAHİM ETHEM ŞA 8 ­ G 43 11 0 43,00 402,58 8 2 8,00 10 2 10,00 8 2 8,00 5 3 5,00 6 0 6,00 6 2 6,00 57 57 6

62 37 ÖMER KAAN NEHİR 8 ­ C 42 10 2 42,00 399,25 9 1 9,00 10 2 10,00 7 3 7,00 8 0 8,00 5 1 5,00 3 3 3,00 69 69 11

63 1384 YUSUF ALİ ÇEVİK 8 ­ D 42 12 0 42,00 399,25 8 2 8,00 10 2 10,00 8 2 8,00 6 2 6,00 5 1 5,00 5 3 5,00 69 69 6

64 625 EGE KILIÇDOĞAN 8 ­ B 42 9 3 42,00 399,17 5 3 5,00 11 1 11,00 10 0 10,00 8 0 8,00 6 0 6,00 2 5 2,00 69 69 8

65 41 TOLGA EMRE TURHA 8 ­ F 42 12 0 42,00 398,92 9 1 9,00 9 3 9,00 8 2 8,00 5 3 5,00 5 1 5,00 6 2 6,00 69 69 13

66 843 ZEYNEP UZ 8 ­ I 39 15 0 39,00 398,08 9 1 9,00 10 2 10,00 8 2 8,00 4 4 4,00 3 3 3,00 5 3 5,00 100 100 13

67 721 AHMET SAİD YAĞIC 8 ­ A 44 10 0 44,00 396,75 8 2 8,00 9 3 9,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 6 2 6,00 45 45 6

68 560 ZEYNEP ALYA VAR 8 ­ E 44 9 1 44,00 396,50 9 1 9,00 7 5 7,00 9 1 9,00 6 1 6,00 5 1 5,00 8 0 8,00 45 45 3

69 728 DAMLA GÖKÇE SALT 8 ­ E 44 8 2 44,00 396,42 9 1 9,00 8 4 8,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 6 0 6,00 45 45 3

70 981 ŞERİFE SENA YILM 8 ­ J 41 11 2 41,00 395,92 7 3 7,00 10 1 10,00 9 0 9,00 5 3 5,00 4 2 4,00 6 2 6,00 82 82 6

71 890 KAAN COŞKUN 8 ­ A 41 13 0 41,00 395,50 9 1 9,00 10 2 10,00 7 3 7,00 7 1 7,00 5 1 5,00 3 5 3,00 82 82 8

72 490 NEHİR SU GÜNER 8 ­ F 43 9 2 43,00 393,17 8 2 8,00 7 3 7,00 10 0 10,00 6 2 6,00 4 2 4,00 8 0 8,00 57 57 12

73 391 NİLSU AYBİRDİ 8 ­ E 43 11 0 43,00 393,08 9 1 9,00 8 4 8,00 8 2 8,00 7 1 7,00 5 1 5,00 6 2 6,00 57 57 6

74 1557 EYLÜL ECE ÖZCAN 8 ­ E 43 11 0 43,00 392,42 9 1 9,00 6 6 6,00 10 0 10,00 7 1 7,00 5 1 5,00 6 2 6,00 57 57 6

75 1290 EZGİ BÜYÜKKARAHA 8 ­ C 42 11 1 42,00 389,67 8 2 8,00 9 2 9,00 8 2 8,00 8 0 8,00 5 1 5,00 4 4 4,00 69 69 11
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76 487 CAFER TURAN TANI 8 ­ E 42 10 2 42,00 389,33 8 2 8,00 8 4 8,00 9 1 9,00 7 1 7,00 5 1 5,00 5 1 5,00 69 69 8

77 1541 BELİNAY ÇAKIR 8 ­ C 44 8 2 44,00 387,50 7 3 7,00 9 1 9,00 8 2 8,00 8 0 8,00 6 0 6,00 6 2 6,00 45 45 6

78 388 BEYZA GÜL YILMAZ 8 ­ B 44 10 0 44,00 387,50 7 3 7,00 9 3 9,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 45 45 5

79 1396 KÜBRA NUR PINAR 8 ­ I 41 11 2 41,00 385,92 7 3 7,00 9 2 9,00 9 1 9,00 5 3 5,00 5 1 5,00 6 1 6,00 82 82 10

80 501 CENGİZHAN DURSUN 8 ­ D 36 18 0 36,00 385,75 9 1 9,00 8 4 8,00 10 0 10,00 4 4 4,00 4 2 4,00 1 7 1,00 127 127 8

81 976 YİĞİT MUSA SEÇER 8 ­ G 41 13 0 41,00 385,17 8 2 8,00 8 4 8,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 2 6 2,00 82 82 7

82 710 AYAZ KAYMAK 8 ­ F 38 16 0 38,00 384,67 8 2 8,00 10 2 10,00 8 2 8,00 4 4 4,00 4 2 4,00 4 4 4,00 107 107 16

83 329 ECRİN EMİNE TEMİ 8 ­ C 43 11 0 43,00 384,17 8 2 8,00 9 3 9,00 7 3 7,00 7 1 7,00 5 1 5,00 7 1 7,00 57 57 8

84 1426 YASER ARSLAN 8 ­ A 40 14 0 40,00 382,58 8 2 8,00 9 3 9,00 8 2 8,00 8 0 8,00 4 2 4,00 3 5 3,00 95 95 10

85 1380 EMİNE ÖZDEMİR 8 ­ A 37 17 0 37,00 381,25 8 2 8,00 11 1 11,00 7 3 7,00 5 3 5,00 4 2 4,00 2 6 2,00 115 115 13

86 1055 ENES TAHA KOÇYİĞ 8 ­ I 42 10 2 42,00 380,00 9 1 9,00 9 3 9,00 6 4 6,00 8 0 8,00 6 0 6,00 4 2 4,00 69 69 8

87 850 TEKİNABREK ALICI 8 ­ H 42 11 1 42,00 379,75 8 2 8,00 7 4 7,00 9 1 9,00 7 1 7,00 5 1 5,00 6 2 6,00 69 69 4

88 814 BAHA BERKAY AĞCA 8 ­ H 39 15 0 39,00 379,25 7 3 7,00 9 3 9,00 9 1 9,00 8 0 8,00 3 3 3,00 3 5 3,00 100 100 8

89 93 BERRİN AY ALDEMİ 8 ­ F 39 15 0 39,00 378,50 9 1 9,00 8 4 8,00 8 2 8,00 7 1 7,00 4 2 4,00 3 5 3,00 100 100 15

90 985 BURAK HAMZA ÖZKA 8 ­ A 39 13 2 39,00 378,00 7 3 7,00 9 3 9,00 9 1 9,00 6 2 6,00 6 0 6,00 2 4 2,00 100 100 11

91 535 ENES SOYER 8 ­ E 36 16 2 36,00 377,58 7 3 7,00 10 1 10,00 9 1 9,00 4 3 4,00 3 3 3,00 3 5 3,00 127 127 9

92 27 BETÜL KIRTIRAŞ 8 ­ C 41 12 1 41,00 377,50 6 3 6,00 9 3 9,00 9 1 9,00 8 0 8,00 3 3 3,00 6 2 6,00 82 82 13

93 958 HÜMEYRA KILIÇ 8 ­ G 41 13 0 41,00 377,33 7 3 7,00 11 1 11,00 6 4 6,00 6 2 6,00 5 1 5,00 6 2 6,00 82 82 7

94 99 HASAN SAVAŞ 8 ­ A 41 9 4 41,00 376,92 5 5 5,00 11 0 11,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 4 1 4,00 82 82 8

95 855 AHMET SELVİ 8 ­ B 41 12 1 41,00 376,67 9 1 9,00 9 2 9,00 6 4 6,00 7 1 7,00 5 1 5,00 5 3 5,00 82 82 10

96 48 FERİDE ALPASLAN 8 ­ B 41 12 1 41,00 376,25 7 3 7,00 9 2 9,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 4 4 4,00 82 82 10

97 314 CEYLİN ÇETİN 8 ­ G 41 11 2 41,00 375,92 8 2 8,00 8 4 8,00 8 2 8,00 6 1 6,00 6 0 6,00 5 2 5,00 82 82 7

98 1062 DİLARA YEŞİLKAYA 8 ­ I 43 11 0 43,00 373,92 9 1 9,00 6 6 6,00 8 2 8,00 7 1 7,00 5 1 5,00 8 0 8,00 57 57 7

99 740 ELİF MIZRAK 8 ­ I 40 14 0 40,00 372,25 10 0 10,00 7 5 7,00 7 3 7,00 8 0 8,00 5 1 5,00 3 5 3,00 95 95 11

100 68 GÜNEY DÜLDÜL 8 ­ H 39 15 0 39,00 369,50 7 3 7,00 10 2 10,00 7 3 7,00 5 3 5,00 5 1 5,00 5 3 5,00 100 100 8
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101 434 TUĞÇE UZUN 8 ­ I 39 15 0 39,00 368,83 9 1 9,00 8 4 8,00 7 3 7,00 7 1 7,00 5 1 5,00 3 5 3,00 100 100 13

102 324 HAYAT ÖRNEK 8 ­ D 44 8 2 44,00 368,33 9 1 9,00 7 3 7,00 6 4 6,00 8 0 8,00 6 0 6,00 8 0 8,00 45 45 5

103 52 DURMUŞ İSMAİL ŞA 8 ­ H 41 13 0 41,00 367,42 7 3 7,00 9 3 9,00 7 3 7,00 8 0 8,00 5 1 5,00 5 3 5,00 82 82 6

104 248 ZEYNEP BOZBIYIK 8 ­ F 38 16 0 38,00 365,42 6 4 6,00 9 3 9,00 9 1 9,00 6 2 6,00 5 1 5,00 3 5 3,00 107 107 16

105 470 FATMA MELİKE GÖK 8 ­ I 38 10 6 38,00 364,08 9 1 9,00 5 3 5,00 10 0 10,00 6 2 6,00 5 1 5,00 3 3 3,00 107 107 16

106 255 ELİF MAZE CANKUR 8 ­ C 43 11 0 43,00 363,92 9 1 9,00 5 7 5,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 8 0 8,00 57 57 8

107 1394 FATMA BETÜL BAYR 8 ­ I 40 13 1 40,00 363,33 7 3 7,00 8 3 8,00 8 2 8,00 6 2 6,00 5 1 5,00 6 2 6,00 95 95 11

108 357 TAHA ÇETİN 8 ­ G 40 13 1 40,00 363,00 7 3 7,00 7 4 7,00 9 1 9,00 8 0 8,00 5 1 5,00 4 4 4,00 95 95 11

109 599 HAZAL GÜRBÜZ 8 ­ H 40 13 1 40,00 362,92 6 4 6,00 8 3 8,00 9 1 9,00 5 3 5,00 6 0 6,00 6 2 6,00 95 95 7

110 79 RAVZA SENA ÇAT 8 ­ A 37 12 5 37,00 361,33 9 0 9,00 8 4 8,00 7 2 7,00 7 1 7,00 5 0 5,00 1 5 1,00 115 115 13

111 1002 SİNEM AKPINAR 8 ­ J 42 6 6 42,00 360,17 8 2 8,00 5 1 5,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 69 69 5

112 1022 MÜBERRA ER 8 ­ E 36 15 3 36,00 356,58 9 1 9,00 5 6 5,00 10 0 10,00 5 3 5,00 5 1 5,00 2 4 2,00 127 127 9

113 1392 NAFİYE ELA ERDOĞ 8 ­ G 41 12 1 41,00 356,50 9 1 9,00 4 7 4,00 9 1 9,00 7 1 7,00 5 1 5,00 7 1 7,00 82 82 7

114 979 ZEYNEP YAĞMUR ÇA 8 ­ J 38 15 1 38,00 355,50 8 2 8,00 7 5 7,00 8 2 8,00 6 2 6,00 5 1 5,00 4 3 4,00 107 107 7

115 1390 LÜTFİ EFE AYDIN 8 ­ D 38 13 3 38,00 354,75 8 2 8,00 6 5 6,00 9 1 9,00 4 2 4,00 6 0 6,00 5 3 5,00 107 107 7

116 510 HÜSEYİN ARDA SAR 8 ­ A 37 15 2 37,00 353,25 7 3 7,00 9 3 9,00 7 3 7,00 7 1 7,00 3 3 3,00 4 2 4,00 115 115 13

117 1049 YUNUS EMRE AVCI 8 ­ G 37 15 2 37,00 352,92 7 2 7,00 8 3 8,00 8 2 8,00 6 2 6,00 3 3 3,00 5 3 5,00 115 115 12

118 630 ZEYNEP KÜÇÜK 8 ­ J 37 16 1 37,00 352,42 8 2 8,00 9 2 9,00 6 4 6,00 5 3 5,00 5 1 5,00 4 4 4,00 115 115 9

119 2013 EDA KORKMAZ 8 ­ J 37 14 3 37,00 351,00 8 2 8,00 6 4 6,00 9 0 9,00 6 2 6,00 6 0 6,00 2 6 2,00 115 115 9

120 731 BERAT İHSAN SIVA 8 ­ I 39 13 2 39,00 350,33 6 4 6,00 8 4 8,00 8 2 8,00 7 1 7,00 5 1 5,00 5 1 5,00 100 100 13

121 690 İREM ULUSOY 8 ­ I 33 19 2 33,00 347,17 10 0 10,00 8 3 8,00 6 4 6,00 5 3 5,00 3 3 3,00 1 6 1,00 152 152 23

122 866 MUSTAFA DOĞAN 8 ­ J 35 17 2 35,00 344,25 10 0 10,00 7 4 7,00 6 4 6,00 3 4 3,00 5 1 5,00 4 4 4,00 131 131 12

123 1529 BARKIN ULAÇ DEMİ 8 ­ I 37 17 0 37,00 342,42 9 1 9,00 8 4 8,00 5 5 5,00 6 2 6,00 6 0 6,00 3 5 3,00 115 115 17

124 1093 OKAN OYMAN 8 ­ A 34 20 0 34,00 341,92 8 2 8,00 10 2 10,00 5 5 5,00 4 4 4,00 4 2 4,00 3 5 3,00 138 138 18

125 783 EMİRHAN YILMAZ 8 ­ I 34 19 1 34,00 340,17 10 0 10,00 6 5 6,00 7 3 7,00 4 4 4,00 5 1 5,00 2 6 2,00 138 138 20
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126 605 EBUBEKİR KÜÇÜKŞA 8 ­ E 33 21 0 33,00 337,08 7 3 7,00 8 4 8,00 8 2 8,00 5 3 5,00 5 1 5,00 0 8 0,00 152 152 13

127 859 ZEYNEP SOLAK 8 ­ F 38 15 1 38,00 336,92 5 5 5,00 8 3 8,00 8 2 8,00 7 1 7,00 6 0 6,00 4 4 4,00 107 107 16

128 860 EMİRHAN KÖKVER 8 ­ J 38 15 1 38,00 336,25 10 0 10,00 6 5 6,00 5 5 5,00 6 2 6,00 6 0 6,00 5 3 5,00 107 107 7

129 2048 ECRİN EDA KALAYL 8 ­ A 35 8 11 35,00 334,92 7 3 7,00 8 1 8,00 7 3 7,00 7 1 7,00 6 0 6,00 0 0 0,00 131 131 16

130 291 DİDEM NAZ KADIOĞ 8 ­ H 37 13 4 37,00 333,00 8 1 8,00 5 4 5,00 8 2 8,00 7 1 7,00 4 2 4,00 5 3 5,00 115 115 10

131 251 MELİSA TOK 8 ­ C 37 16 1 37,00 332,58 8 2 8,00 5 6 5,00 8 2 8,00 6 2 6,00 5 1 5,00 5 3 5,00 115 115 14

132 758 YİĞİT GÜRBÜZ 8 ­ E 34 18 2 34,00 331,67 8 2 8,00 7 5 7,00 7 3 7,00 7 1 7,00 4 2 4,00 1 5 1,00 138 138 11

133 925 MERT ERDOĞAN 8 ­ H 34 20 0 34,00 331,58 6 4 6,00 8 4 8,00 8 2 8,00 5 3 5,00 5 1 5,00 2 6 2,00 138 138 11

134 713 KUTAY KAYIŞ 8 ­ J 34 20 0 34,00 331,25 8 2 8,00 7 5 7,00 7 3 7,00 3 5 3,00 5 1 5,00 4 4 4,00 138 138 15

135 834 MUSTAFA KARACAOĞ 8 ­ F 33 19 2 33,00 329,25 6 4 6,00 11 1 11,00 5 5 5,00 7 1 7,00 4 1 4,00 0 7 0,00 152 152 20

136 438 ZELHANUR ARSLAN 8 ­ B 33 21 0 33,00 327,42 6 4 6,00 8 4 8,00 8 2 8,00 3 5 3,00 6 0 6,00 2 6 2,00 152 152 14

137 874 MEHMET EROL 8 ­ J 35 19 0 35,00 326,08 7 3 7,00 8 4 8,00 6 4 6,00 5 3 5,00 5 1 5,00 4 4 4,00 131 131 12

138 730 ABDİEREN TOKER 8 ­ A 35 19 0 35,00 325,08 10 0 10,00 5 7 5,00 6 4 6,00 6 2 6,00 5 1 5,00 3 5 3,00 131 131 16

139 111 ÖMER KAAN KOÇ 8 ­ I 37 17 0 37,00 323,67 7 3 7,00 6 6 6,00 7 3 7,00 6 2 6,00 5 1 5,00 6 2 6,00 115 115 17

140 24 ATLAS DORUK MUTL 8 ­ F 37 17 0 37,00 322,92 6 4 6,00 5 7 5,00 9 1 9,00 7 1 7,00 6 0 6,00 4 4 4,00 115 115 19

141 1389 SERPİL ÖCAL 8 ­ E 34 20 0 34,00 322,08 8 2 8,00 6 6 6,00 7 3 7,00 6 2 6,00 4 2 4,00 3 5 3,00 138 138 11

142 845 YUSUF BAŞCI 8 ­ F 31 22 1 31,00 321,92 7 3 7,00 9 2 9,00 6 4 6,00 3 5 3,00 2 4 2,00 4 4 4,00 178 178 26

143 960 MEHMET YAŞILAK 8 ­ C 36 18 0 36,00 320,75 8 2 8,00 6 6 6,00 6 4 6,00 8 0 8,00 3 3 3,00 5 3 5,00 127 127 15

144 1299 RASİM EFE TAŞ 8 ­ B 33 18 3 33,00 319,17 9 1 9,00 6 5 6,00 6 4 6,00 5 3 5,00 2 2 2,00 5 3 5,00 152 152 14

145 940 AZRA ÜNAL 8 ­ B 33 12 9 33,00 319,08 8 1 8,00 7 2 7,00 6 3 6,00 4 3 4,00 3 0 3,00 5 3 5,00 152 152 14

146 51 FATMA NUR EKİCİ 8 ­ J 33 21 0 33,00 317,92 6 4 6,00 6 6 6,00 9 1 9,00 6 2 6,00 5 1 5,00 1 7 1,00 152 152 17

147 351 MUZAFFER BAKİ BE 8 ­ A 38 16 0 38,00 316,75 7 3 7,00 3 9 3,00 9 1 9,00 8 0 8,00 6 0 6,00 5 3 5,00 107 107 12

148 356 MELİH CEYLAN 8 ­ I 35 17 2 35,00 316,50 7 3 7,00 7 4 7,00 6 4 6,00 6 2 6,00 5 1 5,00 4 3 4,00 131 131 19

149 1027 EGEMEN ELİUZ 8 ­ G 35 18 1 35,00 316,17 5 5 5,00 6 5 6,00 9 1 9,00 6 2 6,00 5 1 5,00 4 4 4,00 131 131 13

150 303 HÜSEYİN YALÇIN 8 ­ J 35 19 0 35,00 315,42 9 1 9,00 5 7 5,00 6 4 6,00 7 1 7,00 6 0 6,00 2 6 2,00 131 131 12
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151 755 MENGÜ AZRA YEŞİL 8 ­ A 32 22 0 32,00 315,33 7 3 7,00 7 5 7,00 7 3 7,00 5 3 5,00 3 3 3,00 3 5 3,00 167 167 19

152 188 MEHMET TOKSÖZ 8 ­ F 32 22 0 32,00 314,83 8 2 8,00 8 4 8,00 5 5 5,00 4 4 4,00 5 1 5,00 2 6 2,00 167 167 24

153 1595 BURAK BAYKAL 8 ­ I 34 20 0 34,00 312,00 7 3 7,00 6 6 6,00 7 3 7,00 6 2 6,00 6 0 6,00 2 6 2,00 138 138 20

154 264 AZRA YIKILMAZ 8 ­ D 34 13 7 34,00 311,75 9 1 9,00 4 3 4,00 7 2 7,00 5 3 5,00 5 1 5,00 4 3 4,00 138 138 9

155 26 AHMET ERSOY 8 ­ F 33 21 0 33,00 310,67 4 6 4,00 12 0 12,00 4 6 4,00 4 4 4,00 5 1 5,00 4 4 4,00 152 152 20

156 353 ADEM ÇAĞAN ÇINAR 8 ­ C 33 21 0 33,00 308,75 7 3 7,00 5 7 5,00 8 2 8,00 6 2 6,00 4 2 4,00 3 5 3,00 152 152 18

157 1197 EBRAR KARAHANÇER 8 ­ I 33 21 0 33,00 308,42 9 1 9,00 4 8 4,00 7 3 7,00 8 0 8,00 4 2 4,00 1 7 1,00 152 152 23

158 77 RABİA ŞAHİNER 8 ­ D 32 20 2 32,00 306,08 7 3 7,00 7 3 7,00 6 4 6,00 6 2 6,00 3 3 3,00 3 5 3,00 167 167 12

159 90 NECLA NUR KOÇAK 8 ­ F 32 17 5 32,00 304,17 8 2 8,00 5 3 5,00 7 3 7,00 6 2 6,00 6 0 6,00 0 7 0,00 167 167 24

160 1382 BERAT MUHSİN ÖZC 8 ­ B 34 20 0 34,00 303,17 5 5 5,00 6 6 6,00 8 2 8,00 5 3 5,00 5 1 5,00 5 3 5,00 138 138 13

161 878 TALHA ENES GÖSTA 8 ­ C 34 20 0 34,00 301,75 9 1 9,00 3 9 3,00 7 3 7,00 7 1 7,00 6 0 6,00 2 6 2,00 138 138 16

162 1592 BUĞRAHAN AVCIOĞL 8 ­ G 31 18 5 31,00 301,58 5 4 5,00 6 4 6,00 9 1 9,00 5 3 5,00 4 2 4,00 2 4 2,00 178 178 15

163 1016 TUANA ZEHİR 8 ­ E 33 19 2 33,00 299,75 8 2 8,00 7 3 7,00 4 6 4,00 5 3 5,00 5 1 5,00 4 4 4,00 152 152 13

164 538 ILGIN SARENAZ ER 8 ­ E 30 24 0 30,00 298,08 6 4 6,00 8 4 8,00 6 4 6,00 2 6 2,00 5 1 5,00 3 5 3,00 187 187 16

165 871 YAREN YALÇINKAYA 8 ­ G 32 22 0 32,00 295,83 8 2 8,00 4 8 4,00 7 3 7,00 4 4 4,00 3 3 3,00 6 2 6,00 167 167 14

166 500 ZEYNEP NİSA POTU 8 ­ E 32 22 0 32,00 295,75 7 3 7,00 5 7 5,00 7 3 7,00 5 3 5,00 4 2 4,00 4 4 4,00 167 167 15

167 485 ÖMER FAZIL YILDI 8 ­ J 37 17 0 37,00 295,25 9 1 9,00 4 8 4,00 4 6 4,00 7 1 7,00 5 1 5,00 8 0 8,00 115 115 9

168 1427 BEREN KALA 8 ­ J 34 18 2 34,00 293,25 8 2 8,00 4 8 4,00 6 4 6,00 7 1 7,00 5 1 5,00 4 2 4,00 138 138 15

169 857 KÜBRA ÖZDEMİR 8 ­ G 28 26 0 28,00 292,17 6 4 6,00 9 3 9,00 5 5 5,00 3 5 3,00 2 4 2,00 3 5 3,00 204 204 19

170 588 BELİNAY TEK 8 ­ C 31 22 1 31,00 291,83 6 4 6,00 7 4 7,00 6 4 6,00 5 3 5,00 6 0 6,00 1 7 1,00 178 178 19

171 30 ALİ EFE ÖZOKUTAN 8 ­ F 33 17 4 33,00 290,67 5 4 5,00 5 5 5,00 8 2 8,00 7 1 7,00 3 3 3,00 5 2 5,00 152 152 20

172 88 ERAY KAAN KIZILA 8 ­ D 33 21 0 33,00 289,92 7 3 7,00 4 8 4,00 7 3 7,00 7 1 7,00 4 2 4,00 4 4 4,00 152 152 11

173 1034 BEKİR BÜLBÜL 8 ­ D 30 22 2 30,00 288,75 9 1 9,00 4 8 4,00 6 3 6,00 4 3 4,00 2 4 2,00 5 3 5,00 187 187 14

174 479 ZEHRA GÜRSES 8 ­ I 33 20 1 33,00 288,75 10 0 10,00 3 8 3,00 5 5 5,00 7 1 7,00 6 0 6,00 2 6 2,00 152 152 23

175 253 ÖYKÜ KIRBIYIK 8 ­ J 30 20 4 30,00 288,58 7 3 7,00 6 6 6,00 6 4 6,00 4 4 4,00 4 2 4,00 3 1 3,00 187 187 18
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176 619 YUSUF BERAT DOĞA 8 ­ G 27 26 1 27,00 287,50 9 1 9,00 5 6 5,00 6 4 6,00 3 5 3,00 1 5 1,00 3 5 3,00 210 210 20

177 1461 KAHRAMAN EFE GÜR 8 ­ I 32 22 0 32,00 286,08 6 4 6,00 5 7 5,00 7 3 7,00 5 3 5,00 5 1 5,00 4 4 4,00 167 167 26

178 880 SILA NUR KILINÇ 8 ­ I 29 17 8 29,00 284,83 7 2 7,00 6 5 6,00 6 4 6,00 6 1 6,00 4 1 4,00 0 4 0,00 197 197 29

179 786 KEREM YÖRÜR 8 ­ D 34 19 1 34,00 283,58 6 4 6,00 4 7 4,00 7 3 7,00 5 3 5,00 6 0 6,00 6 2 6,00 138 138 9

180 59 ŞAHİN ESER 8 ­ E 26 28 0 26,00 283,33 8 2 8,00 5 7 5,00 7 3 7,00 3 5 3,00 2 4 2,00 1 7 1,00 220 220 18

181 544 ALMİRA KARDAN 8 ­ I 34 20 0 34,00 282,92 8 2 8,00 2 10 2,00 7 3 7,00 8 0 8,00 6 0 6,00 3 5 3,00 138 138 20

182 836 AYBÜKE AYDIN 8 ­ G 31 12 11 31,00 282,42 7 2 7,00 4 2 4,00 7 2 7,00 4 3 4,00 4 2 4,00 5 1 5,00 178 178 15

183 489 İBRAHİM GÜMÜŞ 8 ­ B 31 23 0 31,00 282,08 8 2 8,00 3 9 3,00 7 3 7,00 5 3 5,00 4 2 4,00 4 4 4,00 178 178 19

184 1295 ÇAĞLAR EFE ÇİFCİ 8 ­ H 31 21 2 31,00 281,67 7 3 7,00 3 9 3,00 8 2 8,00 7 1 7,00 5 1 5,00 1 5 1,00 178 178 12

185 1524 ELİF SAÇU 8 ­ F 33 19 2 33,00 280,00 7 3 7,00 2 8 2,00 8 2 8,00 6 2 6,00 4 2 4,00 6 2 6,00 152 152 20

186 1220 TUĞÇE KOCAKAYA 8 ­ J 30 14 10 30,00 279,75 7 2 7,00 6 2 6,00 5 3 5,00 5 3 5,00 3 2 3,00 4 2 4,00 187 187 18

187 943 BARAN DURU 8 ­ I 30 22 2 30,00 277,92 7 3 7,00 3 9 3,00 8 2 8,00 6 2 6,00 5 1 5,00 1 5 1,00 187 187 28

188 552 MUSTAFA EREN KIL 8 ­ F 30 24 0 30,00 277,92 7 3 7,00 3 9 3,00 8 2 8,00 5 3 5,00 5 1 5,00 2 6 2,00 187 187 27

189 931 SELMANUR TEMİZTÜ 8 ­ A 32 17 5 32,00 277,58 6 3 6,00 6 2 6,00 5 5 5,00 4 4 4,00 4 2 4,00 7 1 7,00 167 167 19

190 1342 HAZAL KARACA 8 ­ A 32 22 0 32,00 276,17 6 4 6,00 3 9 3,00 8 2 8,00 7 1 7,00 5 1 5,00 3 5 3,00 167 167 19

191 389 YİĞİT HALİL ÇELİ 8 ­ D 31 23 0 31,00 272,42 6 4 6,00 3 9 3,00 8 2 8,00 8 0 8,00 5 1 5,00 1 7 1,00 178 178 13

192 1471 AYGÜL ÜNAL 8 ­ D 28 15 11 28,00 271,50 6 2 6,00 5 5 5,00 7 2 7,00 3 2 3,00 4 0 4,00 3 4 3,00 204 204 17

193 381 BERAT GÜRBÜZ 8 ­ J 30 24 0 30,00 269,75 5 5 5,00 5 7 5,00 7 3 7,00 6 2 6,00 4 2 4,00 3 5 3,00 187 187 18

194 918 MEHMET AKİF AYVA 8 ­ B 32 20 2 32,00 267,17 6 4 6,00 5 7 5,00 5 5 5,00 6 2 6,00 6 0 6,00 4 2 4,00 167 167 17

195 899 SUNULLAH KÜÇÜKŞA 8 ­ E 24 28 2 24,00 266,50 6 4 6,00 6 6 6,00 7 3 7,00 0 8 0,00 3 3 3,00 2 4 2,00 244 244 22

196 370 AYŞE SENA HAN 8 ­ D 29 23 2 29,00 266,33 5 4 5,00 6 5 6,00 6 4 6,00 4 4 4,00 4 2 4,00 4 4 4,00 197 197 15

197 784 EREN TAHA BEYAZK 8 ­ I 31 18 5 31,00 264,58 3 6 3,00 6 4 6,00 7 2 7,00 5 2 5,00 4 2 4,00 6 2 6,00 178 178 27

198 128 ERSİN DORUK ÖDEK 8 ­ C 28 15 11 28,00 262,17 5 4 5,00 6 4 6,00 6 4 6,00 6 2 6,00 5 1 5,00 0 0 0,00 204 204 21

199 1219 NİSANUR KARAKOÇ 8 ­ F 30 16 8 30,00 260,25 9 1 9,00 3 3 3,00 4 6 4,00 6 1 6,00 3 2 3,00 5 3 5,00 187 187 27

200 1451 EMİNE SENA YAĞCI 8 ­ I 27 27 0 27,00 259,67 6 4 6,00 6 6 6,00 5 5 5,00 4 4 4,00 2 4 2,00 4 4 4,00 210 210 30
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201 70 ERDEM TOPAL 8 ­ D 27 23 4 27,00 257,42 6 4 6,00 3 5 3,00 8 2 8,00 3 5 3,00 5 1 5,00 2 6 2,00 210 210 19

202 218 BEYZANUR ADANUR 8 ­ B 32 22 0 32,00 257,25 5 5 5,00 3 9 3,00 7 3 7,00 6 2 6,00 6 0 6,00 5 3 5,00 167 167 17

203 492 GAZEL İNCEOĞLU 8 ­ C 34 17 3 34,00 256,17 5 5 5,00 5 4 5,00 4 6 4,00 7 1 7,00 6 0 6,00 7 1 7,00 138 138 16

204 984 FATMA MASTAR 8 ­ G 29 25 0 29,00 255,67 7 3 7,00 3 9 3,00 6 4 6,00 4 4 4,00 5 1 5,00 4 4 4,00 197 197 18

205 1033 FURKAN EFE PINAR 8 ­ E 29 10 15 29,00 255,25 7 2 7,00 3 1 3,00 6 3 6,00 6 1 6,00 6 0 6,00 1 3 1,00 197 197 17

206 364 HİRANUR KUŞBEY 8 ­ B 26 28 0 26,00 254,00 6 4 6,00 4 8 4,00 7 3 7,00 3 5 3,00 5 1 5,00 1 7 1,00 220 220 22

207 801 MUSTAFA EMRE AKS 8 ­ A 30 22 2 30,00 251,00 7 3 7,00 3 9 3,00 5 5 5,00 7 1 7,00 3 3 3,00 5 1 5,00 187 187 22

208 865 ECRİN TAMER 8 ­ B 30 24 0 30,00 250,50 6 4 6,00 4 8 4,00 5 5 5,00 4 4 4,00 5 1 5,00 6 2 6,00 187 187 20

209 1236 LÜTFİ CAN AYHAN 8 ­ J 27 27 0 27,00 248,50 6 4 6,00 4 8 4,00 6 4 6,00 4 4 4,00 5 1 5,00 2 6 2,00 210 210 21

210 1023 ABDULMELİK EYSER 8 ­ B 24 24 6 24,00 247,42 7 3 7,00 3 9 3,00 7 3 7,00 4 3 4,00 2 2 2,00 1 4 1,00 244 244 25

211 366 DİLA ŞİMŞEK 8 ­ D 29 21 4 29,00 246,08 8 2 8,00 2 7 2,00 5 5 5,00 5 3 5,00 5 1 5,00 4 3 4,00 197 197 15

212 43 HAYRUNNİSA SEZER 8 ­ H 29 19 6 29,00 246,00 6 2 6,00 3 7 3,00 6 4 6,00 4 3 4,00 6 0 6,00 4 3 4,00 197 197 13

213 962 MUHAMMED SALİM K 8 ­ C 26 28 0 26,00 245,92 5 5 5,00 5 7 5,00 6 4 6,00 4 4 4,00 3 3 3,00 3 5 3,00 220 220 22

214 1393 MEHMET YUSUF TAŞ 8 ­ H 26 28 0 26,00 245,50 5 5 5,00 5 7 5,00 6 4 6,00 4 4 4,00 4 2 4,00 2 6 2,00 220 220 16

215 528 MELİKE DELİKTAŞ 8 ­ D 25 29 0 25,00 243,17 4 6 4,00 8 4 8,00 4 6 4,00 3 5 3,00 3 3 3,00 3 5 3,00 230 230 21

216 278 TAHA KEREM KILIÇ 8 ­ H 28 23 3 28,00 242,67 6 4 6,00 3 9 3,00 6 4 6,00 5 2 5,00 5 1 5,00 3 3 3,00 204 204 14

217 996 BEYZA BÖRKLÜ 8 ­ I 25 23 6 25,00 242,25 7 3 7,00 4 5 4,00 5 5 5,00 5 3 5,00 2 4 2,00 2 3 2,00 230 230 33

218 1179 ADA ŞAHİN 8 ­ A 27 23 4 27,00 238,58 9 1 9,00 2 10 2,00 4 3 4,00 5 2 5,00 5 1 5,00 2 6 2,00 210 210 23

219 1001 MUSTAFA ULUHAN 8 ­ E 24 28 2 24,00 237,58 5 5 5,00 5 5 5,00 6 4 6,00 2 6 2,00 5 1 5,00 1 7 1,00 244 244 22

220 838 ŞURA BARAZ 8 ­ A 24 21 9 24,00 236,92 4 5 4,00 3 3 3,00 9 1 9,00 1 7 1,00 5 1 5,00 2 4 2,00 244 244 26

221 426 ÖMER BULUT 8 ­ C 29 25 0 29,00 236,50 5 5 5,00 1 11 1,00 8 2 8,00 5 3 5,00 5 1 5,00 5 3 5,00 197 197 20

222 32 MEHMET CANER 8 ­ G 26 28 0 26,00 236,00 6 4 6,00 3 9 3,00 6 4 6,00 7 1 7,00 3 3 3,00 1 7 1,00 220 220 22

223 695 ENES ÖZCAN 8 ­ I 26 28 0 26,00 235,92 6 4 6,00 4 8 4,00 5 5 5,00 5 3 5,00 4 2 4,00 2 6 2,00 220 220 32

224 711 BATUHAN YILDIZ 8 ­ J 23 31 0 23,00 235,50 5 5 5,00 5 7 5,00 6 4 6,00 3 5 3,00 1 5 1,00 3 5 3,00 257 257 24

225 1009 FATMA GÜL AKDOĞA 8 ­ A 26 22 6 26,00 235,17 7 2 7,00 3 7 3,00 5 5 5,00 5 2 5,00 5 1 5,00 1 5 1,00 220 220 24
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226 643 HASAN AKPINAR 8 ­ A 23 31 0 23,00 234,42 9 1 9,00 3 9 3,00 4 6 4,00 3 5 3,00 2 4 2,00 2 6 2,00 257 257 29

227 658 GÜLÇE AKÇAKAYA 8 ­ B 25 19 10 25,00 233,00 3 6 3,00 4 5 4,00 8 2 8,00 3 2 3,00 2 3 2,00 5 1 5,00 230 230 24

228 514 YASİN ARIK 8 ­ J 25 27 2 25,00 232,67 4 5 4,00 3 9 3,00 8 2 8,00 4 3 4,00 2 4 2,00 4 4 4,00 230 230 23

229 1072 ATAKAN ERBAŞ 8 ­ E 25 28 1 25,00 232,58 6 3 6,00 4 8 4,00 5 5 5,00 5 3 5,00 3 3 3,00 2 6 2,00 230 230 19

230 1554 HAMZA KOÇ 8 ­ J 22 14 18 22,00 230,67 6 2 6,00 3 5 3,00 7 2 7,00 4 2 4,00 2 3 2,00 0 0 0,00 268 268 26

231 437 ADEM BAYRAK 8 ­ J 27 27 0 27,00 230,17 7 3 7,00 2 10 2,00 5 5 5,00 5 3 5,00 3 3 3,00 5 3 5,00 210 210 21

232 870 KAYRA AÇIKGÖZ 8 ­ B 27 27 0 27,00 229,58 4 6 4,00 4 8 4,00 6 4 6,00 5 3 5,00 6 0 6,00 2 6 2,00 210 210 21

233 1495 SEVDE KARACABEY 8 ­ I 27 26 1 27,00 229,33 7 3 7,00 2 10 2,00 5 4 5,00 5 3 5,00 5 1 5,00 3 5 3,00 210 210 30

234 1395 MELEK KIRAÇ 8 ­ G 27 27 0 27,00 228,92 6 4 6,00 2 10 2,00 6 4 6,00 5 3 5,00 6 0 6,00 2 6 2,00 210 210 20

235 180 EREN SAÇMALI 8 ­ G 31 19 4 31,00 226,75 1 9 1,00 6 3 6,00 5 4 5,00 8 0 8,00 6 0 6,00 5 3 5,00 178 178 15

236 831 SEVGİNUR PEKER 8 ­ B 26 28 0 26,00 226,17 5 5 5,00 5 7 5,00 4 6 4,00 5 3 5,00 6 0 6,00 1 7 1,00 220 220 22

237 1054 TOPRAK ÇAĞLAR GA 8 ­ H 23 27 4 23,00 225,83 3 7 3,00 5 3 5,00 7 3 7,00 3 5 3,00 2 4 2,00 3 5 3,00 257 257 23

238 109 HİRA KOÇER 8 ­ H 26 27 1 26,00 225,67 7 3 7,00 1 11 1,00 6 4 6,00 6 2 6,00 4 2 4,00 2 5 2,00 220 220 16

239 135 TUĞBA YILDIRIM 8 ­ J 23 31 0 23,00 225,25 7 3 7,00 2 10 2,00 6 4 6,00 4 4 4,00 1 5 1,00 3 5 3,00 257 257 24

240 338 AHMET KILIÇ 8 ­ B 23 23 8 23,00 225,08 6 4 6,00 4 8 4,00 5 5 5,00 5 3 5,00 3 3 3,00 0 0 0,00 257 257 26

241 61 GÜLER GAYE KILIÇ 8 ­ C 23 20 11 23,00 224,42 6 2 6,00 2 6 2,00 7 3 7,00 1 6 1,00 3 3 3,00 4 0 4,00 257 257 26

242 522 AHMET ERDEM EMEK 8 ­ H 28 26 0 28,00 224,08 5 5 5,00 4 8 4,00 4 6 4,00 5 3 5,00 6 0 6,00 4 4 4,00 204 204 14

243 948 ECRİN DEMİRCİ 8 ­ C 25 29 0 25,00 222,67 5 5 5,00 2 10 2,00 7 3 7,00 5 3 5,00 3 3 3,00 3 5 3,00 230 230 23

244 1158 KEVSER DAVARCI 8 ­ C 25 29 0 25,00 222,58 4 6 4,00 3 9 3,00 7 3 7,00 5 3 5,00 4 2 4,00 2 6 2,00 230 230 23

245 879 MUSTAFA EREN MUH 8 ­ A 22 29 3 22,00 222,42 4 6 4,00 6 6 6,00 5 5 5,00 3 5 3,00 2 4 2,00 2 3 2,00 268 268 31

246 190 ERGÜN HAMİ KORKM 8 ­ G 22 30 2 22,00 220,58 5 5 5,00 3 9 3,00 7 3 7,00 1 7 1,00 4 2 4,00 2 4 2,00 268 268 25

247 829 ŞERİFE BEDİR 8 ­ E 24 30 0 24,00 218,92 6 4 6,00 2 10 2,00 6 4 6,00 5 3 5,00 3 3 3,00 2 6 2,00 244 244 22

248 526 ELİF ÇAL 8 ­ A 24 30 0 24,00 218,75 4 6 4,00 4 8 4,00 6 4 6,00 3 5 3,00 5 1 5,00 2 6 2,00 244 244 26

249 621 ALAADDİN MUSLU 8 ­ G 24 19 11 24,00 217,75 7 1 7,00 1 6 1,00 6 4 6,00 5 2 5,00 5 1 5,00 0 5 0,00 244 244 23

250 776 EYLÜL ECRİN KAHR 8 ­ D 23 25 6 23,00 216,58 4 6 4,00 5 4 5,00 5 4 5,00 3 4 3,00 2 4 2,00 4 3 4,00 257 257 22
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251 395 FURKAN ŞAHİN 8 ­ D 23 21 10 23,00 215,08 7 3 7,00 3 3 3,00 4 5 4,00 4 3 4,00 4 2 4,00 1 5 1,00 257 257 22

252 1039 ELİF TANEM KURT 8 ­ E 25 28 1 25,00 214,08 6 4 6,00 4 7 4,00 3 7 3,00 7 1 7,00 3 3 3,00 2 6 2,00 230 230 19

253 972 ŞEFİKA BEREN İSR 8 ­ D 28 15 11 28,00 213,92 5 5 5,00 0 4 0,00 7 2 7,00 6 2 6,00 5 1 5,00 5 1 5,00 204 204 17

254 556 YAĞMUR ÇALIK 8 ­ H 25 29 0 25,00 213,58 1 9 1,00 5 7 5,00 7 3 7,00 2 6 2,00 5 1 5,00 5 3 5,00 230 230 18

255 738 AHMET EROL 8 ­ E 25 29 0 25,00 213,00 4 6 4,00 2 10 2,00 7 3 7,00 5 3 5,00 4 2 4,00 3 5 3,00 230 230 19

256 551 LEMAN SUDE KILIÇ 8 ­ D 22 31 1 22,00 212,33 3 7 3,00 6 5 6,00 5 5 5,00 1 7 1,00 4 2 4,00 3 5 3,00 268 268 25

257 330 RUKİYE YORULMAZ 8 ­ H 25 23 6 25,00 212,17 5 5 5,00 2 5 2,00 6 3 6,00 2 6 2,00 6 0 6,00 4 4 4,00 230 230 18

258 1442 ALPEREN KURAL 8 ­ F 27 27 0 27,00 211,67 5 5 5,00 2 10 2,00 5 5 5,00 7 1 7,00 3 3 3,00 5 3 5,00 210 210 29

259 242 SABİT SEMİH ŞİMŞ 8 ­ D 19 21 14 19,00 211,67 5 4 5,00 5 6 5,00 5 5 5,00 2 5 2,00 0 0 0,00 2 1 2,00 297 297 30

260 413 NİSA SALMAN 8 ­ D 22 30 2 22,00 211,00 5 5 5,00 2 10 2,00 7 3 7,00 3 5 3,00 4 2 4,00 1 5 1,00 268 268 25

261 327 ELİF SUDE YÜRÜK 8 ­ H 24 30 0 24,00 209,58 7 3 7,00 3 9 3,00 3 7 3,00 4 4 4,00 4 2 4,00 3 5 3,00 244 244 21

262 802 ALPEREN KURT 8 ­ H 24 29 1 24,00 209,25 5 5 5,00 2 10 2,00 6 4 6,00 5 3 5,00 4 2 4,00 2 5 2,00 244 244 21

263 285 ABDULLAH EYMEN K 8 ­ C 24 26 4 24,00 209,25 7 3 7,00 2 8 2,00 4 6 4,00 6 2 6,00 4 2 4,00 1 5 1,00 244 244 25

264 953 ELİF SU BALKAYA 8 ­ C 21 33 0 21,00 209,17 6 4 6,00 4 8 4,00 4 6 4,00 3 5 3,00 1 5 1,00 3 5 3,00 281 281 27

265 965 OSMAN ABLAK 8 ­ E 21 31 2 21,00 207,92 4 6 4,00 4 8 4,00 6 4 6,00 1 7 1,00 4 2 4,00 2 4 2,00 281 281 28

266 915 MAHMUT BENLİ 8 ­ D 26 11 17 26,00 206,83 7 3 7,00 0 2 0,00 5 3 5,00 6 0 6,00 4 1 4,00 4 2 4,00 220 220 20

267 967 RUKİYE OZAR 8 ­ A 23 29 2 23,00 206,25 6 4 6,00 3 9 3,00 4 6 4,00 6 2 6,00 3 3 3,00 1 5 1,00 257 257 29

268 830 TOPRAK GÜMÜŞTEKİ 8 ­ G 20 32 2 20,00 205,67 3 7 3,00 6 5 6,00 5 5 5,00 2 6 2,00 2 4 2,00 2 5 2,00 291 291 31

269 613 EREN SARIKAYA 8 ­ I 25 29 0 25,00 204,00 4 6 4,00 4 8 4,00 4 6 4,00 5 3 5,00 5 1 5,00 3 5 3,00 230 230 33

270 1111 AYSEL DAVARCI 8 ­ A 25 29 0 25,00 203,67 3 7 3,00 3 9 3,00 6 4 6,00 4 4 4,00 5 1 5,00 4 4 4,00 230 230 25

271 238 HAKAN SÖZÜDOĞRU 8 ­ D 22 32 0 22,00 202,92 5 5 5,00 3 9 3,00 5 5 5,00 5 3 5,00 2 4 2,00 2 6 2,00 268 268 25

272 1010 URAS AKDAĞ 8 ­ G 22 24 8 22,00 202,17 6 2 6,00 2 10 2,00 5 5 5,00 4 2 4,00 3 2 3,00 2 3 2,00 268 268 25

273 945 CEYLİN DEMİRCİ 8 ­ G 22 30 2 22,00 202,00 4 5 4,00 4 7 4,00 5 5 5,00 2 6 2,00 5 1 5,00 2 6 2,00 268 268 25

274 311 YAĞIZ VOLKAN ÜNA 8 ­ E 22 26 6 22,00 201,83 7 3 7,00 1 8 1,00 5 5 5,00 6 2 6,00 3 3 3,00 0 5 0,00 268 268 26

275 1006 RECEP YILDIZ 8 ­ G 22 31 1 22,00 201,75 4 5 4,00 2 10 2,00 7 3 7,00 3 5 3,00 4 2 4,00 2 6 2,00 268 268 25
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276 387 REFİKANUR AKKUŞ 8 ­ A 24 30 0 24,00 200,33 3 7 3,00 3 9 3,00 6 4 6,00 7 1 7,00 4 2 4,00 1 7 1,00 244 244 26

277 591 BELİNAY GÖZÜBERK 8 ­ G 24 25 5 24,00 199,50 5 4 5,00 3 6 3,00 4 6 4,00 5 3 5,00 6 0 6,00 1 6 1,00 244 244 23

278 1215 HİLMİ TUNAHAN YA 8 ­ D 23 31 0 23,00 197,08 2 8 2,00 2 10 2,00 8 2 8,00 5 3 5,00 2 4 2,00 4 4 4,00 257 257 22

279 853 HASAN EFE SEÇER 8 ­ H 25 29 0 25,00 194,08 4 6 4,00 2 10 2,00 5 5 5,00 7 1 7,00 5 1 5,00 2 6 2,00 230 230 18

280 523 BELİNAY YURDUSEV 8 ­ D 22 31 1 22,00 193,67 4 5 4,00 3 9 3,00 5 5 5,00 6 2 6,00 2 4 2,00 2 6 2,00 268 268 25

281 1470 HASAN HÜSEYİN İN 8 ­ E 22 32 0 22,00 193,33 5 5 5,00 2 10 2,00 5 5 5,00 3 5 3,00 2 4 2,00 5 3 5,00 268 268 26

282 86 YUSUF DEMİR 8 ­ G 22 32 0 22,00 193,00 5 5 5,00 1 11 1,00 6 4 6,00 3 5 3,00 2 4 2,00 5 3 5,00 268 268 25

283 815 İLAYDA NUR DEĞİR 8 ­ H 19 34 1 19,00 192,42 2 8 2,00 4 7 4,00 7 3 7,00 3 5 3,00 1 5 1,00 2 6 2,00 297 297 26

284 817 BATUHAN AĞAOĞLU 8 ­ E 24 28 2 24,00 190,42 4 4 4,00 1 11 1,00 6 4 6,00 7 1 7,00 4 2 4,00 2 6 2,00 244 244 22

285 893 AHMET EREN YILMA 8 ­ I 21 32 1 21,00 190,25 5 5 5,00 4 8 4,00 3 6 3,00 4 4 4,00 2 4 2,00 3 5 3,00 281 281 35

286 842 KEVSER BAYRAKDAR 8 ­ E 21 18 15 21,00 189,92 6 2 6,00 3 4 3,00 3 5 3,00 5 0 5,00 2 3 2,00 2 4 2,00 281 281 28

287 1511 MUHAMMED ALİ AKÇ 8 ­ D 21 22 11 21,00 189,17 4 4 4,00 2 7 2,00 6 1 6,00 4 3 4,00 3 2 3,00 2 5 2,00 281 281 29

288 924 MELEK NUR GÖLBAŞ 8 ­ C 21 33 0 21,00 189,08 4 6 4,00 3 9 3,00 5 5 5,00 2 6 2,00 4 2 4,00 3 5 3,00 281 281 27

289 563 MUSTAFA BİLAL KA 8 ­ B 18 36 0 18,00 188,33 5 5 5,00 3 9 3,00 5 5 5,00 3 5 3,00 1 5 1,00 1 7 1,00 306 306 30

290 321 SEHER GÖK 8 ­ H 23 31 0 23,00 187,75 5 5 5,00 3 9 3,00 3 7 3,00 5 3 5,00 3 3 3,00 4 4 4,00 257 257 23

291 669 ELİF CANBAZ 8 ­ H 17 35 2 17,00 185,17 2 8 2,00 6 6 6,00 5 5 5,00 1 7 1,00 2 4 2,00 1 5 1,00 308 308 27

292 706 SAMET BUĞRA KAVA 8 ­ C 21 33 0 21,00 179,50 4 6 4,00 2 10 2,00 5 5 5,00 5 3 5,00 4 2 4,00 1 7 1,00 281 281 27

293 1296 MUSTAFA YAVUZ 8 ­ B 20 34 0 20,00 176,92 5 5 5,00 3 9 3,00 3 7 3,00 4 4 4,00 2 4 2,00 3 5 3,00 291 291 27

294 789 MEHMET ENES TAŞ 8 ­ G 17 37 0 17,00 176,25 1 9 1,00 7 5 7,00 4 6 4,00 1 7 1,00 2 4 2,00 2 6 2,00 308 308 33

295 1383 MEHMET EMİN KAPL 8 ­ E 17 37 0 17,00 175,67 2 8 2,00 4 8 4,00 6 4 6,00 2 6 2,00 1 5 1,00 2 6 2,00 308 308 33

296 1169 REFİKA ŞEVVAL ER 8 ­ J 20 30 4 20,00 175,42 6 4 6,00 1 10 1,00 4 6 4,00 3 3 3,00 4 2 4,00 2 5 2,00 291 291 27

297 367 RABİA KARA 8 ­ F 19 35 0 19,00 173,92 5 5 5,00 4 8 4,00 2 8 2,00 2 6 2,00 1 5 1,00 5 3 5,00 297 297 30

298 1015 NİSA EDA KARADUM 8 ­ B 19 35 0 19,00 173,25 5 5 5,00 2 10 2,00 4 6 4,00 4 4 4,00 1 5 1,00 3 5 3,00 297 297 28

299 80 BULEM SUDE KAYIR 8 ­ F 19 35 0 19,00 173,08 1 9 1,00 4 8 4,00 6 4 6,00 4 4 4,00 3 3 3,00 1 7 1,00 297 297 30

300 562 ECRİN AKTAŞ 8 ­ J 19 35 0 19,00 172,42 3 7 3,00 2 10 2,00 6 4 6,00 3 5 3,00 3 3 3,00 2 6 2,00 297 297 28
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301 56 YAREN SU DİNÇASL 8 ­ I 21 24 9 21,00 169,92 4 5 4,00 1 7 1,00 5 5 5,00 5 3 5,00 4 1 4,00 2 3 2,00 281 281 35

302 891 ELİF EYLÜL KURT 8 ­ E 20 34 0 20,00 167,92 3 7 3,00 5 7 5,00 2 8 2,00 3 5 3,00 3 3 3,00 4 4 4,00 291 291 31

303 912 İHSAN ERDEM ÜLKE 8 ­ C 17 37 0 17,00 166,42 4 6 4,00 4 8 4,00 3 7 3,00 2 6 2,00 1 5 1,00 3 5 3,00 308 308 30

304 1042 BELİNAY KARGI 8 ­ E 20 34 0 20,00 166,25 6 4 6,00 0 12 0,00 4 6 4,00 3 5 3,00 3 3 3,00 4 4 4,00 291 291 31

305 885 HAVVA İNAN 8 ­ B 19 35 0 19,00 164,25 1 9 1,00 4 8 4,00 5 5 5,00 5 3 5,00 2 4 2,00 2 6 2,00 297 297 28

306 1539 AHMET GÖKLÜ 8 ­ F 19 29 6 19,00 163,33 1 7 1,00 5 4 5,00 4 5 4,00 3 5 3,00 5 1 5,00 1 7 1,00 297 297 30

307 67 SILA KELEŞ 8 ­ G 19 31 4 19,00 162,42 4 6 4,00 1 7 1,00 5 5 5,00 2 6 2,00 4 2 4,00 3 5 3,00 297 297 32

308 570 AHMET ÖZARSLAN 8 ­ J 16 38 0 16,00 162,00 3 7 3,00 2 10 2,00 6 4 6,00 2 6 2,00 1 5 1,00 2 6 2,00 314 314 30

309 196 ENES ÇALILI 8 ­ J 16 36 2 16,00 161,58 4 6 4,00 2 10 2,00 5 5 5,00 2 6 2,00 2 4 2,00 1 5 1,00 314 314 30

310 83 SEYİT ARDA ÇİFTÇ 8 ­ E 21 33 0 21,00 161,08 3 7 3,00 1 11 1,00 5 5 5,00 4 4 4,00 3 3 3,00 5 3 5,00 281 281 28

311 53 BUĞRA ÖZÇELİK 8 ­ H 20 34 0 20,00 157,25 3 7 3,00 2 10 2,00 4 6 4,00 5 3 5,00 4 2 4,00 2 6 2,00 291 291 25

312 887 YAREN BUDAK 8 ­ J 17 37 0 17,00 156,42 4 6 4,00 3 9 3,00 3 7 3,00 2 6 2,00 2 4 2,00 3 5 3,00 308 308 29

313 403 UFUK CEYLAN 8 ­ C 17 33 4 17,00 155,92 4 6 4,00 4 6 4,00 2 8 2,00 3 5 3,00 4 2 4,00 0 6 0,00 308 308 30

314 832 ALPEREN ŞİMŞEK 8 ­ F 16 38 0 16,00 152,67 2 8 2,00 3 9 3,00 5 5 5,00 1 7 1,00 2 4 2,00 3 5 3,00 314 314 33

315 781 FATİH DEMİRCAN 8 ­ D 16 28 10 16,00 151,42 4 1 4,00 3 8 3,00 3 5 3,00 1 7 1,00 5 1 5,00 0 6 0,00 314 314 31

316 1052 MEDİNE MİRAY GÜÇ 8 ­ G 21 33 0 21,00 150,67 4 6 4,00 0 12 0,00 4 6 4,00 5 3 5,00 5 1 5,00 3 5 3,00 281 281 30

317 1450 EZGİ ZARARSIZ 8 ­ G 15 39 0 15,00 148,58 3 7 3,00 2 10 2,00 5 5 5,00 1 7 1,00 2 4 2,00 2 6 2,00 323 323 34

318 937 SEVDENUR MENGİ 8 ­ H 14 40 0 14,00 144,92 6 4 6,00 1 11 1,00 3 7 3,00 2 6 2,00 1 5 1,00 1 7 1,00 327 327 29

319 323 AHMET DOĞUKAN AT 8 ­ B 16 31 7 16,00 142,67 4 6 4,00 2 7 2,00 3 7 3,00 4 4 4,00 3 3 3,00 0 4 0,00 314 314 31

320 362 KAAN DİCLE BİNAY 8 ­ B 15 38 1 15,00 140,17 4 6 4,00 2 10 2,00 3 7 3,00 2 6 2,00 0 6 0,00 4 3 4,00 323 323 32

321 1387 ARDA IŞIK 8 ­ E 15 38 1 15,00 139,75 4 6 4,00 2 10 2,00 3 6 3,00 1 7 1,00 1 5 1,00 4 4 4,00 323 323 34

322 928 ALİ ÖNDER 8 ­ I 14 39 1 14,00 136,17 2 8 2,00 5 7 5,00 2 8 2,00 0 8 0,00 3 3 3,00 2 5 2,00 327 327 37

323 49 NAZ MUTLU 8 ­ J 16 32 6 16,00 133,75 4 4 4,00 3 8 3,00 1 8 1,00 2 6 2,00 3 3 3,00 3 3 3,00 314 314 30

324 549 ENES EFE DÜZGÜN 8 ­ A 18 24 12 18,00 131,00 3 4 3,00 0 9 0,00 4 4 4,00 7 1 7,00 3 2 3,00 1 4 1,00 306 306 32

325 752 BERİLNAZ AKTÜRK 8 ­ A 15 39 0 15,00 130,33 3 7 3,00 4 8 4,00 1 9 1,00 2 6 2,00 3 3 3,00 2 6 2,00 323 323 33
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D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N GNL KRM SNF

326 58 ALPEREN TARAF 8 ­ H 16 38 0 16,00 125,00 1 9 1,00 2 10 2,00 4 6 4,00 3 5 3,00 1 5 1,00 5 3 5,00 314 314 28

327 653 MUSTAFA BERAT KA 8 ­ B 11 43 0 11,00 124,75 5 5 5,00 2 10 2,00 2 8 2,00 0 8 0,00 1 5 1,00 1 7 1,00 332 332 33

328 998 YASEMİN DEMİR 8 ­ J 16 25 13 16,00 123,00 1 5 1,00 1 7 1,00 5 5 5,00 0 3 0,00 5 1 5,00 4 4 4,00 314 314 30

329 1613 BERAT CAN GİŞİ 8 ­ J 14 38 2 14,00 117,92 3 6 3,00 2 10 2,00 2 7 2,00 4 4 4,00 0 6 0,00 3 5 3,00 327 327 34

330 1567 MAHA KOUR 8 ­ H 13 41 0 13,00 113,33 3 7 3,00 2 10 2,00 2 8 2,00 2 6 2,00 2 4 2,00 2 6 2,00 330 330 30

331 1386 ANIL IŞIK 8 ­ E 10 41 3 10,00 112,42 2 7 2,00 4 8 4,00 2 6 2,00 0 8 0,00 1 5 1,00 1 7 1,00 334 334 35

332 36 BAYRAM METEHAN Y 8 ­ D 12 42 0 12,00 110,42 2 8 2,00 2 10 2,00 3 7 3,00 3 5 3,00 0 6 0,00 2 6 2,00 331 331 32

333 419 MERVE NUR ÖZCAN 8 ­ C 11 39 4 11,00 105,42 1 9 1,00 2 10 2,00 4 6 4,00 1 6 1,00 3 2 3,00 0 6 0,00 332 332 32

334 828 MEHMET KILIÇ 8 ­ A 10 43 1 10,00 93,25 2 8 2,00 2 10 2,00 2 8 2,00 0 8 0,00 1 4 1,00 3 5 3,00 334 334 34

335 1559 MİRAY YAVUZ 8 ­ F 16 38 0 16,00 86,83 0 10 0,00 1 11 1,00 2 8 2,00 4 4 4,00 3 3 3,00 6 2 6,00 314 314 33

ORTALAMA 32,25 19,85 1,90 32,25 297,23 6,54 3,26 6,54 5,92 5,34 5,92 6,57 3,30 6,57 5,23 2,63 5,23 4,25 1,65 4,25 3,74 3,67 3,74




